关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

证券代码：300687  证券简称：赛意信息  公告编号：2022-061

广州赛意信息科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

特别提示：

1、本次解除限售的股份为公司 2021 年 12 月向特定对象发行的股份，解除

限售的股份数量为 27,083,333 股，占目前公司总股本比例为 6.80%。

2、本次解除限售的股份上市流通日为 2022 年 6 月 13 日（星期一）。

3、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管业务，否则可能导

致相应股东解除限售失败。

一、本次申请解除限售股份的基本情况

（一）本次申请解除限售股份的取得情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同

意广州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可

[2021]2989 号），广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛意

信息”）向北京益安资本管理有限公司、博时基金管理有限公司等 13 名特定对象

发行股票 27,083,333 股，募集资金总额为 649,999,992.00 元，新增股份于 2021

年 12 月 10 日上市。本次发行完成后，公司总股本变更为 396,779,113 股。

（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况

公司于 2021 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第四十三次会议、第二届监

事会第三十四次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部

分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划首次授

予部分第一个归属期归属条件成就后，公司按照激励计划的相关规定为符合条件

的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 150 人，归属

的限制性股票数量为 1,623,456 股，上市流通日为 2022 年 1 月 21 日。本次限制

性股票归属完成后，公司总股本由 396,779,113 股增加至 398,402,569 股。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

除上述情况外，自股份发行完成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、

公积金转增等原因导致股本数量变化的情形。

二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

    1、符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：

承诺主体 承诺内容 承诺履行情况

UBS AG；北京益安资本管理有限公司；博

时基金管理有限公司；财通基金管理有限

公司；长三角（合肥）数字经济股权投资

基金合伙企业（有限合伙）；华富基金管理

有限公司；汇安基金管理有限责任公司；

济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）；建信

基金管理有限责任公司；上海汐泰投资管

理有限公司；乌鲁木齐东鹏创动股权投资

管理合伙企业（有限合伙）；云栖资本有限

公司；曾锐

自赛意信息本次向特定对象发行股

票新增股份上市首日起 6 个月内不

转让所认购的赛意信息向特定对象

发行股票。锁定期届满后减持将遵

守中国证监会及深圳证券交易所的

相关规定。若中国证监会及深圳证

券交易所在本人/本公司减持前有

其他规定的，则本人/本公司承诺将

严格遵守本人/本公司减持时有效

的规定实施减持。

截至本公告披露日，

承诺主体严格履行承

诺，未发生违反承诺

的情形。

2、截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺，未

发生违反上述承诺的情形。

3、本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司对其不存在

违规担保情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日为 2022 年 6 月 13 日（星期一）。

2、本次解除限售的股份数量为 27,083,333 股，占目前公司总股本比例为

6.80%。本次限售股上市流通后，公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 13 名，涉及的证券账户合计 37 个。

4、本次股份解除限售上市流通情况具体如下：

序

号
股东名称 证券账户名称

持有限售股份

数量（股）

本次解除限售

股份数量（股）

1 UBS AG UBS AG 4,041,666 4,041,666

2
北京益安资本

管理有限公司

北京益安资本管理有限公司－益安

富家 2号私募证券投资基金
1,666,666 1,666,666
3

博时基金管理

有限公司

中国建设银行股份有限公司－博时

主题行业混合型证券投资基金

（LOF）

1,250,000 1,250,000

4

博时基金－招商证券股份有限公司

－博时基金凯旋 1号单一资产管理

计划

250,000 250,000

5

博时基金－建信理财“诚益”定增

主题固收类封闭式产品2020年第2

期－博时基金建信理财诚益定增 2

号单一资产管理计划

20,833 20,833

6
博时基金－中信银行－博时信祥 1

号集合资产管理计划
145,833 145,833

7
中信银行股份有限公司－博时睿弘

一年定期开放混合型证券投资基金
208,334 208,334

8

财通基金管理

有限公司

财通基金－上海银行－新农村定增

组合 1号资产管理计划
125,000 125,000

9
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉

963 号单一资产管理计划
20,834 20,834

10

财通基金－江海证券有限公司－财

通基金玉泉 998 号单一资产管理计

划

208,333 208,333

11

财通基金－华鑫证券有限责任公司

－财通基金鑫量 4号单一资产管理

计划

41,667 41,667

12

财通基金－爱建智赢－ 证券投资

1号集合资金信托计划－财通基金

安吉 114 号单一资产管理计划

83,333 83,333

13

中国工商银行股份有限公司－财通

内需增长 12 个月定期开放混合型

证券投资基金

1,225,000 1,225,000

14

财通基金－上海爱建信托有限责任

公司－财通基金安吉 53号单一资

产管理计划

333,333 333,333

15
财通基金－潘旭虹－财通基金韶夏

1号单一资产管理计划
166,667 166,667

16

财通基金－西部证券股份有限公司

－财通基金西部定增 1号单一资产

管理计划

208,333 208,333

17

财通基金－长城证券股份有限公司

－财通基金天禧定增 56号单一资

产管理计划

41,667 41,667

18

财通基金－济宁市意德通国际供应

链管理有限公司－财通基金玉泉

1025 号单一资产管理计划

20,833 20,833

19

财通基金－汉汇韬略量化 1 号私募

证券投资基金－财通基金玉泉

1123 号单一资产管理计划

20,833 20,833

20

财通基金－东源投资定增盛世精选

3期私募证券投资基金－财通基金

天禧东源 7号单一资产管理计划

125,000 125,000

21
财通基金－工商银行－ 财通基金

天禧东源 8号集合资产管理计划
20,834 20,834

22

财通基金－横琴人寿保险有限公司

－分红险－ 财通基金玉泉 1158 号

单一资产管理计划

83,333 83,333

23

财通基金－本地资本－增量致胜 1

号私募证券投资基金－财通基金本

地资本增量致胜 1号单一资产管理

计划

250,000 250,000

24

财通基金－天津汇登房地产开发有

限公司－财通基金玉泉合富 66号

单一资产管理计划

83,333 83,333

25

长三角（合肥）

数字经济股权

投资基金合伙

企业（有限合

伙）

上海固信投资控股有限公司－长三

角（合肥）数字经济股权投资基金

合伙企业（有限合伙）

2,083,333 2,083,333

26

华富基金管理

有限公司

中国建设银行股份有限公司－华富

收益增强债券型证券投资基金
791,666 791,666

27
中国建设银行股份有限公司－华富

强化回报债券型证券投资基金
625,000 625,000

28

中国工商银行股份有限公司－华富

恒富 18 个月定期开放债券型证券

投资基金

250,000 250,000

29
汇安基金管理

有限责任公司

汇安基金－中信银行－汇安基金中

信理财睿赢 1号集合资产管理计划
1,316,672 1,316,672

30

济南瑞和投资

合伙企业（有限

合伙）

济南瑞和投资合伙企业（有限合伙） 2,208,333 2,208,333

31

建信基金管理

有限责任公司

建信基金－兴业银行－建信基金－

东源投资再融资主题精选策略集合

资产管理计划

516,667 516,667

32

建信基金－兴业银行－建信基金东

源投资再融资 FOF2 号集合资产管

理计划

491,666 491,666

33

建信基金－兴业银行－建信基金东

源投资再融资 FOF1 号集合资产管

理计划

658,333 658,333

34
上海汐泰投资

管理有限公司

上海汐泰投资管理有限公司－汐泰

锐利 4号私募证券投资基金
1,666,666 1,666,666

35

乌鲁木齐东鹏

创动股权投资

管理合伙企业

（有限合伙）

乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合

伙企业（有限合伙）－宁波梅山保

税港区星棋道和股权投资合伙企业

（有限合伙）

2,083,333 2,083,333

36
云栖资本有限

公司

云栖资本有限公司－云栖竹径主基

金 Q
2,083,333 2,083,333

37 曾锐 曾锐 1,666,666 1,666,666

合计 27,083,333 27,083,333

四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况

股份性质

股份变动前 本次变动数

量（股）

股份变动后

数量（股） 比例 数量（股） 比例

一、限售条件流通股/

非流通股
120,659,397 30.29% -27,083,333 93,576,064 23.49%

高管锁定股 93,576,064 23.49% 0 93,576,064 23.49%

首发后限售股 27,083,333 6.80% -27,083,333 0 0%

二、无限售条件流通股 277,743,172 69.71% +27,083,333 304,826,505 76.51%

三、总股本 398,402,569 100.00% 0 398,402,569 100.00%

注：本次解除限售股票上市流通后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

赛意信息本次解除股份限售的股东严格履行了认购股份所做出的股份锁定

承诺；赛意信息本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证

券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；赛意信息对上述信息的

披露真实、准确、完整。

保荐机构对赛意信息本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、上市公司限售股份解除限售申请表；

2、关于向特定对象发行股票解除限售上市流通申请书；

3、公司股本结构表、限售股份明细表；

4、光大证券股份有限公司出具的《光大证券股份有限公司关于广州赛意信

息科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董    事    会

二〇二二年六月八日