公告编号：2022-017

证券代码：837986           证券简称：金锁安防         主办券商：华英证券

河北金锁安防工程股份有限公司

关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告

一、基本情况

河北金锁安防工程股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到

股东深圳市中海全技术服务有限公司、威远腾飞安防服务有限公司、

王玉女士、孔紫霖女士提出的关于提前解除自愿限售股份的申请。

深圳市中海全技术服务有限公司参与公司 2017 年股票发行并认

购公司定向发行的股份。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，

本次发行对象存在自愿限售的情况：发行对象深圳市中海全技术服务

有限公司完成本次认购后，每年对外转让的本公司股票数额累计不超

过持有总数的百分之二十五。公司于 2018 年 2月 28 日在中国登记结

算有限公司北京分公司完成此次定向发行的股票登记事宜。

威远腾飞安防服务有限公司及王玉女士参与公司 2019 年第一次

股票发行并认购公司定向发行的股份。根据公司与认购者签订的《股

份认购协议》，本次发行对象存在自愿限售的情况：发行对象完成本

次认购后，每年对外转让的本公司股票数额累计不超过持有总数的百

分之二十五。公司于 2019 年 6月 13 日在中国登记结算有限公司北京

分公司完成此次定向发行的股票登记事宜。

孔紫霖女士参与公司 2020 年第一次股票发行并认购公司定向发

行的股份。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，本次发行对

象存在自愿限售的情况：发行对象每年对外转让的公司的股份数额不

得超过其持有公司股份总数的百分之二十五。公司于 2020 年 6 月 1

日在中国登记结算有限公司北京分公司完成此次定向发行的股票登

记事宜。

考虑到上述 4 名股东的意愿和需求,并结合公司的实际经营情况,

经友好协商,公司与 4 名股东就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一

致，拟对其合计持有的 6,114,327 股股份提前解除限售。

截至 2022 年 6月 30 日，深圳市中海全技术服务有限公司、威远

腾飞安防服务有限公司、王玉女士、孔紫霖女士持有股份数量及拟解

除限售清单如下：

序

号
姓名

是否为控

股股东、

实际控制

人及一致

行动人

是否为董

事、监事、

高级管理

人员

持有

股份数量

（股）

占总股本

比例

拟提前解

除限售股

份数量

（股）

1 深圳市中海全技术

服务有限公司
否 否

1,836,459 2.6801% 1,835,594

2 威远腾飞安防服务

有限公司
否 否

825,417 1.2046% 619,063

3 王玉 否 否 2,744,992 4.0061% 2,058,744

4 孔紫霖 否 否 2,134,568 3.1152% 1,600,926

合计 8,152,436 11.8977% 6,114,327

二、表决情况

公司于 2022 年 7 月 4 日召开第三届董事会第十五次会议，审议

通过《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的议案》,同意上述 4

名股东合计持有的 6,114,327 股股份提前解除限售。

该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司将按照全国中小企业股份转让系统规定披露后续解除限售

的相关公告。

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2022 年 7月 4日