中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738        证券简称：中矿资源     公告编号：2022-076号

债券代码：128111        债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

关于临时公告更正的公告

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 27 日在巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》（孙梅春），部分

内容有误，现更正如下：

1、第三节之（一）信息披露义务人减持股份情况，原文：“合计 6,050,000”,

更正为：“合计 8,950,000”。

2、第四节第一段原文“截至本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务

人没有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为”，更正为“截至本

报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人没有通过证券交易所的集中交易买

入上市公司股票的行为”。

3、第四节之一、卖出股票情况，原文：“卖出数量（万股）”，更正为“卖出

数量（股）”。

其他内容不变。详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《简式权益变动报告书》（孙梅春）（更新后）。

由于我们的工作疏忽给投资者带来的不便，特此深表歉意。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 4 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 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