股票代码：002202    股票简称：金风科技    公告编号：2022-042

新疆金风科技股份有限公司

关于第一大股东变更的提示性公告

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4

月 14日收到公司原第一大股东和谐健康保险股份有限公司-万能产品

（以下简称“和谐健康”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，

和谐健康计划自减持计划公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内以

集中竞价和大宗交易方式合计减持其持有的公司股份不超过

253,504,058 股（占金风科技总股本的 6%）。具体内容详见公司于 2022

年 4月 15日在指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）披露的

《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（编号：2022-019）。

2022 年 7 月 19 日，公司收到和谐健康的通知，和谐健康在上述

减持计划期间内通过集中竞价方式减持公司股份 32,498,600 股，截至

2022 年 7 月 19 日，和谐健康所持公司的股份数量减少至 495,836,942

股，占公司总股本比例减少至 11.7356%。

一、第一大股东变更情况

截至本公告日，公司原第二大股东新疆风能有限责任公司（以下

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

简称“风能公司”）持有公司股份数量为 497,510,186 股，占总股本比

例为 11.7752%。本次权益变动后，和谐健康持有公司的股份数量已

低于风能公司持有公司的股份数量，风能公司被动成为公司的第一大

股东。

二、其他说明

1、本次权益变动后，公司仍无控股股东及实际控制人。

2、公司第一大股东的变更对公司生产经营不会产生重大影响，

公司生产经营正常。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日