公告编号：2022-051

证券代码：400041        证券简称：数码 1        主办券商：兴业证券

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

西 安

怡 康

医 药

连 锁

有 限

责 任

公司

合计持有

股份

0 0% 181,021,470 62.23% 2022

年 9月

22 日

执行

法院

裁定 其中：无

限售股份

0 0% 0 0%

     有

限售股份

0 0% 181,021,470 62.23%

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要

内容

执行西安中院作出（2016）陕 01 民破 18-34 号《民事裁定书》。根据西

安中院裁定的重整计划（草案），对出资人权益进行调整。收购人有条件的受

让流通股和非流通股股份共计 181,021,470 股，条件包括在重整中放弃有财产

担保债权（152,713,527.33 元）和普通债权（234,695,606.23 元）受偿，并

支付现金 68,576,712.56 元。

（三） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 西安怡康医药连锁有限责任公司

法定代表人 何煜

实际控制人 何煜

成立日期 2002年 7月 22日

注册资本（单位：元） 82,690,100

住所/通讯地址
陕西省西咸新区沣西新城西部云谷二期 4B号楼

4层 401、402室

经营范围

一般项目：农副产品销售；厨具卫具及日用杂品

批发；日用百货销售；家用电器销售；第一类医

疗器械销售；第二类医疗器械销售；塑料制品销

售；寄卖服务；宠物食品及用品批发；医护人员

防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口

罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销

售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品

和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销

售；家居用品销售；食用农产品零售；针纺织品

销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；

个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；

日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；眼

镜销售（不含隐形眼镜）；文具用品零售；体育

用品及器材零售；户外用品销售；照相器材及望

远镜零售；日用家电零售；五金产品零售；宠物

食品及用品零售；单用途商业预付卡代理销售；

皮革销售；日用玻璃制品销售；电池销售；电子

产品销售；照明器具销售；玩具销售；纸制品销

售；日用杂品销售；办公用品销售；食品互联网

销售（仅销售预包装食品）；日用化学产品销售；

货物进出口；技术进出口；运输货物打包服务；

信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；企业总

部管理；企业管理；商业综合体管理服务；市场

调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许

可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象

策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设

计、代理；广告发布；会议及展览服务；项目策

划与公关服务；广告制作；企业管理咨询；企业

信用管理咨询服务；养生保健服务（非医疗）；

中医养生保健服务（非医疗）；宠物服务（不含

动物诊疗）；咨询策划服务；诊所服务(除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动)。

公司类型 有限责任公司（港澳台投资、非独资）

股权结构 详见下图

统一社会信用代码 9161010473507449XG

是否属于失信联合惩戒对象 否

二、 所涉及后续事项

权益变动前后公司第一大股东发生变动，控股股东发生变动，实际控制人发

生变动。本次收购目的为通过实施破产重整计划，解决公司历史债务负担，逐步

恢复盈利能力，实现良性发展。根据《收购管理办法》第十八条规定，收购人持

有的公众公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让，在同一实际控制人控制

的不同主体之间进行转让的除外。收购人已作出关于股份锁定的承诺。

本次权益权益变动涉及《权益变动报告书》、《收购报告书》等相关文件

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日  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