公告编号：2022-032

证券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码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证券简称：隆基电磁     主办券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申万宏源承销保荐

沈阳隆基电磁科技股份有限公司

股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 3,259,135 股，占公司总股本 3.49%，可交易时

间为 2022年 11月 15日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号
股东姓名

或名称

是否为控

股股东、

实际控制

人或其一

致行动人

董事、监

事、高级

管理人员

任职情况

本次解限

售原因

本次解除

限售登记

股票数量

本次解

除限售

股数占

公司总

股本比

例

尚未解除

限售的股

票数量

1 刘发展 否 - D 50,000 0.05% 0

2 吕峰 否 - D 10,000 0.01% 0

3 王超 否 - D 30,000 0.03% 0

4 王文函 否 - D 10,000 0.01% 0

5 罗晶 否 - D 20,000 0.02% 0

6 王珏 否 - D 10,000 0.01% 0

7 史玉林 否 - D 50,000 0.05% 0

8 樊明元 否 - D 50,000 0.05% 0

9 何晓然 否 - D 30,000 0.03% 0

10 唐奇 否 - D 20,000 0.02% 0

11 郑德亮 否 - D 50,000 0.05% 0

12 胡海宽 否 - D 50,000 0.05% 0

13 李占峰 否 - D 50,000 0.05% 0

14 牟小岩 否 - D 50,000 0.05% 0

15 祝贺 否 - D 40,000 0.04% 0

16 马越 否 - D 20,000 0.02% 0

17 刘波 否 - D 30,000 0.03% 0

18 夏天 否 - D 30,000 0.03% 0

19 孙大勇 否 - D 20,000 0.02% 0

20 杨玉军 否 - D 30,000 0.03% 0

21 单俊发 否 - D 30,000 0.03% 0

22 黄波 否 - D 10,000 0.01% 0

23 李玉龙 否 - D 10,000 0.01% 0

24 陈小莉 否 - D 10,000 0.01% 0

25 王云涛 否 - D 20,000 0.02% 0

26 符大勇 否 - D 30,000 0.03% 0

27 郭晓春 否 - D 30,000 0.03% 0

28 赵迎 否 - D 40,000 0.04% 0

29 刘迪 否 - D 10,000 0.01% 0

30 张妍 否 - D 10,000 0.01% 0

31 关洪洋 否 - D 10,000 0.01% 0

32 杨志岩 否 - D 10,000 0.01% 0

33 刘阳 否 - D 50,000 0.05% 0

34 吴琼 否 - D 20,000 0.02% 0

35 龙春尤 否 - D 20,000 0.02% 0

36 刘善波 否 - D 50,000 0.05% 0

37 李红旭 否 - D 10,000 0.01% 0

38 孙大海 否 - D 30,000 0.03% 0

39 黄树森 否 - D 50,000 0.05% 0

40 赵旭伦 否 - D 10,000 0.01% 0

41 赵刚 否 - D 80,000 0.08% 0

42 赵亮宏 否 - D 60,000 0.06% 0

43 孙国辉 否 - D 60,000 0.06% 0

44 周灿 否 - D 30,000 0.03% 0

45 姚慧 否 - D 300,000 0.32% 0

46 田占国 否 - D 10,000 0.01% 0

47 张长林 否 - D 30,000 0.03% 0

48 周力新 否 - D 30,000 0.03% 0

49 樊科海 否 - D 30,000 0.03% 0

50 郭美生 否 - D 30,000 0.03% 0

51 尹汝华 否 - D 30,000 0.03% 0

52 盛小龙 否 - D 10,000 0.01% 0

53 王玉芬 否 - D 50,000 0.05% 0

54 张云霞 否 - D 20,000 0.02% 0

55 金涛 否 - D 20,000 0.02% 0

56 王伟涛 否 - D 50,000 0.05% 0

57 周洪强 否 - D 50,000 0.05% 0

58 李亮亮 否 - D 10,000 0.01% 0

59 孙作华 否 - D 10,000 0.01% 0

60 姚晓维 否 - D 10,000 0.01% 0

61 张庆勇 否 - D 40,000 0.04% 0

62 孙凯 否 - D 30,000 0.03% 0

63 于海涛 否 - D 20,000 0.02% 0

64 杨殿宁 否 - D 10,000 0.01% 0

65 曲延明 否 - D 10,000 0.01% 0

66 张海峰 否 - D 10,000 0.01% 0

67 刘彦国 否 - D 50,000 0.05% 0

68 王琦 否 - D 10,000 0.01% 0

69 唐旭 否 - D 10,000 0.01% 0

70 孙兆斌 否 - D 10,000 0.01% 0

71 孙勇泽 否 - D 10,000 0.01% 0

72 孙文龙 否 - D 10,000 0.01% 0

73 魏超 否 - D 20,000 0.02% 0

74 尹艳强 否 - D 30,000 0.03% 0

75 范剑华 否 - D 50,000 0.05% 0

76 李志宏 否 - D 10,000 0.01% 0

77 马连萍 否 - D 20,000 0.02% 0

78 周竹 否 - D 10,000 0.01% 0

79 赵晓峰 否 - D 50,000 0.05% 0

80 曹巍 否
高级管理

人员

B
7,500 0.01% 22,500

81 周晓雪 否 - D 20,000 0.02% 0

82 刘旭 否 - D 50,000 0.05% 0

83 李玉竹 否 - D 30,000 0.03% 0

84 于长虹 否 - D 30,000 0.03% 0

85 赵永红 否
高级管理

人员

B
206,635 0.22% 619,908

86 宁惠民 否 - D 30,000 0.03% 0

87 武华男 否 - D 10,000 0.01% 0

88 舒春玲 否 - D 40,000 0.04% 0

89 芦岩 否 - D 10,000 0.01% 0

90 刘艳燕 否 - D 10,000 0.01% 0

91 刘鑫 否 - D 10,000 0.01% 0

92 赵威 否 - D 20,000 0.02% 0

93 刘博 否 - D 10,000 0.01% 0

94 曹野 否 - D 10,000 0.01% 0

95 时姣 否 - D 20,000 0.02% 0

96 王荷祥 否 - D 50,000 0.05% 0

97 杨金成 否 - D 70,000 0.07% 0

98 于文波 否 - D 10,000 0.01% 0

99 李文忠 否 - D 50,000 0.05% 0

100 聂冰 否 - D 20,000 0.02% 0

101 周静 否 - D 10,000 0.01% 0

102 邓文涛 否 - D 20,000 0.02% 0

103 李恒盛 否 监事 B 75,000 0.08% 526,995

合计 — 3,259,135 3.49% 1,169,403

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限

售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除

限售；F其他

自愿限售解除情况说明

根据 2020 年 4 月隆基电磁股票定向发行限售安排如下：

本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统交易锁定期为 24 个

月，锁定期自本次股票定向发行新增股份在中国证券登记结算有限公司北京分公

司完成登记之日（2020 年 4 月 28 日）起。若本次参与认购定向发行股份的自然

人为公司董事、监事或高级管理人员，同时需按照《公司法》、《全国中小企业股

份转让系统业务规则（试行）》等有关规定进行法定限售。

刘发展、吕峰、王超、王文函、罗晶等 105 名自然人认购 2020 年 4 月发行

股份后，该股份都未进行解除限售，截至 2022 年 11 月 2 日，本次定向发行限售

股份锁定期已满 24 个月，其中，参与认购定向发行股份的 2 名自然人股东丁路

和李良武为公司董事/监事，由于其所持无限售流通股份都已达到法定流通比例，

故不参与本次解除限售，其余 103 名股东按照本次定向发行股份限售安排进行解

除限售。

因此，本次申请解除限售股份数量共计 3,259,135 股。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 18,900,566 20.22%

有限售条件的

股份

1、高管股份 74,476,934 79.67%

2、个人或基金 102,500 0.11%

3、其他法人 0 0.00%

4、限制性股票 0 0.00%

5、其他 0 0.00%

有限售条件股份合计 74,579,434 79.78%

总股本 93,480,000 100%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的

限售股份

五、备查文件

（一）股东名册；

（二）股票解除限售申请书；

（三）股票解除限售申请表。

特此公告。

沈阳隆基电磁科技股份有限公司

董事会

2022年 11 月 10日  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