公告编号：2022-119

证券代码：430034        证券简称：大地股份        主办券商：民生证券

北京九州大地生物技术集团股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 78,906,962 股，占公司总股本 19.73%，可交易时间

为 2022 年 11 月 16 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序

号

股东姓名

或名称

是否为控

股股东、

实际控制

人或其一

致行动人

董事、监事、

高级管理人员

任职情况

本次解

限售原

因

本次解除限

售登记股票

数量

本次解

除限售

股数占

公司总

股本比

例

尚未解除限

售的股票数

量

1 马红刚 是
董事长、总经

理
D 28,857,635 7.21% 86,572,905

2 余晓镭 是 董事 D 10,779,737 2.69% 32,339,211

3 傅仲 是 董事 D 4,313,354 1.08% 12,940,062

4 杨禾 是
董事、副总经

理
D 3,577,667 0.89% 10,733,001

5 刘宏斌 是 董事 D 1,750,806 0.44% 5,252,418

6 蔺勇 是 董事 D 1,494,026 0.37% 4,482,078

7 郭文和 是 监事会主席 D 4,019,177 1.00% 12,057,534

8 弓瑞珠 是 监事 D 3,801,776 0.95% 11,405,328

9 齐娜 否
副总经理、董

事会秘书
D 200,000 0.05% 600,000

10 王岗 否 副总经理 D 82,250 0.02% 246,750

11 任勇 是 - D 10,222,576 2.56% 0

12 陈云昭 是 - D 3,005,924 0.75% 0

13 乌彦龙 是 - D 2,927,692 0.73% 0

14 余子英 是 - D 265,752 0.07% 0

15 胡晓东 否 原董事 C 3,608,590 0.90% 0

合计 — 78,906,962 19.73% 176,629,287

注：解除限售原因：A挂牌前股份批次解除限售；B董事、监事、高级管理人员每年解除限售；C离

职董事、监事、高级管理人员解除限售；D自愿限售解除限售；E限制性股票解除限售；F其他

自愿限售解除情况说明

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第

1 号——申报与审核》第十三条规定“本指南第十一条规定的股东大会股权登记日的

在册股东属于《上市规则》2.4.2 和 2.4.3 规定的限售主体的，应当按照挂牌公司股票

限售及解除限售业务办理的相关规定，自股权登记日次日起两个交易日内，通过发行

人披露自愿限售公告，承诺自股权登记日次日起至完成股票发行并上市之日不减持发

行人股票，并于公告披露当日向全国股转公司申请办理股票限售。公开发行股票并上

市事项终止的，相关股东可以申请解除前述自愿限售。”

公司于 2022 年 10 月 17 日收到北京证券交易所出具的《关于终止对北京九州大

地生物技术集团股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》

（北证发[2022]65 号）。根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上

市审核规则（试行）》第五十三条规定，北京证券交易所决定终止公司公开发行股票并

在北京证券交易所上市的审核。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 199,566,793 49.89%

有限售条件的

股份

1、高管股份 140,750,043 35.19%

2、个人或基金 59,683,164 14.92%

3、其他法人 0 0.00%

4、限制性股票 0 0.00%

5、其他 0 0.00%

有限售条件股份合计 200,433,207 50.11%

总股本 400,000,000 100.00%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的

情况

（四）在本次解除限售的股票中，存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三十三次会议，于 2022 年 5 月 20

日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了公司股票公开发行并在北京证券交易

所上市的具体方案等事项。

公司股东在申请上市前依据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票

并上市业务办理指南 1 号—申报与审核》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等

规则的规定及时办理了自愿限售并于 2022 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统

网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于股东所持公司股票自愿限售的公告》（公告编

号：2022-076）。

五、备查文件

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司关于公司股票解除限售的申请》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日  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