公告编号：2022-030

证券代码：838665        证券简称：中联橡胶        主办券商：招商证券

中联橡胶股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 3,985,776 股，占公司总股本 5.27%，可交易

时间为 2022 年 11 月 22 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号
股东姓名

或名称

是否为

控股股

东、实际

控制人

或其一

致行动

人

董事、监事、

高级管理人

员任职情况

本次解

限售原

因

本次解除

限售登记

股票数量

本次解除

限售股数

占公司总

股本比例

尚未解除限

售的股票数

量

1 魏云 是 董事 D 750,000 0.9909% 18,140,250

2 马军华 否 董事 D 250,000 0.3303% 10,971,750

3 马艳红 否 财务负责人 D 250,000 0.3303% 750,000

4 吴庆罗 否 董事 D 271,026 0.3581% 6,999,224

5 韩立东 否 无 D 229,200 0.3028% 152,800

6 孙金然 否 监事 D 85,500 0.1130% 285,000

7 陈伟 否 无 D 140,700 0.1859% 93,800

8 于海元 否 副总经理 D 57,000 0.0753% 1,274,250

9 戴金贵 否 无 D 129,000 0.1704% 86,000

10 刘挺 否 无 D 129,000 0.1704% 749,750

11 李成 否 无 D 123,000 0.1625% 82,000

12 殷田 否 无 D 123,000 0.1625% 82,000

13 许田惠子 否 董事会秘书 D 52,750 0.0697% 373,500

14 刘宽 否 无 D 123,000 0.1625% 82,000

15 赵磊 否 无 D 120,000 0.1585% 80,000

16 李晓松 否 无 D 120,000 0.1585% 80,000

17 何汉宇 否 无 D 120,000 0.1585% 80,000

18 张权 否 无 D 120,000 0.1585% 80,000

19 王建明 否 无 D 120,000 0.1585% 80,000

20 罗毅 否 无 D 120,000 0.1585% 80,000

21 潘胤积 否 无 D 102,300 0.1352% 68,200

22 陈可昕 否 无 D 90,000 0.1189% 60,000

23 曲超 否 无 D 84,600 0.1118% 56,400

24 唐甜甜 否 无 D 84,600 0.1118% 56,400

25 王鹏 否 无 D 84,600 0.1118% 56,400

26 苏佳 否 无 D 60,000 0.0793% 40,000

27 魏倩 否 无 D 34,500 0.0456% 23,000

28 贾亮 否 无 D 12,000 0.0159% 8,000

合计 — 3,985,776 5.27% 40,970,724

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限

售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除

限售；F其他

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 31,845,026 42.07%

有限售条件的

股份

1、高管股份 41,670,224 55.05%

2、个人或基金 2,176,750 2.88%

3、其他法人 0 0%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 43,846,974 57.93%

总股本 75,692,000 100%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的

限售股份

五、备查文件

《中联橡胶股份有限公司解除限售申请表》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日  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