证券代码：002318            证券简称：久立特材         公告编号：2022-057

浙江久立特材科技股份有限公司

关于拟出售参股公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有永兴特种材

料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）股份 36,000,000 股，占永兴材料

当前总股本的 8.68%，上述股票将于 2022 年 12 月 6 日起解除限售。

为了实现股东价值的最大化，进一步整合和优化公司资产结构，提高资产流

动性及使用效率，公司拟自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内通过大宗

交易方式逐步出售永兴材料股份不超过 15,000,000 股，即不超过永兴材料当前总

股本的 3.62%，出售价格及数量将根据届时市场价格确定。

公司于 2022 年 11 月 17 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关

于拟出售参股公司部分股权的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权管理层

办理本次交易事项。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时

机、交易数量、交易价格等，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在

授权期限内，若永兴材料发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应

变动。

由于证券市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚

不能确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，

公司本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

（一） 标的资产概况

1、标的资产名称：不超过 15,000,000 股的永兴材料股票

标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重

大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转

移的其他情况。

2、历史沿革：

（1）2019 年 6 月 11 日，公司通过大宗交易的方式买入永兴材料无限售流

通股 10,360,000 股，占永兴材料当时总股本的 2.8778%，交易单价为 14.00 元/

股，交易总价为 145,040,000 元；

（2）2019 年 11 月 26 日，公司以协议转让方式受让高兴江先生持有的永兴

材料 25,640,000 股，占永兴材料当时总股本的 7.1222%，交易单价为 15.40 元/

股，交易总价为人民币 394,856,000 元；

（3）上述交易完成后，公司合计持有永兴材料股份 36,000,000 股，占永兴

材料当时总股本的 10%。永兴材料经股权激励限售股登记上市、可转换公司债券

转股以及非公开发行事宜后，其股本总数由 360,000,000 股增加至 414,693,493

股，故公司持有永兴材料股份的比例从 10%被动稀释至 8.68%。

（4）公司承诺在上述标的股票购买期间及完成购买之日起 3 年内（即：2019

年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 5 日）不减持所持有的标的股票；截至目前，公司

已严格遵守有关规定，不存在内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等情形。

（二）永兴材料基本情况

1、公司名称：永兴特种材料科技股份有限公司

2、公司类型：其他股份有限公司(上市)

3、注册地址：浙江省湖州市杨家埠

4、法定代表人：高兴江

5、成立时间：2000 年 7 月 19 日

6、注册资本：41469.3493 万人民币

7、经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢

丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销

售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）

8、股权结构：

截至 2022 年 9 月 30 日，永兴材料前十大股东情况如下表所示：

股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）

高兴江 148,115,543 35.72%

浙江久立特材科技股份有限公司 36,000,000 8.68%

香港中央结算有限公司 12,029,560 2.90%

中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证 7,170,329 1.73%

券投资基金

周桂荣 5,999,900 1.45%

中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券

投资基金
5,717,074 1.38%

杨辉 5,413,000 1.31%

邱建荣 4,541,000 1.10%

顾建强 4,350,000 1.05%

中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配

置混合型证券投资基金
3,674,545 0.89%

9、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

项 目 2021年 12月 31日（经审计）
2022 年 9 月 30 日（未经审

计）

资产总额 6,369,307,875.78 12,899,829,254.24

负债总额 1,252,157,377.50 2,518,964,676.81

净资产 5,117,150,498.28 10,380,864,577.43

项 目 2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-9 月（未经审计）

营业收入 7,199,256,427.57 10,866,112,480.13

营业利润 1,012,440,748.02 5,130,328,100.37

净利润 900,029,364.14 4,348,530,464.57

经营活动产生的现金流量净额 785,652,624.54 4,289,669,622.65

注：上述数据来源于永兴材料 2021 年年度报告及 2022 年第三季度报告。

10、经核查，永兴材料不属于失信被执行人。

三、交易协议的主要内容

本次交易系公司拟通过大宗交易方式出售部分永兴材料股权，不涉及相关交

易协议的签订。

四、涉及出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安排、土地租赁等情况，交易完成后不涉及产生关联交

易或产生关联人同业竞争的情形。本次交易所得款项拟用于公司日常经营发展。

五、交易目的及对公司的影响

随着公司经营规模的不断扩大及在建、在研项目的持续推进，公司基于管理、

业务、资金等方面的综合考虑，集中优势资源支持主业发展，增强公司的持续经

营能力。本次交易有利于优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，满足

公司未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展及股东价值最大化，不存在损

害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次拟出售股票资产的具体收益

情况受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定

对投资收益进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。

本次公司拟出售永兴材料部分股权计划的实施存在不确定性，后续公司将根

据出售股票的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投

资，注意投资风险。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：本次公司拟出售永兴材料部分股权的事项符合公司发展

战略和投资计划，有利于优化公司资产结构，满足公司未来发展的资金需求，符

合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并

严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不存在损害公司及中小股东合法

权益的情形。因此，我们同意本次公司拟出售股票资产事项。

七、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

 浙江久立特材科技股份有限公司董事会

                                                      2022年11月18日