证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2022-060

华数传媒控股股份有限公司

关于持股 5%以上股东签署股份转让协议暨权益变动

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次协议转让股份不构成上市公司要约收购，不涉及亦不会导致本公司

控股股东、实际控制人发生变化；

2、本次协议转让的受让方为国有主体，本次交易尚需取得相关国资主管部

门审批，交易存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

一、本次权益变动基本情况

2022 年 12 月 10 日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本

公司”、“华数传媒”）收到持股 5%以上股东杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）

（以下简称“云溪投资”）函告，云溪投资分别与浙江易通传媒投资有限公司（以

下简称“浙江易通传媒”）、西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）

于 2022 年 12 月 10 日签订了《关于华数传媒控股股份有限公司之股份转让协议》

（以下简称“股份转让协议”），云溪投资拟向浙江易通传媒、西湖电子集团转让

所持有的 286,671,000 股股份，占公司总股本的 15.47%。若本次股份转让实施完

成，浙江易通传媒、西湖电子集团均持有本公司股份 143,335,500 股、占公司总

股本的 7.74%，云溪投资将不再持有本公司股份。

二、 协议相关方的基本情况

（一） 股份出让方

企业名称：杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：913301060961350723
执行事务合伙人：史玉柱

认缴出资额：654,201 万元人民币

企业类型：有限合伙企业

经营范围：服务：实业投资、投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，

未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金

融服务）。

云溪投资为公司持股 5%以上股东，截至本公告日，其持有公司股份总数为

286,671,000 股，占公司总股本的 15.47%，均为无限售条件流通股。

（二）股份受让方

1、浙江易通传媒

企业名称：浙江易通传媒投资有限公司

统一社会信用代码：9133000079555783XM

法定代表人：许东良

注册资本：164,479.82 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理

服务；企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可

类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

截至本公告日，浙江易通传媒未直接持有本公司股份，持有公司控股股东华

数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）25.1%股权，华数集团持
有公司 36.43%股份。

浙江易通传媒成立于 2006 年，是浙江广播电视集团的主要对外投融资平台。

浙江易通传媒在文化传媒、数智科技、融媒产业、智慧园区等方面进行战略布局，

坚持集团主责主业投资方向，通过资本手段延伸产业链上下游，打通传媒产业闭

环。

2、西湖电子集团

企业名称：西湖电子集团有限公司

统一社会信用代码：91330100143031891P

法定代表人：刘军

注册资本：26,600 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服

务。 批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电

子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统

及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪

器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂

生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，

汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、

行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无

需报经审批的一切合法项目。

股权结构：

截至本公告日，西湖电子集团未直接持有本公司股份，持有公司控股股东华

数集团 9.19%股权，华数集团持有公司 36.43%股份。

西湖电子集团创立于 1973 年，是杭州市直属的国有企业，旗下拥有数十家

全资、控股、参股企业，现已形成以数字经济、科技园区、新能源新材料等为主

导的综合性产业布局。西湖电子集团始终坚持创新驱动，先后创立了国家级企业

技术中心、国家博士后科研工作站、新能源汽车电子省级重点企业研究院等一大

批国家和省市级科研创新平台。

三、《股份转让协议》主要内容

云溪投资与浙江易通传媒、西湖电子集团签署的两份《股份转让协议》分别

约定如下：

（一） 协议转让的当事人

受让方：浙江易通传媒投资有限公司/西湖电子集团有限公司

转让方：杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）

（二）转让股份的数量和比例

转让方拟将其持有的上市公司 143,335,500 股股份（约占股份转让协议签署

日上市公司已发行股份总数的 7.74%，以下简称“标的股份”）转让给受让方。

（三）转让价款

本次股份转让的价格经双方协商确定为 957,194,469.00 元，每股单价为 6.678

元/股，为股份转让协议签署日前一交易日上市公司股票收盘价的 90%。

自股份转让协议签署日至标的股份完成过户期间，若上市公司发生送股、资

本公积转增股本、拆股、股利分红等情形的，则标的股份数量和每股价格将相应

调整，但转让价款总金额不变；若发生派息的，则标的股份数量不变，标的股份

的每股价格将扣除转让方获得的分红，转让价款亦将相应下调。

（四）付款安排

双方同意，于股份转让协议生效后 10 个工作日内，受让方将转让价款的 30%

（即 287,158,340.70 元）支付至转让方指定的银行账户；于标的股份过户至受让

方名下之日起 10 个工作日内，受让方将剩余转让价款 670,036,128.30 元支付至

转让方指定的银行账户。

（五）协议签订时间
股份转让协议于 2022 年 12 月 10 日签署。

（六）协议生效时间

股份转让协议经受让方加盖公章且法定代表人或授权代表签署、转让方加盖

公章且执行事务合伙人或授权代表签署后成立，于如下条件全部获得满足后生效：

（1）受让方已向转让方出具书面通知，确认已完成对上市公司业务、财务、

法律等方面的全面尽职调查，并对尽职调查结果表示认可；

（2）受让方及转让方就本次股份转让事项履行完毕各自所需内部决策程序；

（3）受让方所属国资主管机关或有权机构就受让方受让标的股份事项出具

同意意见；

（4）自股份转让协议签署日至生效日，上市公司不会发生可能影响其业务、

运营、资产、财务或其他状况或前景的重大不利变化。

（七）其他事项的说明

转让方本次转让中拟转让之标的股份不存在被限制转让的情况。截至本公告

日，除股份转让协议所约定的内容外，本次转让未附加特殊条件，本次转让不存

在补充协议，转让方和受让方未就股份表决权的行使存在其他安排。

四、对公司的影响

1、本次权益变动不构成上市公司要约收购，不涉及亦不会导致公司的控股

股东、实际控制人发生变化。

2、本次股份转让完成后，公司将与各方充分发挥各自优势，在数字产业、

融媒体、5G 等领域深化战略与业务合作，将有助于增强上市公司核心竞争力，

加快向智慧广电运营商、数字服务提供商和融媒应用平台商转型。

3、本次股份转让尚需履行国有资产监督管理审批等程序，股份转让事项与

后续合作尚存在一定不确定性，目前未对上市公司日常生产经营活动产生重大影

响，上市公司将持续聚焦数字电视网络与宽带、全国新媒体及智慧城市等主营业

务发展，保持发展战略的持续性和稳定性。

五、其他说明及风险提示

1、本次协议转让符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高

减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理

人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章
程》的规定，不存在因本次交易而违反承诺的情形，也不存在损害上市公司及其

他股东利益的情形。

2、根据相关法律法规及规范性文件的要求，本次股份转让涉及的信息披露

义务人云溪投资、浙江易通传媒、西湖电子集团按照规定需履行披露权益变动的

义务，具体内容详见公司同日披露的相关《简式权益变动报告书》。

3、本次交易还需履行国有资产监督管理审批等程序，交易尚存在一定不确

定性。

4、本次股份协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性审查确认，并在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次协议转让事

项是否能够最终完成尚存在不确定性。

5、公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，有关信息以公司在指

定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投

资风险。

六、备查文件

1、云溪投资分别与浙江易通传媒、西湖电子集团签订的《股份转让协议》；

2、云溪投资出具的《关于签订股份转让协议的告知函》；

3、云溪投资、浙江易通传媒、西湖电子集团出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 11 日