证券代码：873421

证券简称：静宁苹果

主办券商：银河证券

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次持股变动基本情况

(一) 投资者股份变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数(股)	占股本比例	股数(股)	占股本比例
田选宾、甘肃德美地缘现代农业集团有限公司	合计持有股份	15,000,000	100.00%	11,571,000	77.14%	2022年12月29日	大宗交易
	其中：无限售股份	7,500,000	50.00%	4,071,000	27.14%
	有限售股份	7,500,000	50.00%	7,500,000	50.00%
甘肃静宁银河发展基金有限公司	合计持有股份	0	0.00%	3,429,000	22.86%	2022年12月29日	大宗交易
	其中：无限售股份	0	0.00%	3,429,000	22.86%
	有	0	0.00%	0	0.00%

	限售股 份
--	----------	--	--	--	--	--

田选宾、甘肃德美地缘现代农业集团有限公司于 2022 年 12 月 29 日通过大宗交易方式减持平凉静宁苹果产业发展股份有限公司 3,429,000 股。交易前，田选宾、甘肃德美地缘现代农业集团有限公司直接持有公司 15,000,000 股，占公司总股本的 100.00%；交易后，直接持有公司股份 11,571,000 股，占公司总股本的 77.14%。甘肃静宁银河发展基金有限公司于 2022 年 12 月 29 日通过大宗交易方式增持平凉静宁苹果产业发展股份有限公司 3,429,000 股。交易前，直接持有公司 0 股，占公司总股本的 0.00%；交易后，直接持有公司股份 3,429,000 股，占公司总股本的 22.86%。

（二）股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要内容

2022 年 12 月 27 日，田选宾、甘肃德美地缘现代农业集团有限公司和甘肃静宁银河发展基金有限公司签署《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》约定，田选宾、甘肃德美地缘现代农业集团有限公司将其分别持有的 15% 和 7.86% 静宁苹果股份通过大宗交易转让给甘肃静宁银河发展基金有限公司，并在《补充协议》中约定回购条款，具体如下：

在投资人知悉以下任一情形（以下简称“回购情形”）发生或出现之日起 90 日内，投资人有权向回购方发送书面股份回购通知书，回购方应在收到股份回购通知书起 60 日内，根据通知书要求回购投资人本次转让取得的全部公司股份，股份回购价格根据投资人向转让方支付的投资款（即人民币 800 万元）按照年化收益率 5% 计算。具体计算公式为：回购价款=投资人就本次股份转让已向转让方支付的全部投资款 $\times (1+5\% \times n/365)$ - 已收到的股利分红，其中 n 为投资人向转让方支付完毕投资款之日起至投资人收到回购方实际支付完毕全部回购价款之日期间的天数。

回购情形如下：

（1）目标公司未能在 2027 年 12 月 31 日前未实现在北京证券交易所（简称北交所）或 A 股其他交易所首次公开发行股票并上市的；

(2) 本次股权转让后，乙方1承诺未来5年内，丙方即目标公司的净利润年复合增长率不低于30%；同时，乙方1承诺2025年丙方的净利润不低于1,800万元；2027年丙方的净利润不低于3,000万元。

若公司于本次增资后，未来5年内，丙方的净利润年复合增长率低于30%；或2025年丙方的净利润低于1,800万；或2027年丙方的净利润低于3,000万；则甲方有权要求乙方对甲方持有目标公司的全部股权按照约定的回购价格和回购方式进行回购。

(3) 乙方违反与甲方签署的《股权转让协议》或本补充协议相关条款构成根本违约的，且经过甲方书面催告后30日内未能充分且有效补救的。

若发生本补充协议第2.3条约定的情形，如乙方未能按本补充协议之约定及时、完整的履行回购义务，则甲方有权转让其所持有的全部目标公司股份，并就不足部分向乙方追索。

(二) 投资者基本情况

1、法人基本信息

公司名称	甘肃静宁银河发展基金有限公司
法定代表人	肖挺
实际控制人	静宁县林果业投资发展有限责任公司
成立日期	2020年6月15日
注册资本（单位：元）	50,000,000
住所/通讯地址	甘肃省平凉市静宁县城关镇中街88号
经营范围	创业投资、股权投资、项目投资管理
公司类型	有限公司
股权结构	静宁县供销农业产业开发有限公司持股49.50%，静宁县林果业投资发展有限责任公司持股49.50%，银河创新资本管理有限公司持股1.00%。
统一社会信用代码	91620826MA719L8914
是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	甘肃德美地缘现代农业集团有限公司
------	------------------

法定代表人	吕满会
实际控制人	田选宾
成立日期	2014 年 6 月 18 日
注册资本（单位：元）	30,000,000
住所/通讯地址	甘肃省平凉市静宁县城川镇滨河路冷链物流园
经营范围	苹果育苗、种植、储存及批发销售
公司类型	有限公司
股权结构	田选宾持股 100.00%
统一社会信用代码	91620826397455344R
是否属于失信联合惩戒对象	否

2、自然人基本信息

姓名	田选宾
性别	男
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否
住所/通讯地址	甘肃省平凉市静宁县城关镇滨河路客运站商铺 五楼
是否属于失信联合惩戒对象	否

投资者权益变动情况详见信息披露义务人甘肃静宁银河发展基金有限公司、甘肃德美地缘现代农业集团有限公司、田选宾于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露的《权益变动报告书》(公告编号：2023-001、2023-002)

二、所涉及后续事项

上述股份变动情况未导致第一大股东、控股股东、实际控制人变化。

上述股份变动事项及投资者权益变动报告书，详细内容以公告形式（公告编号：2023-001、2023-002）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

本次股东权益变动不涉及收购报告书、要约收购报告等文件。

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日