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山东华夏高科信息股份有限公司

关于实际控制人收到自律监管措施的决定补发声明公告

2022 年 12 月 5 日，“王飞”账户在创新层大宗交易股票“华夏高科”（证

券代码 873027）的过程中，持有权益比例达到挂牌公司已发行股份的 85%、80%

时，未按照相关规定暂停交易，存在权益变动违规的行为。王飞的上述行为违反

了非上市公众公司收购管理办法》第十三条的规定，被全国股转公司依据《全国

中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条和《全国中小企业股份转让

系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定相关规定，于 2022 年

12 月 22 日采取了自律监管措施。

相关工作人员疏忽，导致未及时披露，现予以补充披露。具体详见公司已在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华

夏高科信息股份有限公司关于公司实际控制人收到自律监管措施的补发公告》

（公告编号：2023-001）。

公司将在以后的工作中进一步加强信息披露的管理， 提升公司规范化运作

水平，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，

规范履行信息披露义务，确保及时、准确披露相关信息。公司对于本次补充披露

信息给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日