证券代码 603127         证券简称：昭衍新药         公告编号：2023-002

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于股份减持和被动稀释，不触及要约收购，不会使公司

控股股东及实际控制人发生变化。

 本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司的股份

比例由 35.11%变为 34.08%。

公司于 2023年 1 月 5 日收到股东冯宇霞及其一致行动人周志文权益变动的

通知，合计持股比例由 35.11%变为 34.08%。公司因股份期权行权致使总股份多

次增加，冯宇霞和周志文的持股比例被动稀释约 0.3%；冯宇霞和周志文于 2022

年 6 月 1日-2023年 1月 4 日期间，通过上海证券交易所集中竞价或大宗交易的

方式累计减持公司股份 389.4801 万股，减持数量占公司目前总股份的比例为

0.73%。本次被动稀释和减持后，冯宇霞及其一致行动人周志文的权益变动情况

披露如下：

一、权益变动基本情况

（一）信息披露义务人

信息披

露义务
人基本

信息

名称 冯宇霞

住所 北京市

权益变动时间 2023 年 1 月 4日

权益变

动明细

变动方式 变动日期 股份种类
减持股数

（万股）

减持比例

（%）

大宗交易
2022/6/7-

2022/6/10
人民币普通股 58.91 0.15%

（二）一致行动人

备注：

1、上述权益变动主要与减持股份和被动稀释有关。

2、本次权益变动前，冯宇霞及其一致行动人周志文分别持有公司 A 股股份

85,875,137 股、48,096,580 股，占公司当时总股本比例分别为 22.50%、12.60%，

合计为 35.11%。

3、在本次权益变动涉及的减持股份期间，由于公司实施了股权激励，所以

公司总股份相应发生了变化，因此冯宇霞和周志文的持股比例多次被动稀释。

4、本次权益变动完成后，冯宇霞及其一致行动人周志文分别持有公司 A 股

股份 119,400,452 股、63,183,311 股，占公司目前最新总股份的持股比例分别

为 22.29%、11.80%，合计为 34.08%。

    5、权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权

利限制或被限制转让的情况。

6、权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和

被动稀释
2022/6/1-

2022/11/16
人民币普通股 不适用 0.06%

合计 - - 58.91 -

信息披露

义务人基

本信息

名称 周志文

住所 北京市

权益变动时间 2023 年 1月 4日

权益变动

明细

变动方式 变动日期 股份种类
减持股数
（万股）

减持比例
（%）

集中竞价
2022/6/1-

2022/6/10
人民币普通股 96.8601 0.25%

大宗交易
2022/6/8-

2022/6/9
人民币普通股 114.69 0.30%

被动稀释
2022/6/1-

2022/11/16
人民币普通股 不适用 0.25%

大宗交易
2023/1/3-

2023/1/4
人民币普通股 119.02 0.22%

合计 - - 330.5701 -

本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的

股份情况

股东名称 股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数（万股）
占当时总股本

比例
股数（万股）

占当前总股本

比例

冯宇霞

合计持有股份 8,587.5137 22.50% 11,940.0452 22.29%

其中：无限售条

件股份
8,587.5137 22.50% 11,940.0452 22.29%

周志文

合计持有股份 4,809.6580 12.60% 6,318.3311 11.80%

其中：无限售条
件股份

4,809.6580 12.60% 6,318.3311 11.80%

合计

合计持有股份 13,397.1717 35.11% 18,258.3763  34.08%

其中：无限售条

件股份
13,397.1717 35.11% 18,258.3763  34.08%

注：由于公司在 2022 年 8 月实施了 2021 年年度 A股权益分派方案以及多次股权激励，

冯宇霞和周志文的持股数量及持股比例已按照公司的最新总股本调整。以上所有表格中数据

尾差为数据四舍五入加和所致。

三、其他情况说明

1、上述权益变动为减持股份和被动稀释，不涉及资金来源。

2、上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5日