公告编号：2023-003

证券代码：831992        证券简称：嘉得力        主办券商：开源证券

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

佛 山

市 南

华 仪

器 股

份 有

限 公

司

合计持

有股份

623,700 6.237% 1,000,000 10% 2023

年 1

月 6

日

大宗

交易

转让 其中：无

限售股

份

623,700 6.237% 1,000,000 10%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

杨 伟

光 及

其 一

致 行

动人

合计持

有股份

8,000,000 80% 7,623,700 76.237% 2023

年 1

月 6

日

大宗

交易

转让 其中：无

限售股

份

3,800,750 38.0075% 3,424,450 34.2445%

     有 4,199,250 41.9925% 4,199,250 41.9925%

限售股

份

通过大宗交易转让后，股东佛山市南华仪器股份有限公司通过大宗交易转让

方式增持公司股份 376,300 股，其持股比例由 6.237%变动为 10%。变动时间为

2023年 1月 6日。

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要

内容

《支付现金购买资产协议之补充协议》

（三） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 佛山市南华仪器股份有限公司

法定代表人 杨耀光

实际控制人 杨耀光、杨伟光

成立日期 1996年 4月 24日

注册资本（单位：元） 136,190,823元

住所/通讯地址 佛山市南海区桂城街道科泓路 1号(住所申报)

经营范围

一般项目：专用仪器制造（生产机动车检测的仪

器和诊断设备、检测配件）；仪器仪表销售；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；安防设备制造；安防设备销售；

环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器

仪表销售；环境应急检测仪器仪表制造；环境应

急检测仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制

造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算

机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软

件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成

服务；物联网技术研发；物联网技术服务；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技

术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支

持服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；

地理遥感信息服务；住房租赁；非居住房地产租

赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设

备租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械

销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：机动车检验检测服务；第二类医疗器

械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准）

公司类型 股份制有限公司

股权结构

李源 持股比例 13.13%

杨耀光 持股比例 12.2%

邓志溢 持股比例 11.16%

杨伟光 持股比例 6.3%

叶淑娟 持股比例 4.22%

黎亮 持股比例 2.68%

苏启源 持股比例 1.26%

王光辉 持股比例 0.64%

张琍 持股比例 0.53%

统一社会信用代码 91440600231827531A

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 合伙企业基本信息

企业名称 佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）

合伙类型 有限合伙

执行事务合伙人 杨伟光

成立日期 2017年 10月 25日

住所/通讯地址
佛山市南海区桂城街道夏南路 59号 101房(住所

申报)

经营范围
企业咨询管理。(依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动)

统一社会信用代码 91440600MA4X8W0W7F

是否属于失信联合惩戒对象 否

本次股份变动系股东自愿行为，并通过大宗交易方式进行，不涉及行政划转

或变更、法院裁定等文件。

3、 自然人基本信息

姓名 杨伟光

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否

住所/通讯地址 广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59号

是否属于失信联合惩戒对象 否

本次股份变动系股东自愿行为，并通过大宗交易方式进行，不涉及行政划转

或变更、法院裁定等文件。

4、 自然人基本信息

姓名 叶淑娟

性别 女

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否

住所/通讯地址 广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59号

是否属于失信联合惩戒对象 否

本次股份变动系股东自愿行为，并通过大宗交易方式进行，不涉及行政划转

或变更、法院裁定等文件。

二、 所涉及后续事项

上述股份变动情况不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变

化。

投资者权益变动情况请参见信息披露义务人同日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东嘉得力清洁

科技股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2023-004）。

三、 备查文件目录

《支付现金购买资产协议之补充协议》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日

	一、 本次持股变动基本情况
	（一） 投资者股份变动情况
	（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要内容
	（三） 投资者基本情况
	1、 法人基本信息
	2、 合伙企业基本信息
	3、 自然人基本信息
	4、 自然人基本信息

	二、 所涉及后续事项
	三、 备查文件目录