证券代码：834682        证券简称：球冠电缆        公告编号：2023-002

宁波球冠电缆股份有限公司

关于控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员

自愿继续延长限售股份锁定期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、原股份限售承诺情况

宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈

永明、陈立，控股股东宁波北仑托马斯投资有限公司（以下简称“托

马斯投资”）（香港）天地国际控股有限公司（以下简称“天地国际”）

宁波兴邦投资咨询有限公司（以下简称“兴邦投资”）及公司股东宁

波市北仑明邦投资咨询有限公司（以下简称“明邦投资”）等关于延

长限售股份的锁定期的承诺（详见公司《关于控股股东、实际控制人、

董事、监事及高级管理人员自愿延长限售股份锁定期的公告》公告编

号：2022-041）将于 2023 年 1月 27 日履行完毕。前述股东所持有的

本公司限售股将于2023年 1月27日的次一交易日解除限售上市交易。

原拟解除限售股份数量合计 128,066,900 股。

二、本次自愿延长股份锁定期的情况

公司在 2023 年 1月 12 日收到实际控制人陈永明、陈立，控股股

东托马斯投资、天地国际、兴邦投资，公司股东明邦投资，以及持有

公司股份的全体董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员提交的

《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》，基于其对公司未来发展前景

的信心及对公司发展价值的认可，上述主体承诺将其持有（含间接持

有）的限售股份锁定期延长 6个月，延长后的股份限售截止日为 2023

年 7 月 27 日。自愿延长限售期的股份数量合计 128,066,900 股，占

公司股份总数的 61.5706%。

    具体情况如下:

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 原限售截止日 延长后限售截止日

1 托马斯投资 41,769,000 20.0813% 2023 年 1月 27 日 2023 年 7月 27 日

2 天地国际 39,000,000 18.7500% 2023 年 1月 27 日 2023 年 7月 27 日

3 兴邦投资 32,591,000 15.6688% 2023 年 1月 27 日 2023 年 7月 27 日

4 陈永明 10,286,900 4.9456% 2023 年 1月 27 日 2023 年 7月 27 日

5 明邦投资 4,030,000 1.9375% 2023 年 1月 27 日 2023 年 7月 27 日

6 张开龙 390,000 0.1875% 2023 年 1月 27 日 2023 年 7月 27 日

合计  128,066,900 61.5706%

注： 1、实际控制人陈永明、陈立分别持有托马斯投资、天地国际 100%股

权；

 2、除监事张开龙外，公司其他董事、监事、高级管理人员通过兴邦投资、

明邦投资持有公司股份。

三、备查文件

1、股东托马斯投资、天地国际、兴邦投资、陈永明、明邦投资

以及公司董事、监事、高级管理人员签署的《关于自愿延长股份锁定

期的承诺》文件。

 宁波球冠电缆股份有限公司

                                                     董事会

                                            2023 年 1月 13日