股票代码：002290         股票简称：禾盛新材        公告编号：2023-008

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于实际控制人及其一致行动人承诺特定期间不减

持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”、“公司”）

控股股东变更为赵东明及其一致行动人蒋学元、赵茜菁、苏州和兴昌商贸有限公

司及赵福明，实际控制人变更为赵东明先生，根据《上市公司收购管理办法》第

七十四条的规定，赵东明及其一致行动人于近日出具了《关于特定期间不减持股

份的承诺函》，具体内容如下：

“1、本人（或本公司）自愿承诺自2023年2月8日起18个月内不以任何方式

减持持有的禾盛新材股份。

2、若本承诺函与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人（或本公司）

将根据相关证券监管机构的监管意见进行调整。”

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                   2023 年 2月 10 日