公告编号：2023-002

证券代码：831199        证券简称：海博小贷        主办券商：广发证券

浙江海博小额贷款股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本

比例
股数（股）

占股本

比例

东 大

水 业

集 团

有 限

公司

合计持

有股份

39,600,000 6.2452% 0 0% 2023

年 2

月 15

日

执行

法院

裁定 其中：

无限售

股份

39,600,000 6.2452% 0 0%

有限售

股份

0 0% 0 0%

汤 淼

泳

合计持

有股份

0 0% 39,600,000 6.2452% 2023

年 2

月 15

日

执行

法院

裁定 其中：

无限售

股份

0 0% 39,600,000 6.2452%

     0 0% 0 0%

有限售

股份

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要

内容

2023 年 1 月 28 日，诸暨市人民法院出具《执行裁定书》，依照《中华人

民共和国民事诉讼法》第二百五十四条、《最高人民法院关于人民法院民事执

行中拍卖、变卖财产的规定》第二十条、第二十六条、《最高人民法院关于适

用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第四百九十一条、《最高人民法院关

于冻结、拍卖上市公司国有股权和社会法人股若干问题的规定》第十七条之规

定，裁定如下：

（一）被执行人东大水业所持有的海博小贷 3,960 万股股权过户给归买受

人汤淼泳所有；

（二）解除本院（2017）浙 0681 执 10885 号执行裁定书对上述股权的冻

结，如有轮候冻结，请一并解除。

本裁定送达后即发生法律效力。

（三） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 东大水业集团有限公司

法定代表人 傅仕苗

实际控制人 傅叶明

成立日期 2001 年 4 月 18 日

注册资本（单位：元） 80,000,000

住所/通讯地址 诸暨市店口镇东大路 8号

经营范围

污水处理工程的设计、施工及技术开发；制造销

售：水处理设备，膜分离装置，保安滤器，膜组

件，水暖配件，五金汽车配件，空调配件，水龙

头，管材管件；批发、零售：污水处理设备；从

事货物及技术的进出口业务。

公司类型 有限责任公司

股权结构
根据网络公开信息查询，东大水业股权结构为傅

叶明持股 50%，陈晓美持股 25%，傅志秀持股 25%。

统一社会信用代码 9133068172845374XY

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 自然人基本信息

姓名 汤淼泳

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 不适用

住所/通讯地址 浙江省诸暨市暨阳街道诸东村石佛 60 号

是否属于失信联合惩戒对象 否

二、 所涉及后续事项

上述股份变动不会导致海博小贷第一大股东、控股股东、实际控制人发生变

化。

上述股份变动不涉及权益变动报告书、收购报告书等文件，本次股份变动不

会对公司生产经营造成影响。

三、 备查文件目录

《证券过户登记确认书》。

浙江海博小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日  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