公告编号：2023-013

证券代码：430038        证券简称：信维科技           主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 本次股票自愿限售数量共计 2,325,000 股，占公司总股本 3.71%，涉及自愿限售

股东 16名。

公告编号：2023-013

二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序号
股东姓名

或名称

是否为

控股股

东、实

际控制

人或其

一致行

动人

是否为控

股股东、

实际控制

人的亲

属，如是，

说明亲属

关系*

是否为公

开发行前

直接持有

10%以上股

份的股东*

是否为公

开发行前

未直接持

有但可实

际支配10%

以上股份

表决权的

相关主体*

董事、监

事、高级管

理人员任

职情况

截止 2023

年 2月 28

日持股数

量

本次自愿

限售前已

处于限售

登记状态

的股票数

量

本次自

愿限售

登记股

票数量

本次限

售股数

占公司

总股本

比例

自愿限

售期间

本次限售

后该股东

所持的无

限售条件

股份数量

1 刘云龙 是 不适用 不适用 不适用 董事长、总

经理

13,052,960 9,788,896 62,500 0.10% 36个月 3,264,064

2 朱玉章 否 不适用 不适用 不适用 董事 0 0 20,000 0.03% 36个月 0

3 张林 否 不适用 不适用 不适用 职工监事 297,878 223,408 12,500 0.02% 36个月 74,470

4 胡绍华 否 不适用 不适用 不适用 无 0 0 750,000 1.20% 36个月 0

5 朱培林 否 不适用 不适用 不适用 无 0 0 140,000 0.22% 36个月 0

6 李威 否 不适用 不适用 不适用 无 0 0 250,000 0.40% 36个月 0

7 胡海林 否 不适用 不适用 不适用 无 0 0 50,000 0.08% 36个月 0

8 李云 否 不适用 不适用 不适用 无 0 0 50,000 0.08% 36个月 0

9 俞隽 否 不适用 不适用 不适用 无 0 0 60,000 0.10% 36个月 0

挂牌公司已于 2023年 3月 9日对上述股票申请限售。

10 韩珊珊 否 不适用 不适用 不适用 无 0 0 70,000 0.11% 36个月 0

11 吴林兵 否 不适用 不适用 不适用 无 0 0 50,000 0.08% 36个月 0

12 于连庆 否 不适用 不适用 不适用 无 0 0 50,000 0.08% 36个月 0

13 金海军 否 不适用 不适用 不适用 无 0 0 50,000 0.08% 36个月 0

14 李康 否 不适用 不适用 不适用 无 0 0 50,000 0.08% 36个月 0

15 刘清振 否 不适用 不适用 不适用 无 0 0 60,000 0.10% 36个月 0

16 耿卓薇 否 不适用 不适用 不适用 无 0 0 600,000 0.96% 36个月 0

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

根据公司与本次发行对象签署的《股票认购协议》，本次定向发行对象自股份登记

手续完成之日起，其通过本次认购获得的全部股份均自愿锁定 36 个月；本次发行对象

刘云龙、朱玉章为公司董事，张林为公司监事，其认购的股份自 36个月锁定期结束后，

按照《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规则进行法定限售。《公司法》、《全

国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》有关法律、法规和规范性文

件对公司核心员工相关认购方本次认购股票的转让另有规定的，转让该等股票还应符合

前述相关规定。若在限售期内发生公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股

份数量发生变动的事项，锁定股份数量相应调整。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量（股） 百分比（%）

无限售条件的股份 43,813,612 69.92%

有限售条件的股

份

1、高管股份 12,186,082 19.45%

2、个人或基金 6,658,506 10.63%

3、其他法人 0 0%

4、其他 0 0%

有限售条件股份合计 18,844,588 30.08%

总股本 62,658,200 100%

五、 其他情况

无

北京信维科技股份有限公司

董事会

2023年 3月 9日  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