公告编号：2023-017

证券代码：872375        证券简称：ST 爱特安         主办券商：东莞证券

广州爱特安为科技股份有限公司

关于公司股份拟发生特定事项协议转让的提示性公告

广州爱特安为科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱特安为”）董事

会于 2022 年 2 月 14 日收到通知，具体内容如下：

1、股东李汉光与盛冉（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上

海盛冉”）于 2022 年 2 月 14 日签署了《股份转让协议》，李汉光将其持有的公司

610,240 股股份转让给上海盛冉，其中包括 167,560 股流通股股份和 442,680 股限

售股股份，占公司总股本的 7.04%；

2、股东鲁铁辉与上海盛冉于 2022 年 2 月 14 日签署了《股份转让协议》，鲁

铁辉将其持有的公司 340,000 股股份转让给上海盛冉，其中包括 85,000 股流通股

股份和 255,000 股限售股股份，占公司总股本的 3.92%；

3、股东彭发通与上海盛冉于 2022 年 2 月 14 日签署了《股份转让协议》，彭

发通将其持有的公司 1,199,900 股股份转让给上海盛冉，其中 1,199,900 股全部为

流通股股份，占公司总股本的 13.83%；

4、股东黄小波与佳成方（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称

“佳成方”）于 2022 年 2 月 14 日签署了《股份转让协议》，黄小波将其持有的公

司 934,900 股股份转让给佳成方，其中 934,900 股全部为流通股股份，占公司总

股本的 10.78%。

其中，转让方彭发通、黄小波拟转让的标的股份均为无限售条件的流通股，

故二人拟通过特定事项协议转让的方式将标的股份一次性过户给受让方。由于转

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

让方李汉光、鲁铁辉均为公司在职董事，根据《公司法》和《公司章程》的要求，

二人每年所转让的股份不得超过其所持股份 25%，故二人将其所持剩余 712,680

股股份的表决权独家且不可撤销地委托给受让方上海盛冉行使，并于 2022 年 4

月 6 日将上述股份质押给上海盛冉，待剩余标的股份满足解限售条件后再办理转

让过户。

本次收购所涉第一部分特定事项转让为李汉光将其持有的 152,560股流通股

股份转让给上海盛冉，转让价格为 0.25 元/股，转让价款为 38,140.00 元；鲁铁辉

将其持有的 85,000 股流通股股份转让给上海盛冉，转让价格为 0.25 元/股，转让

价款为 21,250.00 元；彭发通将其持有的 1,199,900 股流通股股份转让给上海盛

冉，转让价格为 0.25 元/股，转让价款为 299,975.00 元；黄小波将其持有的 934,900

股流通股股份转让给佳成方，转让价格为 0.25 元/股，转让价款为 233,725.00 元。

2022 年 4 月 8 日，第一部分特定事项协议转让所涉及的股份已经完成证券过户。

2020 年 8 月 21 日，公司董事会收到时任董事鲁铁辉递交的辞职报告；2022

年 4 月 9 日，公司董事会收到时任董事李汉光递交的辞职报告。2022 年 5 月

10 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了选举新任董事的相关议案，

爱特安为时任董事李汉光、鲁铁辉的辞职报告正式生效。截至 2022 年 11 月 9

日，公众公司现有股东李汉光、鲁铁辉辞职已满 6 个月，符合《公司法》关于

董监高离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份的相关规定。2023 年 1 月

11 日，爱特安为披露了《股票解除限售公告（更正后）》，股东李汉光持有的

442,680 股股份、鲁铁辉持有的 255,000 股股份已办理完毕股票解除限售登记，

可交易时间为 2023 年 1 月 16 日。2023 年 1 月 12 日，爱特安为披露了《股份解

除质押公告》，股东鲁铁辉持有的 255,000 股股份已在中国证券登记结算有限责

任公司北京分公司办理完毕解除证券质押登记相关手续，质押登记解除日期为

2023 年 1 月 10 日；2023 年 1 月 16 日，爱特安为披露了《股份解除质押公告》，

股东李汉光持有的 442,680 股限售股股份和 15,000 股流通股股份已经全部解除

质押，质押登记解除日期为 2023 年 1 月 12 日。截至目前，股东李汉光持有的

457,680 股股份、鲁铁辉持有的 255,000 股股份均为流通可转让股份。

本次特定事项转让所涉股份具体情况如下：

序号

转让方

名称

截至 2023年

3月 10日持

有挂牌公司

普通股股份

数（股）

截至 2023年

3月 10日持

有挂牌公司

普通股股份

比例

拟转让普通

股股份总数

（股）

拟转让普通

股股份占总

股本比例

即期交割股

份数（普通

股流通股）

即期交割股

份占总股本

比例

剩余未

转让普

通股股

份数

（股）

剩余未

转让股

份占总

股本比

例

1 李汉光 457,680 5.2771% 457,680 5.2771% 457,680 5.2771% 0 0.00%

2 鲁铁辉 255,000 2.9402% 255,000 2.9402% 255,000 2.9402% 0 0.00%

- - 712,680 8.2173% 712,680 8.2173% 712,680 8.2173% 0 0.00%

本次转让完成后，受让方上海盛冉直接持有公司 2,150,140 股股份，占公司

总股本的 24.79%。本次转让完成后，受让方佳成方直接持有公司 934,900 股股

份，占公司总股本的 10.78%。

本次转让非通过二级市场进行，属于特定事项协议转让。公司董事会提醒广

大投资者，上述交易不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化，

上述交易不会对公司正常经营造成不利影响。

特此公告。

广州爱特安为科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日