公告编号：2023-004

证券代码：430597        证券简称：博安通        主办券商：粤开证券

深圳市博安通科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后

变动

时间

变

动

方

式

股数（股）
占股本

比例
股数（股）

占股本

比例

深圳市

安安投

资管理

中心

（有限

合伙）

合计持

有股份

2,440,775 5.25% 1,623,355 3.49% 2023

年 3

月 22

日

大

宗

交

易

其中：无

限售股

份

2,440,775 5.25% 1,623,355 3.49%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

史淑惠 合计持

有股份

2,080,600 4.48% 2,898,020 6.24% 2023

年 3

月 22

日

大

宗

交

易

其中：无

限售股

份

2,080,600 4.48% 2,898,020 6.24%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

2023年 3月 22日，深圳市安安投资管理中心（有限合伙）通过大宗交易方

式减持公司股票 817,420股，持股比例从 5.25%变为 3.49%。

2023 年 3月 22日，史淑惠通过大宗交易方式增持公司股票 817,420股，持

股比例从 4.48%变为 6.24%。

（二） 投资者基本情况

1、 合伙企业基本信息

企业名称 深圳市安安投资管理中心（有限合伙）

合伙类型 有限合伙

执行事务合伙人 温颖萍

成立日期 2013年 5月 13日

住所/通讯地址
深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍二路华丰

智慧创新港 C座 403

经营范围
投资管理（不含期货、证券、保险及其他金融业

务），企业管理咨询。

统一社会信用代码 91440300069265576G

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 自然人基本信息

姓名 史淑惠

性别 女

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址 福建省泉州市鲤城区

是否属于失信联合惩戒对象 否

二、 所涉及后续事项

上述股份变动情况未导致第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。

上述股份变动事项不涉及投资者披露权益变动报告书等文件。

三、 备查文件目录

（一）持股 5%以上股东每日持股变化名单；

（二）持股 5%以上股东每日持股变化明细。

深圳市博安通科技股份有限公司

董事会

2023年 3月 23日  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