公告编号：2023-009

证券代码：870716          证券简称:南大先腾         主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

一、 本次股票自愿限售数量共计 1,022,229 股，占公司总股本 4.65%，涉及自愿限售股东

5名。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

律责任。

公告编号：2023-009

二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序
号

股
东
姓
名
或
名
称

是否为
控股股
东、实
际控制
人或其
一致行
动人

是 否 为
控 股 股
东、实际
控 制 人
的亲属，
如是，说
明 亲 属
关系*

是 否 为
公 开 发
行 前 直
接 持 有
10% 以上
股 份 的
股东*

是 否 为
公 开 发
行 前 未
直 接 持
有 但 可
实 际 支
配 10%以
上 股 份
表 决 权
的 相 关
主体*

董事、
监事、
高级管
理人员
任职情
况

截止 2023
年 4月 20
日持股数量

本次自愿限
售前已处于
限售登记状
态的股票

本次自愿
限售登记
股票数量

本次限
售股数
占公司
总股本
比例

自愿限售
期间

本 次
限 售
后 该
股 东
所 持
的 无
限 售
条 件
股 份
数量

1

王
锦
东

是

不适用 不适用 不适用 董事长 6,644,431 6,450,441 193,990 0.88% 自完成
中登股
份限售
登记日
起满 36
个月止

0

2

王
卿 是

不适用 不适用 不适用 副董事
长

4,537,726 4,003,295 534,431 2.43% 自完成
中登股
份限售
登记日
起满 36
个月止

0

3 孟
波
波

是

不适用 不适用 不适用 董事、
总经理

1,540,000 1,415,020 124,980 0.57% 自完成
中登股
份限售
登记日

0

挂牌公司已于 2023年 4月 24日对上述股票申请限售。

起满 36
个月止

4

穆
欣 是

不适用 不适用 不适用 董事、
副总经
理、董
事会秘
书

1,210,000 1,125,586 84,414 0.38% 自完成
中登股
份限售
登记日
起满 36
个月止

0

5

杨
淮
生

是

不适用 不适用 不适用 副总经
理、技
术总监

1,210,000 1,125,586 84,414 0.38% 自完成
中登股
份限售
登记日
起满 36
个月止

0

三、 本次股票自愿限售的依据

为保持公司股权稳定性，公司股东王锦东及其一致行动人王卿、孟波

波、穆欣、杨淮生自愿将所持南大先腾部分股份限售三年。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量 百分比

无限售条件的股份 6,127,591 27.85%

有限售条件

的股份

1、高管股份 15,597,697 70.90%

2、个人或基金 274,712 1.25%

3、其他法人 0 0.00%

4、其他 0 0.00%

有限售条件股份合计 15,872,409 72.15%

总股本 22,000,000 100.00%

五、 其它情况

无。

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

                          2023年 4月 24日