证券代码: 837148 证券简称: 博威电气 主办券商: 申万宏源承销保荐

珠海博威电气股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 3,120,000 股, 占公司总股本 2.867%, 可交 易时间为 2023 年 5 月 24 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位:股

序号	股东姓名或名称	是否为控 股股东、 实际控制 人或其一 致行动人	董事、监 事、高级 管理人员 任职情况	本次解限售原因	本次解除 限售登记 股票数量	本除股公股	尚未解除 限售的股 票数量
1	方志明	否	董事	D	87,500	0.080%	262,500
2	吕霞	否	董事	D	62,500	0.057%	187,500
3	郭大为	否	-	D	220,000	0.202%	0
4	周水庆	否	-	D	220,000	0.202%	0
5	谭跃远	否	-	D	200,000	0.183%	0
6	秦辉	否	监事	D	40,000	0.037%	120,000
7	刘为	否	-	D	150,000	0.138%	0
8	郭峰	否	-	D	150,000	0.138%	0
9	华勇	否	-	D	150,000	0.138%	0
10	周成	否	-	D	100,000	0.092%	0
11	张斌	否	-	D	100,000	0.092%	0

12	李琳	否	_	D	100,000	0.092%	0
13	都文进	否	-	D	100,000	0.092%	0
14	邓海军	否	-	D	100,000	0.092%	0
15	邓平安	否	-	D	100,000	0.092%	0
16	陈宪亭	否	-	D	100,000	0.092%	0
17	戴志飞	否	-	D	100,000	0.092%	0
18	彭谢民	否	-	D	80,000	0.073%	0
19	周勇	否	监事	D	20,000	0.018%	60,000
20	邓敏	否	-	D	80,000	0.073%	0
21	王岛	否	-	D	60,000	0.055%	0
22	洪戏场	否	-	D	60,000	0.055%	0
23	胡毅	否	-	D	60,000	0.055%	0
24	谢军	否	-	D	60,000	0.055%	0
25	周丽辉	否	-	D	60,000	0.055%	0
26	陈雅男	否	-	D	50,000	0.046%	0
27	余楚明	否	-	D	50,000	0.046%	0
28	彭鑫	否	-	D	50,000	0.046%	0
29	高彦文	否	-	D	50,000	0.046%	0
30	朱丹洪	否	-	D	50,000	0.046%	0
31	彭汉锡	否	-	D	40,000	0.037%	0
32	刘卫	否	-	D	40,000	0.037%	0
33	邹佳	否	-	D	40,000	0.037%	0
34	肖化飞	否	-	D	30,000	0.028%	0
35	李春满	否	-	D	30,000	0.028%	0
36	杨树勋	否	-	D	30,000	0.028%	0
37	谭沅林	否	-	D	30,000	0.028%	0
38	管文君	否	-	D	30,000	0.028%	0
39	彭富强	否	-	D	20,000	0.018%	0
40	冯日好	否	-	D	20,000	0.018%	0

合计	_	3,120,000	2.867%	630,000
				i I

注:解除限售原因: A 挂牌前股份批次解除限售; B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售; C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售; D 自愿限售解除限售; E 限制性股票解除限售; F 其他

自愿限售解除情况说明

根据公司于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书》(公告编号: 2021-035)规定:"新增股份自股份登记之日起十二个月内不得转让;新增股份自登记之日起 满十二个月后解除限制。"

上述定向发行新增股份 3,120,000 股于 2022 年 4 月 19 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

现十二个月自愿限售期已满,满足解除限售条件。

三、本次股票解除限售后的股本情况

	股份性质	数量 (股)	百分比
无限售条件的股份		29,430,879	27.00%
	1、高管股份	66,933,486	61.41%
	2、个人或基金	630,000	0.58%
有限售条件的	3、其他法人	11,999,165	11.01%
股份	4、限制性股票	0	0%
	5、其他	0	0%
	有限售条件股份合计	79,562,651	73.00%
总股本		108,993,530	100%

四、其它情况

- (一) 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- (二) 不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

- (三)不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益 行为的情况
- (四)在本次解除限售的股票中,不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的 限售股份

五、备查文件

- (一)股东名册;
- (二)珠海博威电气股份有限公司股票解除限售申请表;
- (三) 珠海博威电气股份有限公司股票解除限申请书。

珠海博威电气股份有限公司 董事会 2023年5月17日