公告编号：2023-025

证券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码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33945
证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简称：滨江科贷
主办券商：南京证券

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本

比例
股数（股）

占股本

比例

南 京

滨 江

投 资

发 展

有 限

公司

合计持

有股份

70,000,000 35% 70,000,000 43.75% 2023

年 6

月 26

日

其他

（回

购股

份注

销）

其中：

无限售

股份

30,000,000 15% 30,000,000 18.75%

有限售

股份

40,000,000 20% 40,000,000 25%

黄芳 合计持

有股份

18,000,000 9% 18,000,000 11.25% 2023

年 6

月 26

日

其他

（回

购股

份注

销）

其中：

无限售

股份

18,000,000 9% 18,000,000 11.25%

     0 0% 0 0%

有限售

股份

YAN

QING

合计持

有股份

16,000,000 8% 16,000,000 10% 2023

年 6

月 26

日

其他

（回

购股

份注

销）

其中：

无限售

股份

16,000,000 8% 16,000,000 10%

有限售

股份

0 0% 0 0%

滨江科贷于 2022 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日期间通过股份回购专用证

券账户以竞价方式回购公司股份 40,000,000 股。公司已于 2023 年 6 月 26 日在

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 40,000,000 股回购股

份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 200,000,000 股，本

次回购股份注销完成后，公司股份总额为 160,000,000 股。截至 2023 年 6月 27

日，股东持股比例变化如下：

股东南京滨江投资发展有限公司持有挂牌公司股份 70,000,000 股，持股比

例从 35%升至 43.75%。

股东黄芳持有挂牌公司股份 18,000,000 股，持股比例从 9%升至 11.25%，股

东 YAN QING 持有挂牌公司股份 16,000,000 股，持股比例从 8%升至 10%，黄芳与

YAN QING 为母子关系，二人为法定一致行动人，黄芳及其一致行动人 YAN QING

合计持股为 34,000,000股，持股比例为 21.25%。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 南京滨江投资发展有限公司

法定代表人 谈永国

实际控制人 无

成立日期 2003年 6月 10日

注册资本（单位：元） 5,115,061,800

住所/通讯地址 南京市江宁区铜井镇牧龙

经营范围

高科技产品、经济园区的开发及基础设施建设;

园林绿化工程及相关经济信息服务;建筑材料销

售；投资水务产业；水利基础设施的开发、投资、

规划、经营、管理；水利工程建设及水利设施的

维护;水利工程施工；产业投资,实业投资。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动)一般项目：住房租赁 （除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动)。

公司类型 有限公司

股权结构

南京江宁国有资产经营集团有限公司持股

24.6967%；南京市江宁区人民政府国有资产监督

管理办公室持股 19.6469%；南京江宁交通建设集

团有限公司持股 19.5501%；南京江宁城市建设集

团有限公司持股 19.5501%；建信金陵资产投资有

限公司持股 7.9673%；工银金融资产投资有限公

司持股 7.9673%；南京东山投资发展集团有限公

司持股 0.6217%。

统一社会信用代码 91320115751299007E

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 自然人基本信息

姓名 黄芳

性别 女

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否

住所/通讯地址 南京市江宁区百家湖别墅东苑 18幢

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 YAN QING

性别 男

国籍 新加坡

是否拥有永久境外居留权 是 新加坡

住所/通讯地址 南京市江宁区百家湖别墅东苑 18幢

是否属于失信联合惩戒对象 否

股东南京滨江投资发展有限公司持有挂牌公司股份 70,000,000 股，持股比

例从 35%升至 43.75%。

黄芳及其一致行动人 YAN QING合计持股为 34,000,000股，持股比例从 17%

升至 21.25%。

二、 所涉及后续事项

上述股份变动不会导致公司第一大股东发生变化。

上述股份变动不涉及投资者披露权益变动报告书等文件。

三、 备查文件目录

《持股 5%以上股东每日持股变化名单》

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日  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