公告编号：2023-026

证券代码：871343        证券简称：瘦西湖        主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

扬州全

域旅游

有限公

司

合计持有

股份

6,923,125 27.5% 6,923,125 24.75% 2023

年 7月

7 日

定向

发行

股票，

股东

股份

被动

稀释

其中：无

限售股份

2,307,708 9.17% 2,307,708 8.25%

     有

限售股份

4,615,417 18.33% 4,615,417 16.5%

公司定向发行新增股份 2,797,045 股，公司股东扬州全域旅游有限公司未参

与本次发行，所持股份比例被动稀释，拥有公司股份比例由本次发行前的 27.5%

变动为本次发行后的 24.75%。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 扬州全域旅游有限公司

法定代表人 徐顺美

实际控制人 扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区管理委员会

成立日期 2013 年 1 月 23 日

注册资本（单位：元） 10,000,000

住所/通讯地址 扬州市邗江区扬子江北路 405 号

经营范围

旅游管理;餐饮服务;预包装食品、卷烟（雪茄

烟）、图书零售（限分支机构经营）;演出场所

经营、会务展览服务、文化活动策划、文化艺术

活动交流、旅游咨询,体育场地、运动器材租赁;

举办或承办体育赛事、会展、会务服务,文化体

育用品、运动服装、运动健身器材销售,体育技

术信息咨询;体育赛事的配套、演出工程,花卉盆

景租赁及销售,鲜花销售,园林绿化设计,照明器

材、字画（不含文物）、美术工艺品、玩具、旅

游工艺品、日用百货、日用杂品、日用化学品（不

含危险品）、照相器材、生活用纸、胶卷、食用

农产品:水果、鸡蛋批发及零售,照相服务;园内

观光车服务;游乐场服务;教育文化活动组织、策

划;非学历非职业技能培训;汽车租赁;场地租

赁;停车场服务;蔬菜种植与销售;教育文化用

品、文具、纸制品、纺织制品、服装、服饰、装

饰品、工艺礼品销售;玉器加工及销售。（依法

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动）

公司类型 有限责任公司（国有控股）

股权结构
扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司持股 70%，扬

州市瘦西湖风景管理处持股 30%

统一社会信用代码 91321011061838165X

是否属于失信联合惩戒对象 否

公司定向发行新增股份 2,797,045 股，公司股东扬州全域旅游有限公司未参

与本次发行，所持股份比例被动稀释，拥有公司股份比例由本次发行前的 27.5%

变动为本次发行后的 24.75%。

二、 所涉及后续事项

本次定向发行未导致公司实际控制人、控股股东、第一发股东发生变化，不

会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。

本次股份变动情况涉及投资者披露权益变动报告书，具体内容详见此次权益

变动信息披露义务人江苏省大运河（扬州）文化旅游发展基金（有限合伙）于同

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《权益变动报告书》。

本次股份变动不涉及其他投资者披露权益变动报告书、收购报告书、要约报

告书 等文件，不会对公司生产经营造成影响。

三、 备查文件目录

1、《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司定向发行情况报告书》

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日  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