公告编号：2023-057

证券代码：400158      证券简称：R凯乐 1     主办券商：申万宏源承销保荐

!"#$%&'()*+,-

./0123456789:;<=>?@ABC-

DEFGHABCI+J-

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 5 日收到中

国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（编号：[2023]46 号）和《市

场禁入决定书》（编号：[2023]19 号），现将相关内容公告如下：

一、《行政处罚决定书》的内容

“当事人：湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称凯乐科技），法定代表人、

董事长为朱弟雄，住所：湖北省公安县斗湖堤镇城关。

朱弟雄，男，时任凯乐科技法定代表人、董事长，住址：湖北省公安县斗湖

堤镇光明路 4号。

刘莲春，女，时任凯乐科技财务总监，住址：湖北省公安县斗湖堤镇杨公堤

56 号。

段和平，男，时任凯乐科技副总经理、董事，住址：湖北省公安县斗湖镇杨

公堤 56 号。

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对

凯乐科技信息披露违法违规行为进行立案调查、审理，并依法向当事人告知作出

行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。根据当事人凯乐科技、

朱弟雄、刘莲春、段和平的申请，我会于 2023 年 3 月 21 日举行听证会，听取当

事人的陈述和申辩意见。本案现已调查、审理终结。

经查明，当事人存在以下违法事实：

一、凯乐科技开展专网通信业务的情况

（一）凯乐科技开展专网通信业务情况

2016 年至 2020 年，凯乐科技与隋某力合作开展“专网通信”业务，合作期

间，凯乐科技仅存在少量专网通信业务，其他专网通信业务均为虚假，仅是按照

合同约定伪造采购入库、生产入库、销售出库等单据，没有与虚假专网通信业务

匹配的生产及物流，以此虚增收入、利润。

（二）凯乐科技虚构专网通信业务的实施情况

专网通信业务合同签订后，由朱弟雄进行审批。段和平作为凯乐科技副总经

理，负责专网通信业务的生产。凯乐科技的财务总监刘莲春负责专网通信业务的

财务工作。

二、凯乐科技 2016 年至 2020 年定期报告存在虚假记载

2016 年凯乐科技虚增营业收入 41.26 亿元，虚增营业成本 39.49 亿元，虚

增利润总额 1.77亿元，虚增收入金额占当年披露营业收入的 48.99%，虚增利润

总额占当年披露利润总额的 64.97%。

2017 年凯乐科技虚增营业收入 110.98 亿元，虚增营业成本 101.77 亿元，

虚增利润总额 9.21亿元，虚增营业收入金额占当年披露营业收入的 73.31%，虚

增利润占当年披露利润总额的 99.99%。

2018 年凯乐科技虚增营业收入 146.38 亿元，虚增营业成本 126.70 亿元，

虚增研发费用 3.37亿元，虚增利润总额 16.31亿元，虚增营业收入金额占当年

披露营业收入的 86.32%，虚增利润占当年披露利润总额的 144.84%。

2019 年凯乐科技虚增营业收入 136.17 亿元，虚增营业成本 114.68 亿元，

虚增研发费用 3.93亿元，虚增利润总额 17.56亿元，虚增营业收入金额占当年

披露营业收入的 85.85%，虚增利润占当年披露利润总额的 183.71%。

2020 年凯乐科技虚增营业收入 77.46 亿元，虚增营业成本 60.88 亿元，虚

增研发费用 2.07亿元，虚增利润总额 14.51亿元，虚增营业收入金额占当年披

露营业收入的 91.13%，虚增利润占当年披露利润总额的 247.45%。

经测算，凯乐科技 2017 年至 2020 年的归母净利润均为负。

凯乐科技的上述行为导致其披露的 2016 年至 2020 年年度报告存在虚假记

载。

上述违法事实，有凯乐科技公告、情况说明、合同文件、账务资料、银行流

水、当事人询问笔录等证据证明，足以认定。

我会认为，凯乐科技披露 2016 年至 2020 年年度报告存在虚假记载的行为，

违反《证券法》第七十八条第二款“信息披露义务人披露的信息，应当真实、准

确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”

的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款“信息披露义务人报送的报告或

者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的”的行为。

朱弟雄作为凯乐科技董事长，对凯乐科技的生产经营拥有实际控制权，决策、

组织实施财务造假，授意、指挥凯乐科技开展虚假业务，手段特别恶劣，情节特

别严重，是凯乐科技信息披露违法行为直接负责的主管人员。

刘莲春作为凯乐科技财务总监，负责专网通信业务的财务，参与凯乐科技专

网通信业务造假，以财务总监身份在 2016 年至 2019 年年度报告上签字，是凯乐

科技信息披露违法行为其他直接责任人员。

段和平作为凯乐科技副总经理、董事，负责专网通信业务的生产，参与凯乐

科技专网通信业务造假，以副总经理、董事身份分别在 2016 年至 2020 年年度报

告上签字，是凯乐科技信息披露违法行为其他直接责任人员。

当事人凯乐科技、朱弟雄、刘莲春、段和平及其代理人提出如下陈述和申辩

意见：

（一）凯乐科技的陈述申辩意见

一是凯乐科技合理相信专网通信业务是真实的，并非基于虚假贸易、财务造

假的目的从事专网通信业务。结合凯乐科技为专网通信业务真实纳税、公司控股

股东及拟处罚高管未通过减持获利等，可证实凯乐科技主观上并非故意欺诈和造

假。二是事先告知关于凯乐科技虚增营业收入、营业成本、利润计算错误，未扣

除凯乐科技为专网通信业务真实支出的销售费用、管理费用、财务费用等，应当

重新认定相关数额。三是专网通信业务风险爆发后，凯乐科技积极整改、配合调

查。四是顶格处罚未结合凯乐科技主观过错、新旧《证券法》跨法情况、证监会

类案处罚情况等，责任过重。

综上，应当对凯乐科技减轻处罚。

（二）朱弟雄的陈述申辩意见

一是朱弟雄决定开展专网业务时没有虚构业务、财务造假的主观故意。其系

基于公司转型目的开展专网业务，且遭受隋某力欺骗，主观上没有损害上市公司

利益的动机。二是朱弟雄客观上没有损害上市公司利益的行为，其个人 2016 年

以来没有减持行为，还为支持凯乐科技融资，担负了大量债务。三是朱弟雄为限

制民事行为能力人。根据司法鉴定其 2019 年 6 月到 2020 年 12 月期间为限制民

事行为能力人。四是其主动配合证监会调查。五是考虑到凯乐科技行为期间跨越

新旧《证券法》，请求降低处罚金额。

综上，请求对朱弟雄减轻处罚。

（三）刘莲春、段和平的陈述申辩意见

第一，刘莲春的陈述申辩意见

一是刘莲春未参与专网通信业务造假。客观上，刘莲春不实际负责专网通信

业务的财务审批、资金往来等工作，没有参与专网业务实施环节；主观上，其有

合理理由相信专网通信业务真实存在。二是刘莲春不存在签署虚假年度报告的故

意。三是即使认定刘莲春对凯乐科技信披违法行为负责，应结合其主动纠错、配

合调查，生活困难，案件涉及跨新旧《证券法》等，对其从轻、减轻处罚。

第二，段和平的陈述申辩意见

一是段和平仅负责湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称量子通

信）的专网通信产品生产，而非凯乐科技专网业务整体的生产工作。由于专网通

信业务保密性要求，段和平不知道凯乐科技专网通信业务整体生产环节，对专网

产品仅有粗略认识。二是入库并非段和平职责范围，事先告知中事实认定错误。

三是段和平主观上不存在业务造假的故意，客观上也未参与策划、组织、实施业

务造假行为，仅属于未全面履行董事、高管勤勉义务。四是恳请结合其主动配合

调查、专业能力不足、主动供述等情节以及过罚相当原则，对其免除或减轻处罚。

经复核，我会认为：

（一）关于凯乐科技的陈述申辩意见

经复核，一是凯乐科技专网通信业务属于虚假业务。凯乐科技公告的专网通

信业务经营模式是采购、生产加工、销售的模式，专网通信业务是经过生产加工

再对外销售的行为。经查，我会认定的虚假专网通信业务形式上隋某力安排自己

控制或者指定的公司向凯乐科技等专网上市公司提供原材料（主要是编解码板、

无线自组网板、功放模块），专网上市公司进行组装，成为专网通信设备（通信

机或小型基站），销售给隋某力控制的公司或者指定的通道公司，隋某力安排人

员进行拆解，把拆解出的通信板材再次销售，如此往复循环。合同实际执行情况

与凯乐科技公告经营模式不一致，是虚假产购销业务。

二是凯乐科技销售费用、管理费用和财务费用是凯乐科技实际发生并应承担

的费用，属于凯乐科技日常运营管理支出，在计算专网业务虚增收入、成本和利

润时，剔除上述费用，没有依据也不科学。

三是关于违法行为跨越新旧《证券法》的法律适用，由于专网通信业务违法

行为存在连续性、继续性，违法行为结束时间在新《证券法》实施以后，依据我

会执法惯例及司法实践，应依照新《证券法》处理。凯乐科技专网通信业务造假

期间为 2016 年至 2020 年，跨期五年，造假金额巨大，影响范围广，处罚决定在

量罚时已充分考虑凯乐科技配合调查等相关情况。

综上，我会对凯乐科技的陈述申辩意见不予采纳。

（二）关于朱弟雄的陈述申辩意见

经复核，一是朱弟雄决定与隋某力合作开展专网通信业务时有虚构业务、财

务造假的主观故意。

朱弟雄的询问笔录称，凯乐科技与隋某力开展专网通信业务的上下游公司都

是由隋某力安排的，凯乐科技仅生产过少量专网产品，大多数没有实际生产，隋

某力的专网通信设备实际上没有什么技术含量。可以看出，朱弟雄知悉专网通信

业务没有实际生产加工、没有技术含量的事实。

隋某力询问笔录称，其已向朱弟雄挑明专网通信业务是自循环的空转业务，

没有真实的生产，也就不可能有真实的利润。朱弟雄的目的是炒作凯乐科技股价。

隋某力的目的是占用凯乐科技的资金，隋某力关心的是资金流向，是否实际生产

一般是上市公司要求的，朱弟雄不要求生产，相当于省了隋某力的事。朱弟雄还

承诺隋某力参与凯乐科技定增，和朱弟雄一起从凯乐科技股价上涨中获利……凯

乐科技自始至终没有实际生产，没有实际货物流转，只是资金、合同等单据的空

转。

综上，朱弟雄决定开展专网业务时就有虚构业务、财务造假的主观故意。

二是根据朱弟雄 2021 年 12 月询问笔录，朱弟雄经过中医调理，西医治疗，

治疗效果挺好，精神状况、身体情况都不错，没有什么不适，可以接受询问，综

合调查过程中了解到的情况，朱弟雄能够作出凯乐科技经营决策并签署年报等行

为，朱弟雄涉案期间仍在正常履职。

三是朱弟雄的违法行为跨越新旧《证券法》情况、朱弟雄配合调查、未通过

减持获利等情况，在量罚时已充分考虑。

综上，我会对朱弟雄的陈述申辩意见不予采纳。

（三）关于刘莲春、段和平的陈述申辩意见

第一，关于刘莲春的陈述申辩意见

经复核，刘莲春于 2014 年 6 月至 2020 年 7 月任凯乐科技财务总监，负责凯

乐科技财务工作，并具有在凯乐科技无实际生产的情况下，安排生产部门伪造单

据的行为，应当对此承担相应的违法责任。

刘莲春的违法行为跨新旧《证券法》、配合调查情况等在处罚决定时已充分

考虑。生活困难无法承担罚款，与本案不具有关联性。结合刘莲春在凯乐科技专

网通信业务造假和信息披露违法中的地位和作用，我会采纳其部分陈述申辩意

见，并对刘莲春的罚款金额调减为 100 万元。

第二，关于段和平的陈述申辩意见

经复核，段和平于 2014 年 6 月至 2020 年 7 月任凯乐科技副总经理，任职期

间负责量子通信的专网通信业务生产。量子通信的产品包括专网通信产品，段和

平知悉专网通信业务的整体生产实质，并存在配合财务人员伪造生产单据的行

为。我会对其未参与专网通信入库环节的陈述申辩意见予以认可。处罚决定量罚

时已考虑其配合调查等情况。结合其在凯乐科技专网通信业务造假和信息披露违

法中的地位和作用，我会采纳其部分陈述申辩意见，对段和平的罚款金额调减为

50 万元。

综上，我会对凯乐科技、朱弟雄的陈述申辩意见不予采纳，对刘莲春、段和

平的部分陈述申辩意见予以采纳。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》

第一百九十七条第二款，我会决定：

一、责令湖北凯乐科技股份有限公司改正，给予警告，并处以 1,000 万元的

罚款；

二、对朱弟雄给予警告，并处以 500 万元的罚款；

三、对刘莲春给予警告，并处以 100 万元的罚款；

四、对段和平给予警告，并处以 50 万元的罚款。

当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚款汇交中国证券监督管

理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部，账号：7111010189800000162，由

该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理

委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本

处罚决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收

到本处罚决定书之日起 6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议

和诉讼期间，上述决定不停止执行。”

二、《市场禁入决定书》的内容

“当事人：朱弟雄，男，1955 年 1 月出生，时任凯乐科技法定代表人、董

事长，住址：湖北省公安县斗湖堤镇光明路 4号。

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对

凯乐科技信息披露违法违规行为进行立案调查、审理，依法向当事人告知作出市

场禁入的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。根据当事人朱弟雄的申请，

我会举行了听证会，听取当事人的陈述和申辩意见。本案现已调查、审理终结。

经查明，当事人存在以下违法事实：

一、凯乐科技开展专网通信业务的情况

（一）凯乐科技开展专网通信业务情况

2016 年至 2020 年，凯乐科技与隋某力合作开展“专网通信”业务，合作期

间，凯乐科技仅存在少量专网通信业务，其他专网通信业务均为虚假，仅是按照

合同约定伪造采购入库、生产入库、销售出库等单据，没有与虚假专网通信业务

匹配的生产及物流，以此虚增收入、利润。

（二）凯乐科技虚构专网通信业务的实施情况

专网通信业务合同签订后，由朱弟雄进行审批，段某平作为凯乐科技副总经

理，负责专网通信业务的生产，凯乐科技的财务总监刘某春负责专网通信业务的

财务工作。

二、凯乐科技 2016 年至 2020 年定期报告存在虚假记载

2016 年凯乐科技虚增营业收入 41.26 亿元，虚增营业成本 39.49 亿元，虚

增利润总额 1.77亿元，虚增收入金额占当年披露营业收入的 48.99%，虚增利润

总额占当年披露利润总额的 64.97%。

2017 年凯乐科技虚增营业收入 110.98 亿元，虚增营业成本 101.77 亿元，

虚增利润总额 9.21亿元，虚增营业收入金额占当年披露营业收入的 73.31%，虚

增利润占当年披露利润总额的 99.99%。

2018 年凯乐科技虚增营业收入 146.38 亿元，虚增营业成本 126.70 亿元，

虚增研发费用 3.37亿元，虚增利润总额 16.31亿元，虚增营业收入金额占当年

披露营业收入的 86.32%，虚增利润占当年披露利润总额的 144.84%。

2019 年凯乐科技虚增营业收入 136.17 亿元，虚增营业成本 114.68 亿元，

虚增研发费用 3.93亿元，虚增利润总额 17.56亿元，虚增营业收入金额占当年

披露营业收入的 85.85%，虚增利润占当年披露利润总额的 183.71%。

2020 年凯乐科技虚增营业收入 77.46 亿元，虚增营业成本 60.88 亿元，虚

增研发费用 2.07亿元，虚增利润总额 14.51亿元，虚增营业收入金额占当年披

露营业收入的 91.13%，虚增利润占当年披露利润总额的 247.45%。

经测算，凯乐科技 2017 年至 2020 年的归母净利润均为负。

凯乐科技的上述行为导致其披露的 2016 年至 2020 年年度报告存在虚假记

载。

上述违法事实，有凯乐科技公告、情况说明、合同文件、账务资料、银行流

水、当事人询问笔录等证据证明，足以认定。

我会认为，凯乐科技披露 2016 年至 2020 年年度报告存在虚假记载的行为，

违反《证券法》第七十八条第二款“信息披露义务人披露的信息，应当真实、准

确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”

的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款“信息披露义务人报送的报告或

者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的”的行为。

朱弟雄作为凯乐科技董事长，对凯乐科技的生产经营拥有实际控制权，决策、

组织实施财务造假，授意、指挥凯乐科技开展虚假业务，手段特别恶劣，情节特

别严重，是凯乐科技信息披露违法行为直接负责的主管人员。

当事人朱弟雄及其代理人提出如下陈述和申辩意见：

一是朱弟雄决定开展专网业务时没有虚构业务、财务造假的主观恶意。其系

基于公司转型目的开展专网业务，且遭受隋某力欺骗，主观上没有损害上市公司

利益的动机。二是朱弟雄客观上没有损害上市公司利益的行为，其个人 2016 年

以来没有减持行为，还为支持凯乐科技融资，担负了大量债务。三是朱弟雄为限

制民事行为能力人。根据司法鉴定，其 2019 年 6 月到 2020 年 12 月期间为限制

民事行为能力人。四是其主动配合证监会调查。五是考虑到凯乐科技行为期间跨

越新旧《证券法》，请求降低处罚金额。

综上，请求对朱弟雄减轻处罚。

经复核，我会认为：一是朱弟雄决定与隋某力合作开展专网通信业务时有虚

构业务、财务造假的主观故意。

朱弟雄的询问笔录称，凯乐科技与隋某力开展专网通信业务的上下游公司都

是由隋某力安排的，凯乐科技仅生产过少量专网产品，大多数没有实际生产，隋

某力的专网通信设备实际上没有什么技术含量。可以看出，朱弟雄知悉专网通信

业务没有实际生产加工、没有技术含量的事实。

隋某力询问笔录称，其已向朱弟雄挑明专网通信业务是自循环的空转业务，

没有真实的生产，也就不可能有真实的利润。朱弟雄的目的是炒作凯乐科技股价。

隋某力的目的是占用凯乐科技的资金，隋某力关心的是资金流向，是否实际生产

一般是上市公司要求的，朱弟雄不要求生产，相当于省了隋某力的事。朱弟雄还

承诺隋某力参与凯乐科技定增，和朱弟雄一起从凯乐科技股价上涨中获利……凯

乐科技自始至终没有实际生产，没有实际货物流转，只是资金、合同等单据的空

转。

综上，朱弟雄决定开展专网业务时就有虚构业务、财务造假的主观故意。

二是根据朱弟雄 2021 年 12 月询问笔录，朱弟雄经过中医调理，西医治疗，

治疗效果挺好，精神状况、身体情况都不错，没有什么不适，可以接受询问，综

合调查过程中了解到的情况，朱弟雄能够作出凯乐科技经营决策并签署年报等行

为，朱弟雄涉案期间仍在正常履职。

三是朱弟雄的违法行为跨越新旧《证券法》情况、朱弟雄配合调查、未通过

减持获利等情况，在量罚时已充分考虑。

综上，我会对朱弟雄的陈述申辩意见不予采纳。

朱弟雄决策、组织实施财务造假，授意、指挥凯乐科技开展虚假业务，手段

特别恶劣，情节特别严重。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害

程度，依据《证券市场禁入规定》（证监会令第 115 号）第三条第一项、第五条

第三项的规定，我会决定：

对朱弟雄采取终身证券市场禁入措施，自我会宣布决定之日起，在禁入期间

内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董

事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担

任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

当事人如果对本市场禁入决定不服，可在收到本市场禁入决定书之日起 60

日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本市场禁入决定书之

日起 6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间上述决

定不停止执行。”

三、 备查文件目录

中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（编号：[2023]46 号）和《市

场禁入决定书》（编号：[2023]19 号）。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司管理人

2023 年 7 月 5 日