公告编号：2023-011

证券代码：834365        证券简称：杭州掌盟        主办券商：浙商证券

杭州掌盟软件股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本

比例
股数（股）

占股本

比例

蔡 红

兵 、

冯 利

平 、

钟 伟

俊

合计持

有股份

24,119,004 48.83% 22,266,500 45.08% 2023

年 8

月 17

日

大宗

交易

其中：

无限售

股份

6,031,176 12.21% 4,178,672 8.46%

有限售

股份

18,087,828 36.62% 18,087,828 36.62%

北 京

北 纬

通 信

科 技

股 份

有 限

合计持

有股份

0 0% 4,139,704 8.38% 2023

年 8

月 17

日

大宗

交易

其中：

无限售

股份

0 0% 4,139,704 8.38%

     0 0% 0 0%

公告编号：2023-011

公司 有限售

股份

2023 年 8月 17 日，冯利平通过大宗交易减持挂牌公 1,852,504 股，拥有直

接权益比例从 15.00%变为 11.25% 。蔡红兵、冯利平、钟伟俊于 2015 年 11 月

23日签署《一致行动人协议》，因此，在涉及股东权益变动时，蔡红兵、冯利平

和钟伟俊持有的股份应合并计算。2023年 8 月 17日交易发生前，上述一致行动

人持有挂牌公司 48.83%股份，交易发生后，上述一致行动人持有挂牌公司 45.08%

股份。

2023 年 8月 17 日，北京北纬通信科技股份有限公司通过大宗交易增持挂牌

公司 4,139,704 股，拥有直接权益比例从 0%变为 8.38%。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 北京北纬通信科技股份有限公司

法定代表人 傅乐民

实际控制人 傅乐民

成立日期 1997年 11月 12日

注册资本（单位：元） 558,944,030

住所/通讯地址 北京市丰台区西四环南路 19 号九号楼 247 室

经营范围

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；广告发布；会议

及展览服务；社会经济咨询服务；货物进出口；

技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助

设备批发；工业控制计算机及系统销售；图文设

计制作；专业设计服务；平面设计；摄影扩印服

务；摄像及视频制作服务。（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许

可项目：第二类增值电信业务；在线数据处理与

交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息

服务。

公司类型 其他股份有限公司(上市)

股权结构
公司控股股东、实际控制人傅乐民先生持股

21.40%

统一社会信用代码 911100006336429941

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 自然人基本信息

姓名 冯利平

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 不适用

住所/通讯地址 杭州市上城区司马渡巷 60 号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 蔡红兵

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 不适用

住所/通讯地址 浙江省永康市江南街道傅店村仙溪路 260号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 钟伟俊

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 不适用

住所/通讯地址 杭州市滨江区临江花园 21 幢

是否属于失信联合惩戒对象 否

2023 年 8月 17 日，冯利平通过大宗交易减持挂牌公 1,852,504 股，一致行

动人蔡红兵、冯利平、钟伟俊合计拥有权益比例由 48.83%变为 45.08%。

北京北纬通信科技股份有限公司通过大宗交易增持挂牌公司 4,139,704 股，

拥有直接权益比例从 0%变为 8.38%。

二、 所涉及后续事项

上述股份变动不会导致公司第一大股东、控股股东和实际控制人发生变化。

上述股份变动不涉及收购报告书及要约报告书等文件。

杭州掌盟软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日  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