1

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-048

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

关于控股股东承诺未来 36 个月内不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年8月4日，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

发布《关于控股股东部分股份解除质押、协议转让公司25%股份事项完成过户登

记暨公司控制权发生变更的公告》，北京和展中达科技有限公司作为收购方协议

受让公司原控股股东铁岭财政资产经营有限公司持有公司的25%股份

（206,197,823股）于2023年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户

登记，成为公司的新任控股股东。

北京和展中达科技有限公司承诺，在本次收购完成后36个月内，不转让本次

收购所获得的公司股份。在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等

原因而增加的股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。

公司董事会将对控股股东上述承诺事项的履行情况进行持续监督，并按照

《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，

及时履行信息披露义务。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日