上海悦心健康集团股份有限公司 关于控股股东股份减持计划提前终止的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月4日披露 了《关于控股股东减持比例达 1%暨减持计划实施完毕及后续减持计划的预披露公告》 (公告编号: 2023-046), 公司控股股东 CIMIC INDUSTRIAL INC. (中文名称: "斯米 克工业有限公司",以下简称"斯米克工业")计划在公告披露之日起15个交易日后 的 6 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 18,530,000 股(占公司股份 总数 2%)。

近日,公司收到控股股东斯米克工业出具的《关于提前终止股份减持计划的通 知》,根据中国证券监督管理委员会于2023年8月27日发布的《证监会进一步规范 股份减持行为》的相关要求,结合上市公司具体情况,斯米克工业决定提前终止本次 减持计划。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日