证券代码：300182         证券简称：捷成股份         公告编号：2023-031

北京捷成世纪科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员

自愿承诺不减持公司股份的公告

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日

收到公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及公司董事、高级管理人员马林先生、

李丽女士出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，基于对公司未来发展前景的

信心以及长期投资价值的认可，徐子泉先生、马林先生、李丽女士自愿承诺未来

六个月内不以任何方式减持其持有的上市公司股份。现将有关情况公告如下：

一、承诺方基本情况

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、公司董事长徐子泉先生，

持有本公司股份 506,562,300 股，占公司总股本比例 19.21%；公司董事、副总经

理、董事会秘书马林先生，持有本公司股份 747,500 股，占公司总股本比例 0.03%；

公司董事、副总经理、财务总监李丽女士，持有本公司股份 250,000 股，占公司

总股本比例 0.01%。

二、本次承诺的主要内容

基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，公司控股股东、

实际控制人徐子泉先生及公司董事、高级管理人员马林先生、李丽女士自愿承诺

自 2023 年 8 月 30 日起 6 个月内不以任何方式减持本人持有的上市公司股份。在

上述承诺期间内，如因公司资本公积转增股本、送红股、配股等原因而增加股份

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

的，增加的股份亦遵守上述不减持承诺。

三、备查文件

1、《关于不减持公司股份的承诺函》

公司将持续关注本次承诺事项的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披

露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董  事  会

2023 年 8 月 29 日

	一、承诺方基本情况
	二、本次承诺的主要内容