公告编号：2023-019

证券代码：839780        证券简称：仟客莱        主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 6,000,595 股，占公司总股本 10.9102%，可

交易时间为 2023 年 9 月 11 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序

号

股东姓名

或名称

是否为控

股股东、

实际控制

人或其一

致行动人

董事、监

事、高级

管理人

员任职

情况

本次

解限

售原

因

本次解除限

售登记股票

数量

本次解除限售

股数占公司总

股本比例

尚未解除

限售的股

票数量

1 孙建国 是 董事 B 673,625 1.2248% 27,273,375

2 张强 否 董事 B 3,400 0.0062% 10,200

3 陆建伟 否 董事 B 22,600 0.0411% 217,800

4 牛卫兵 否 董事 B 800 0.0015% 414,900

5 王树坤 否 监事 B 11,425 0.0208% 465,525

6 周统虎 否 监事 B 67,825 0.1233% 203,475

7 王超信 否 - D 14,900 0.0271% 0

8 伏鹏 否 - D 27,100 0.0493% 0

9 魏淑玲 否 - D 13,600 0.0247% 0

10 王凤珍 否 - C 1,018,750 1.8523% 0

11 韩玉文 否 - C 377,800 0.6869% 0

12 孙立静 否 - D 245,600 0.4465% 0

13 孙立静 否 - A 833,335 1.5152% 0

14 陆瑞峰 否 - D 47,500 0.0864% 0

15 王占权 否 - D 2,000 0.0036% 0

16 董志飞 否 - C 151,100 0.2747% 0

17 周统来 否 - C 539,700 0.9813% 0

18 兰金海 否 - C 539,700 0.9813% 0

19 曲相明 否 - D 15,900 0.0289% 0

20 陈立明 否 - C 539,700 0.9813% 0

21 孙海东 否 - D 299,500 0.5445% 0

22 郭明佳 否 - D 27,100 0.0493% 0

23 陈立峰 否 - D 20,800 0.0378% 0

24 张学书 否 - D 21,200 0.0385% 0

25 王俊生 否 - D 13,600 0.0247% 0

26 陈金凯 否 - D 108,500 0.1973% 0

27 赵生 否 - A 33,335 0.0606% 0

28 赵生 否 - D 19,400 0.0353% 0

29 田思 否 - D 13,600 0.0247% 0

30 李基隆 否 - D 27,100 0.0493% 0

31 周统智 否 - D 135,700 0.2467% 0

32 刘艳琴 否 - D 13,600 0.0247% 0

33 张宗儒 否 - D 54,300 0.0987% 0

34 赵汝宝 否 - D 39,700 0.0722% 0

35 赵春阳 否 - D 9,900 0.0180% 0

36 李在明 否 - D 16,900 0.0307% 0

合计 — 6,000,595 10.9102% 28,585,275

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限

售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除

限售；F其他

自愿限售解除情况说明

根据公司 2020 年第一次股票定向发行认购协议约定，本次发行对象认购股

份在此次发行新增股份登记完成后 24 个月内限售。本次新增股份挂牌时间为

2021 年 3 月 31 日，已满足解除限售条件，不存在提前解除限售。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 25,706,312 46.7387%

有限售条件的

股份

1、高管股份 29,293,688 53.2613%

2、个人或基金 0 0%

3、其他法人 0 0%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 29,293,688 53.2613%

总股本 55,000,000 100%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限

售股份

根据公司 2020 年第一次股票定向发行认购协议约定，本次发行对象认购股

份在此次发行新增股份登记完成后 24 个月内限售。

五、备查文件

《股份解除限售登记申请表》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日

	一、 本次股票解除限售数量总额为6,000,595股，占公司总股本10.9102%，可交易时间为2023年9月11日。
	二、 本次股票解除限售的明细情况及原因
	三、 本次股票解除限售后的股本情况
	四、 其它情况
	（一） 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
	（二） 不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形
	（三） 不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况
	（四） 在本次解除限售的股票中，存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

	五、 备查文件