公告编号：2023-032

证券代码：834428        证券简称：蓝孚高能        主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动时

间

变动

方式 股数（股）
占股本

比例
股数（股）

占股本

比例

山 东 中

泽 环 保

能 源 有

限公司

合计持有股

份

19,512,014 14.97% 19,612,014 15.04% 2023 年

9月 6日

竞价

其中：无限

售股份

3,447,113 2.64% 3,547,113 2.72%

     有限

售股份

16,064,901 12.32% 16,064,901 12.32%

公司股东山东中泽环保能源有限公司于2023 年 9月 6日通过竞价方式增持

公司股份 100,000 股，持股比例由 14.97%变为 15.04%。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 山东中泽环保能源有限公司

法定代表人 苗翠波

实际控制人 苗翠波

成立日期 2007 年 7 月 17 日

注册资本（单位：元） 80,000,000 元

公告编号：2023-032

住所/通讯地址 梁山县韩垓镇开河南村南两公里路东

经营范围

煤炭批发、洗选;焦炭、机械设备、电子产品、

耐火材料、汽车配件、装载机、挖掘机、钢材、

硫铵、轻油、粗酚、脱酚油、精萘、甲基萘油、

煤焦油、煤气、粗苯、洗油、蒽油、沥青的销售

（无储存设施的经营）（有效期以许可证为准）

（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

开展经营活动）。

公司类型 有限责任公司

股权结构
苗翠波持股比例为 99.8750%

迟建军持股比例为 0.1250%

统一社会信用代码 913708327988995520

是否属于失信联合惩戒对象 否

公司股东山东中泽环保能源有限公司于2023 年 9月 6日通过竞价方式增持

公司股份 100,000 股，持股比例由 14.97%变为 15.04%。

二、 所涉及后续事项

本次股份变动不会导致第一大股东、实际控制人发生变动，不会对公司经营

造成影响。

股东山东中泽环保能源有限公司与股东苗翠波系一致行动人，合计持有股份

31,768,107 股，持股比例为 24.37%，未达到 25%，本次股份变动不涉及投资者

披露权益变动报告书，同时也不涉及披露收购报告书、要约收购报告书等文件。

三、 备查文件目录

持股 5%以上股东每日持股变化名单

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日  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