公告编号：2023-035

证券代码：834322       证券简称：赛思软件        主办券商：天风证券

关于承诺事项履行完毕的公告

一、 承诺事项基本情况

挂牌公司全称 武汉东方赛思软件股份有限公司

承诺主体名称 沈志良

承诺主体类型

□挂牌公司        √实际控制人、控股股东

□其他股东        □董监高

□收购人          □重大资产重组交易方

□其他

承诺来源

□申请挂牌           √股票发行或其他融资

□重大资产重组       □权益变动

□收购               □整改

□日常及其他

承诺类别

□同业竞争的承诺      □关联交易的承诺

□资金占用的承诺      □业绩承诺及补偿安排

□股份增减持承诺      √股份回购的承诺

□股东自愿限售承诺    □解决产权瑕疵承诺

□公司利润分配承诺    □其他承诺

承诺期限 2018年 12月 4日至 2023年 9月 22日

承诺事项的内容
武汉光谷烽火集成电路创业投资基金合伙企业（有

限合伙）与公司控股股东、实际控制人沈志良先生就《股

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

票认购协议》事项签订了《附加协议》，针对业绩承诺、

股份回购等事项进行了承诺，具体的承诺内容摘要如下：

1、签约主体、签订时间

甲方：武汉光谷烽火集成电路创业投资基金合伙企业（有

限合伙）

乙方：沈志良

标的公司：武汉东方赛思软件股份有限公司

签订时间：2018 年 12月 4日

2、乙方承诺

（1）标的公司 2018 年经审计的净利润不低于 2300 万

元。

（2）标的公司于 2023 年 6 月 30 日前提交 IPO 上市申

报材料且被证监会受理（以获得证监会的受理通知文件

为准）。

（3）标的公司主营业务不发生重大变化。

（4）标的公司控股股东不发生重大变化。（标的公司控

股股东发生重大变化指控股股东和/或公司实际控制人

不再是沈志良）

3、股份回购

（1）在承诺期内，如遇有以下情形，甲方有权要求乙方

回购其持有标的公司的全部或部分股权，回购方式为现

金回购。甲方有权在知晓下述情形之一发生后提出回购

要求，乙方须无条件执行：

①标的公司 2018 年经审计的净利润低于 2300万元；

②标的公司 2023 年 6月 30 日前未通过证监会的 IPO 申

报受理；

③标的公司主营业务或控股股东发生重大变化。

（2）股权回购之前标的公司已向甲方分配的红利和股息

将从上述回购价格中扣除；股权回购之时应分配但未分

配给甲方的红利，将不在上述回购价格之外另行给予分

配。具体计算公式如下：

回购价格=甲方本轮增资金额×（1+n×年化资金占用费

率）—标的公司历年累计向投资人实际支付的股息、红

利

（其中：n为“甲方持股天数/365”，甲方持股天数为甲

方增资款到达标的公司银行账户之日起到甲方实际收到

回购价款之日的天数；年化资金占用费率按 8%计算。

（3）甲方应在知晓或收到相关方书面通知发生上述情形

之日起 90日内，以书面方式通知乙方行使回购权。

（4）乙方应在收到“股权回购”的书面通知当日起 3个

月内付清全部回购价款。超过上述期限不予回购或未付

清回购价款的，每逾期一日应将其应予支付的回购价款

按照日万分之五计算罚息。

（5）经甲方书面同意，可由乙方指定的第三方作为回购

方，乙方对此提供连带保证责任。

（6）若公司未来采取的交易方式或上述回购事项的具体

操作方式与股转系统的交易机制和其他规定不一致的，

则须按股转系统的交易制度和其他规定进行操作，由双

方协商其他方式解决。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的《2018

年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-

052）。

其他需要说明的情况 无

二、 关于承诺履行事项履行完毕的说明

    根据武汉东方赛思软件股份有限公司 2018年第一次股票发行事项，承

诺期内，公司未能实现《附加协议》第二条第（2）项“2023年 6月 30日

前提交 IP0 上市申报材料且被证监会受理”的业绩承诺，触发了股权回购

条款。

2023年 7月 18日，权利方烽火创投同意由义务方沈志良指定武汉上泽

致远技术服务中心（有限合伙）（以下简称“上泽致远”）作为《附加协议》

项下回购方受让权利方所持武汉东方赛思软件股份有限公司 108 万股股份，

同日，权利方与受让方签订《股份转让协议》，双方同意以特定事项协议转

让方式完成此次股份转让。

2023 年 7 月 20 日，向全国股转公司北京分公司递交国股转系统挂牌

公司股份特定事项协议转让申请资料，于 2023 年 8 月 14 日收到全国股转

公司出具的《关于赛思软件特定事项协议转让申请的确认函》（股转函【2023】

2532号）。

2023 年 9 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出

具的《证券过户登记确认书》。

截至 2023年 9月 22日，关于武汉东方赛思软件股份有限公司 2018年

第一次股票发行事项签署的协议所涉及的相关权利义务及承诺事项均已全

部履行完毕且各方均无争议。

三、 其他说明

无

四、 备查文件目录

（一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《持股 5%以

上股东每日持股变化名单》（权益登记日：2023 年 9月 21日）；

（二）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《持股 5%以

上股东每日持股变化明细》（权益登记日：2023 年 9月 21日）；

（三）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户

登记确认书》。

武汉东方赛思软件股份有限公司

董事会

2023年 9月 22日