公告编号：2023-046

证券代码：873501        证券简称：ST 蓝奥        主办券商：开源证券

河南蓝奥智能科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

广 州

蓝 奥

信 息

科 技

有 限

公司

合计持

有股份

5,779,000 84.9853% 3,468,000 51% - 特定

事项

协议

转让

其中：无

限售股

份

5,779,000 84.9853% 3,468,000 51%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

胥淏 合计持

有股份

1,000 0.0147% 1,700,000 25% - 特定

事项

协议

转让

其中：无

限售股

份

1,000 0.0147% 1,700,000 25%

     有 0 0% 0 0%

限售股

份

广 州

咨 投

投 资

合 伙

企 业

(有限

合伙)

合计持

有股份

1,020,000 15% 1,632,000 24% - 特定

事项

协议

转让

其中：无

限售股

份

0 0% 612,000 9%

     有

限售股

份

1,020,000 15% 1,020,000 15%

2023 年 9月 26 日，信息义务披露人广州蓝奥信息科技有限公司与胥淏签订

《股权转让协议》拟通过特定事项协议转让方式向胥淏转让河南蓝奥智能科技股

份有限公司 1,699,000 股流通股；2023年 9月 26日，信息义务披露人广州蓝奥

信息科技有限公司与受让人广州咨投投资合伙企业(有限合伙)签订《股权转让协

议》，拟通过特定事项协议转让方式向广州咨投投资合伙企业（有限合伙）转让

河南蓝奥智能科技股份有限公司 612,000 股流通股。通过上述转让，广州蓝奥信

息科技有限公司拥有权益比例从 84.9853%拟变为 51%，胥淏拥有权益比例从

0.0147%拟变为 25%，广州咨投投资合伙企业（有限合伙）拥有权益比例从 15%

拟变为 24%。

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要

内容

（一）与胥淏

河南蓝奥智能科技股份有限公司（下称“公司”或“目标公司”）是一家

依法设立并有效存续的股份有限公司，并已在全国中小企业股份转让系统（以

下称“全国股转系统”）挂牌，股票代码为 873501，公司总股本为 6,800,000

股。

受让方为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定

的投资者，转让方为公司在册股东，截至本协议签署之日，转让方将其持有的

目标公司 1,699,000 股无限售条件股份转让给受让方，占公司总股本的

24.9853%。

受让方愿意收购转让方持有的 1,699,000 股股票，占公司总股本的

24.9853%，转让方愿意转让。

据此，本协议各方本着诚实信用、公平自愿的原则，经过友好协商，达成

如下协议条款，以资共同遵守。

第一条 标的股份

转让方将其持有的目标公司 1,699,000 股无限售条件股份转让给受让方，

占目标公司总股本的 24.9853%。

第二条 转让价款

上述标的股份的转让价格为 1.0 元/股，转让价款共计人民币 1,699,000

元（大写：壹佰陆拾玖万玖仟元整）。

第三条 付款方式及税费承担

1.付款方式，甲方以现金的方式向乙方支付转让款。

2.各方同意，因本协议项下的股份转让所发生的全部税费，由各方按照法

律法规之规定自行承担。

第四条 股份交割

自本协议生效且全国股转系统审核通过后，甲乙双方应配合将标的股份通

过特定事项协议转让方式过户至甲方名下，甲方向乙方支付股份转让款。股权

转让登记权前目标公司所有债权债务（包括但不限于督导费、税费、挂牌费、

民刑等诉讼案件标的额等）由乙方与目标公司承担，与甲方无关。

（二）与广州咨投投资合伙企业（有限合伙）

河南蓝奥智能科技股份有限公司（下称“公司”或“目标公司”）是一家

依法设立并有效存续的股份有限公司，并已在全国中小企业股份转让系统（以

下称“全国股转系统”）挂牌，股票代码为 873501，公司总股本为 6,800,000

股。

受让方为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定

的投资者，转让方为公司在册股东，截至本协议签署之日，转让方将其持有的

目标公司 612,000 股无限售条件股份转让给受让方，占公司总股本的 9%。

受让方愿意收购转让方持有的 612,000 股股票，占公司总股本的 9%，转

让方愿意转让。

据此,本协议各方本着诚实信用、公平自愿的原则,经过友好协商,达成如

下协议条款,以资共同遵守。

第一条 标的股份

转让方将其持有的目标公司 612,000 股无限售条件股份转让给受让方，占

目标公司总股本的 9%。

第二条 转让价款

上述标的股份的转让价格为 1.0 元/股，转让价款共计人民币 612,000 元

（大写：陆拾壹万贰仟元整）。

第三条 付款方式及税费承担

1.付款方式，甲方以现金的方式向乙方支付转让款。

2.各方同意，因本协议项下的股份转让所发生的全部税费，由各方按照法

律法规之规定自行承担。

第四条 股份交割

自本协议生效且全国股转系统审核通过后，甲乙双方应配合将标的股份通

过特定事项协议转让方式过户至甲方名下，甲方向乙方支付股份转让款。目标

公司股份转让前所有债权债务由乙方与目标公司承担，与甲方无关。

（三） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 广州蓝奥信息科技有限公司

法定代表人 鲁银刚

实际控制人 鲁银刚

成立日期 2014年 1月 22日

注册资本（单位：元） 9,769,390

住所/通讯地址
广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31号华

南新材料创新园 G1栋 409号

经营范围

市场调研服务；企业财务咨询服务；商品信息咨

询服务；投资咨询服务；企业管理咨询服务；自

有房地产经营活动；信息电子技术服务；电力电

子技术服务；科技信息咨询服务；科技项目评估

服务；物联网服务；电话信息服务

公司类型 有限公司

股权结构

前三大股东及持股情况：鲁银刚持股 40.55%、广

州嘉翔信息科技有限公司持股 20.47%、张志名持

股 9.21%。

统一社会信用代码 914401160880541925

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 合伙企业基本信息

企业名称 广州咨投投资合伙企业（有限合伙）

合伙类型 有限合伙

执行事务合伙人 何蘇洪

成立日期 2017年 1月 17日

住所/通讯地址
广州市高新技术产业开发区科丰路 31号 G2栋

406

经营范围
投资咨询服务；个人形象设计服务；展台设计服

务；室内装饰设计服务

统一社会信用代码 91440101MA59J08D5H

是否属于失信联合惩戒对象 否

3、 自然人基本信息

姓名 胥淏

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 不适用

住所/通讯地址 内蒙古包头市昆都仑区惠民小区

是否属于失信联合惩戒对象 否

2023 年 9月 26 日，广州蓝奥信息科技有限公司分别与受让人胥淏签订《股

权转让协议》，拟通过特定事项协议转让方式向胥淏转让河南蓝奥智能科技股份

有限公司 1,699,000 股流通股；2023年 9 月 26日，广州蓝奥信息科技有限公司

与受让人广州咨投投资合伙企业(有限合伙)签订《股权转让协议》拟通过特定事

项协议转让方式向广州咨投投资合伙企业(有限合伙)转让河南蓝奥智能科技股

份有限公司 612,000 股流通股。通过上述转让，广州蓝奥信息科技有限公司拥有

权益比例从 84.9853%拟变为 51%，胥淏拥有权益比例从 0.0147%拟变为 25%，广

州咨投投资合伙企业（有限合伙）拥有权益比例从 15%拟变为 24%。

二、 所涉及后续事项

上述股份变动未使公司实际控制人、第一大股东、控股股东发生变化，对公

司无影响。

本次股权变动不构成收购。

三、 备查文件目录

（一）广州蓝奥信息科技有限公司与胥淏签订的《股权转让协议》。

（二）广州蓝奥信息科技有限公司与广州咨投投资合伙企业（有限合伙）签

订的《股权转让协议》。

河南蓝奥智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日  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