公告编号：2023-053

证券代码：870221        证券简称：申朴信息        主办券商：浙商证券

申朴信息技术（上海）股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动

前
本次股份变动后

变动

时间

变动

方式 股数

（股）

占股

本比

例

股数

（股）

占股本

比例

刘晖 合计持

有股份

21,781,

524.00

43.45

55%

21,781,

524.00

40.4608% 2023

年 10

月 24

日

定向增

发

其中：无

限售股

份

4,824,1

26

9.624

4%

4,824,1

26

8.9612%

     有

限售股

份

16,957,

398

33.83

11%

16,957,

398

31.4996%

朱相峰 合计持

有股份

16,308,

297.00

32.53

61%

16,758,

297.00

31.1298% 2023

年 10

月 24

日

定向增

发

其中：无

限售股

份

5,076,8

10

10.12

86%

5,076,8

10

9.4305%

     有

限售股

份

11,231,

487

22.40

75%

11,681,

487

21.6992%

       昆山金

贝投

资企

业（有

限合

伙）

合计持

有股份

4,556,7

00.00

9.09% 4,556,7

00.00

8.4644% 2023

年 10

月 24

日

定向增

发

其中：无

限售股

份

1,139,1

75

2.272

7%

1,139,1

75

2.1161%

     有

限售股

份

3,417,5

25

6.818

2%

3,417,5

25

6.3483%

本次定向发行前，刘晖直接持有公司43.4555%的股份，其不参与

本次股票定向发行。本次定向发行后，刘晖持有公司40.4608%的股份，

仍为公司第一大股东。

本次定向发行前，刘晖、朱相峰为公司实际控制人，其直接持有

公司75.9916%股份，通过昆山金贝投资企业（有限合伙）控制公司

9.0909%的股份，刘晖、朱相峰实际可控制公司85.0825%的表决权。

本次定向发行后，刘晖、朱相峰直接持有公司71.5906%的股份，

通过昆山金贝投资企业（有限合伙）控制公司8.4644%的股份，刘晖、

朱相峰实际可控制公司80.0550%的表决权，仍为公司的实际控制人。

本次股票发行未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

（二） 投资者基本情况

1、合伙企业基本信息

企业名称 昆山金贝投资企业（有限合伙）

合伙类型 有限合伙

执行事务合伙人 刘晖

成立日期 2016年 4 月 22日

住所/通讯地址
昆山市花桥经济开发区金洋路 15 号总部

金融园 B 区 B2 栋五层

经营范围

项目投资、投资咨询、投资管理。（不得

从事金融、类金融业务）（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）

统一社会信用代码 91320583MA1MJEMY93

是否属于失信联合惩戒对

象
否

2、自然人基本信息

姓名 刘晖

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留

权
否 -

住所/通讯地址 上海市浦东新区国展路 1529 号 906-908

公告编号：2023-053

是否属于失信联合惩戒

对象
否

姓名 朱相峰

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留

权
否 -

住所/通讯地址 上海市浦东新区国展路 1529 号 906-908

是否属于失信联合惩戒

对象
否

本次定向发行前，刘晖直接持有公司 43.4555%的股份，其不参

与本次股票定向发行。本次定向发行后，刘晖持有公司 40.4608%的

股份，仍为公司第一大股东。

本次定向发行前，刘晖、朱相峰为公司实际控制人，其直接持有

公司 75.9916%股份，通过昆山金贝投资企业（有限合伙）控制公司

9.0909%的股份，刘晖、朱相峰实际可控制公司 85.0825%的表决权。

本次定向发行后，刘晖、朱相峰直接持有公司 71.5906%的股份，

通过昆山金贝投资企业（有限合伙）控制公司 8.4644%的股份，刘晖、

朱相峰实际可控制公司 80.0550%的表决权，仍为公司的实际控制人。

本次股票发行未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次

股票发行未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

二、 所涉及后续事项

本次定向发行未导致公司实际控制人、控股股东、第一大股东发

生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。

本次股份变动涉及权益变动报告书详见公司于同日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的

相关权益变动报告书（公告编号：2023-051）。

申朴信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2023年 10 月 19 日