公告编号：2023-019

证券代码：831104        证券简称：翔维科技        主办券商：天风证券

天津市翔维科技发展股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动

前
本次股份变动后

变动

时间

变动

方式 股数

（股）

占股

本比

例

股数

（股）

占股本

比例

上海津

互 科

技 有

限 公

司

合计持

有股份

13,999,

550

87.49

72%

13,600,

000

85% 2023

年 10

月 23

日

大宗交

易

其中：无

限售股

份

13,999,

550

87.49

72%

13,600,

000

85%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

重庆北

鲨 企

业 管

理 有

限 公

合计持

有股份

0 0.00% 1,598,8

00

9.9925% 2023

年 10

月 23

日

大宗交

易

其中：无

限售股

份

0 0% 1,598,8

00

9.9925%

司      有

限售股

份

0 0% 0 0%

陈曦 合计持

有股份

1,199,2

50

7.495

3%

0 0% 2023

年 10

月 23

日

大宗交

易

其中：无

限售股

份

1,199,2

50

7.495

3%

0 0%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

陈津生 合计持

有股份

801,000 5.006

3%

0 0.00% 2023

年 10

月 24

日

大宗交

易

其中：无

限售股

份

801,000 5.006

3%

0 0%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

2023年10月23日股东上海津互科技有限公司通过大宗交易转让

方式将其持有的公司399550股转让给重庆北鲨企业管理有限公司。本

次持股变动后，上海津互科技有限公司股份数量由13999550股减少为

13600000股，持股比例由87.49872减少为85%。

2023年10月23日股东陈曦通过大宗交易转让方式将其持有的公

司1199250股转让给重庆北鲨企业管理有限公司。本次持股变动后，

陈曦股份数量由1199250股减少为0股，持股比例由7.4953%减少为0%。

2023年10月24日股东陈津生通过大宗交易转让方式将其持有的

公司801000股转让。本次持股变动后，陈津生股份数量由801000股减

少为0股，持股比例由5.0063%减少为0%。

（二） 投资者基本情况

1、法人基本信息

公司名称 重庆北鲨企业管理有限公司

法定代表人 林远培

实际控制人 林远培

成立日期 2023 年 6月 28 日

注册资本（单位：元） 2,000,000

住所/通讯地址
重庆市渝北区回兴街道食品城大道 18

号 14-5-5-1

经营范围

第二类增值电信业务;第一类增值电信业

务;基础电信业务;互联网信息服务;网络

文化经营;食品互联网销售;互联网新闻

信息服务;药品互联网信息服务。（依法须

经批准的项目,经相关部门批准后方可开

展经营活动,具体经营项目以相关部门批

准文件或许可证件为准）一般项目:企业

管理;企业管理咨询;广告制作;广告发

布;广告设计、代理;平面设计;组织文化

艺术交流活动;电影摄制服务;数字内容

制作服务（不含出版发行）;技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广;供应链管理服务;物联网应

用服务;商务代理代办服务;安全咨询服

务;认证咨询;咨询策划服务;环保咨询服

务;票据信息咨询服务;水利相关咨询服

务;公共安全管理咨询服务;信息技术咨

询服务;社会经济咨询服务;健康咨询服

务（不含诊疗服务）;旅游开发项目策划

咨询;法律咨询（不含依法须律师事务所

执业许可的业务）;人工智能公共服务平

台技术咨询服务;工程管理服务;体育赛

事策划;新材料技术推广服务;风力发电

技术服务;创业空间服务;市场营销策划;

市场调查（不含涉外调查）;图文设计制

作;办公服务;专业设计服务;互联网销售

（除销售需要许可的商品）;服装服饰批

发;日用品批发;服装服饰零售;服装辅料

销售;塑料制品销售;产业用纺织制成品

销售;日用杂品销售;母婴用品销售;纸制

品销售;羽毛（绒）及制品销售;针纺织品

及原料销售;劳动保护用品销售;家用电

器销售;日用家电零售;竹制品销售;机械

电气设备销售;日用百货销售;宠物食品

及用品批发;养生保健服务（非医疗）;五

金产品批发;厨具卫具及日用杂品批发;

箱包销售;化妆品零售;化妆品批发;个人

卫生用品销售;针纺织品销售;建筑材料

销售;建筑装饰材料销售;保健食品（预包

装）销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿

配方食品销售;食品销售（仅销售预包装

食品）;钟表销售;钟表与计时仪器销售。

公司类型 有限责任公司

股权结构  林远培持股 65%；黄杰持股 35%

统一社会信用代码 91500112MACN2U9K75

是否属于失信联合惩戒对

象
否

公司名称 上海津互科技有限公司

法定代表人 苗文全

实际控制人 张嘉昕

成立日期 2014 年 9月 24 日

注册资本（单位：元） 5,000,000

住所/通讯地址
中国（上海）自由贸易试验区富特北路

211 号 302 部位 368 室

经营范围

从事电子科技领域、计算机科技领域、化

工科技领域内的技术服务、技术咨询、技

术开发、技术转让,软件开发,信息咨询服

务（不含许可类信息咨询服务）、企业管

理咨询、财务咨询。

公司类型 有限责任公司

股权结构
  天津坤仑财务咨询服务有限公司持股

100%

统一社会信用代码 91310000312544090E

是否属于失信联合惩戒对

象
否

2、自然人基本信息

姓名 陈曦

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留

权
否 _______

住所/通讯地址
天津市和平区南京路 235 号河川大厦

A-11B

是否属于失信联合惩戒

对象
否

姓名 陈津生

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留

权
否 _______

住所/通讯地址
天津市和平区南京路 235 号河川大厦

A-11B

是否属于失信联合惩戒

对象
否

本次权益变动涉及披露权益变动报告书，信息披露义务人上海津

互科技有限公司已于 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台披露了《权益变动报告书》（公告编号：

2023-018）。

二、 所涉及后续事项

上述股份变动未导致公司控股股东变更，不会对公司持续经营产

生不利影响。

上述股份变动涉及权益变动报告书，已于同日披露，但不涉及收

购报告书等文件，本次股份变动不会对公司生产经营造成影响。

三、 备查文件目录

《权益变动报告书》

《持股 5%以上股东每日持股变化明细》

《持股 5%以上股东每日持股变化名单》

天津市翔维科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日