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中诚信国际关于终止许昌远东传动轴股份有限公司

主体和相关债项信用评级的公告

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“远东传动”或“公司”）发行的

“许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券”（以下简称“远东转

债”）由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行信用

评级工作。2023 年 6 月 19 日，中诚信国际对公司及上述债券进行定期跟踪评

级，维持远东传动主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持“远东转债”的

债项信用等级为 AA。

公司于 2023 年 11 月 18 日发布《关于“远东转债”赎回结果的公告》和《关

于“远东转债”摘牌的公告》称，“远东转债”已于 2023 年 10 月 19 日触发有条

件赎回条款1；截至 2023 年 11 月 9 日收市，尚未转股的“远东转债”数量为

17,639 张，赎回款 1,767,956.97 元已于 2023 年 11 月 17 日划入持有人资金账户，

公司完成“远东转债”的全额赎回。

截至本公告出具日，“远东转债”已完成兑付摘牌，远东传动已无使用中诚

信国际评级的存续债券。根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经

中诚信国际信用评级委员会审议决定，自本公告发布之日起，中诚信国际终止对

许昌远东传动轴股份有限公司主体信用评级和“远东转债”的债项信用评级，并

1 自 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 10 月 19 日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“远东转债”当期转股价格（即 5.11 元/股）的

130%（即 6.64 元/股）的情形，“远东转债”已触发《可转债募集说明书》中规定的有条件赎回条款。 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将不再更新其信用评级结果。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二三年十一月二十二日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