公告编号：2023-053

证券代码：873799     证券简称：紫泉能源     主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源技术股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

宁波汇

嘉新能

企业管

理合伙

企 业

（有限

合伙

合计持有

股份

0 0% 6,000,000 6.68% 2023

年 12

月 13

日

参与

定向

发行

新增

股份

其中：无

限售股份

0 0% 0 0%

     有

限售股份

0 0% 6,000,000 6.68%

2023 年 7 月 7 日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第

三次会议，审议通过了《关于〈紫泉能源技术股份有限公司股票定向发行说明书〉

的议案》等议案，并于 2023 年 7 月 10 日披露了《股票定向发行说明书》等公

告。 2023 年 7 月 26 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于〈紫泉能源技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案，并

于 2023 年 7 月 31 日披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》等公告。

全国股转公司于 2023 年 8 月 4 日向公司出具了《关于同意紫泉能源技术

股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1557 号），核准公司定向发

行不超过 600 万股，股票定向发行的函自出具之日起 12 个月内有效。

公司目前正在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理本次股票定

向发行新增股份登记手续，本次定向发行新增股份 6,000,000 股，公司总股本由

83,850,000 股增加至 89,850,000 股。 本次股票定向发行前，控股股东王育华

先生直接持有公司股份 45,299,000 股，直接持股比例为 54.02%，直接及间接

合计控制公司股份 57,098,800 股，占总股本的 68.10%。控股股东王育华未参

与本次定向发行，本次股票定向发行后，控股股东王育华直接持有公司股份

45,299,000 股，直接持股比例为 50.42%，直接及间接合计控制公司股份

57,098,800 股，占总股本的 63.55%。

宁波汇嘉新能企业管理合伙企业（有限合伙）参与本次定向发行，通过定向

发行认购方式， 取得挂牌公司发行的新股，发行后持股比例从发行前的 0%变为

6.68%。

（二） 投资者基本情况

1、 合伙企业基本信息

企业名称 宁波汇嘉新能企业管理合伙企业（有限合伙）

合伙类型 有限合伙

执行事务合伙人 张杰

成立日期 2023 年 5 月 22 日

住所/通讯地址
浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 4 幢一层

Y0179

经营范围
一般项目：企业管理(除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动)

统一社会信用代码 91330206MACJNKEPXM

是否属于失信联合惩戒对象 否

二、 所涉及后续事项

本次股票定向发行完成后，公司实际控制人、第一大股东未发生变动。公司

控制权未发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。

本次股份变动情况不涉及投资者披露权益变动报告书、收购报告书、要约收

购报告等文件。

三、 备查文件目录

《紫泉能源技术股份有限公司股票定向发行情况报告书》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日  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