公告编号：2023-069

1

证券代码：832789        证券简称：诚栋营地        主办券商：安信证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式
股数

（股）

占股本

比例

股数

（股）

占股本

比例

赵 军

勇 及

其 一

致 行

动人

合计持有

股份

50,460,201 49.03% 59,553,976 57.87% 2023

年 12

月 20

日

协议

方式

其中：无

限售股份

15,888,583 15.44% 24,982,358 24.27%

     有

限售股份

34,571,618 33.59% 34,571,618 33.59%

2023年 12月 20日，赵军勇、赵伟、赵玲、北京诚栋盛景投资中心（有限

合伙）签署《一致行动协议》，使得挂牌公司一致行动人发生变更，一致行动人

由无变更为赵军勇及其一致行动人赵伟、赵玲、北京诚栋盛景投资中心（有限

合伙），存在新增的一致行动人。赵军勇通过协议方式，增持挂牌公司股份，持

股比例从 49.03%增至 57.87%。

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要

内容

《一致行动协议》

公告编号：2023-069

2

“……。

在股东大会召开前五日内先行召开的一致行动人会议出现投赞成票的表

决权比例与投反对票的表决权比例相同或者无法达到本协议约定的多数表决

通过比例导致无法出现多数表决意见的，乙方一（诚栋盛景）、乙方二（赵伟）、

（乙方三）赵玲则以甲方（赵军勇）的最终意见为准；并在随后召开的股东大

会中按照甲方（赵军勇）的最终表决意见和结果为准，并在投票时与甲方（赵

军勇）的表决意见保持一致。

本协议约定的双方的一致行动期限为 10 年，自本协议生效之日起开始计

算；一致行动期限届满前一个月内，双方需要延长一致行动期限的，应当协商

重新签订一致行动协议。

……。”

（三） 投资者基本情况

1、 合伙企业基本信息

企业名称 北京诚栋盛景投资中心（有限合伙）

合伙类型 有限合伙

执行事务合伙人 赵军勇

成立日期 2015 年 3 月 17 日

住所/通讯地址
北京市通州区宋庄镇小堡艺术园区美术馆东街

8-3 号

经营范围 投资、资产管理

统一社会信用代码 91110112335493468J

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 自然人基本信息

姓名 赵军勇

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址
北京市通州区梨园镇翠景北里 26号楼 18层 1

单元 1802

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 赵伟

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址 北京市通州区通胡大街 25号院

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 赵玲

性别 女

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址
北京市通州区五里店西路 6 号院 10号楼 462

号

是否属于失信联合惩戒对象 否

本次股东持股情况变动详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《权益变动报告书》（公告编号：2023-068）。

二、 所涉及后续事项

本次持股变动不会导致第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化，不

会给公司经营造成不利影响。

本次持股情况变动涉及权益变动事项，信息披露义务人已披露《权益变动

报告书》。

本次持股情况变动不涉及投资者披露收购报告书、要约收购报告书等文

件，

三、 备查文件目录

1、《权益变动公告》；

2、《一致行动协议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日  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