证券代码：002681          证券简称：奋达科技          公告编号：2023-067

深圳市奋达科技股份有限公司

关于富诚达原股东限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为 29,835,173 股，占公司总股本 1.6525%，股

份性质为限售条件流通股，本次解除股份限售的股东人数为 4 名。

2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 1 月 4 日（星期四）。

一、股份发行概况及股份变动情况

1、股份发行概况

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 26 日收

到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奋达科技股份有限公司向文忠泽等

发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1372 号）（以下

简称“《批复》”）。根据《批复》，本公司向文忠泽发行 70,047,364 股股份、向张

敬明发行 45,893,100 股股份，向董小林发行 45,087,959 股股份、向深圳市富众达

投资合伙企业（有限合伙）发行 5,624,537 股股份购买富诚达资产。经深圳证券

交易所批准同意，上述股份于 2017 年 9 月 7 日上市。具体内容参见公司于 2017

年 9 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份及支付

现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》。

2、股份变动情况

（1）2018 年 7 月 4 日，根据 2017 年度股东大会决议，公司实施了向全体

股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转

增 4 股的分配方案。以上权益分派方案实施后，上述股东本次限售股持股情况如

下：

序号 股东名称
变动前所持限售

股份数（股）
本次变动

变动后所持限售

股份数（股）

1 文忠泽 70,047,364 +27,858,250 97,905,614

2 张敬明 45,893,100 +18,251,957 64,145,057

3 董小林 45,087,959 +17,931,747 63,019,706

4
深圳市富众达投资合

伙企业（有限合伙）
5,624,537 +2,236,911 7,861,448

合计 166,652,960 +66,278,865 232,931,825

（2）根据立信会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《深圳市奋达科技股

份有限公司关于深圳市富诚达科技有限公司 2019 年业绩承诺实现情况的专项审

计报告》（以下简称“《专项审计报告》”），富诚达未完成 2019 年度业绩承诺，累

计应补偿金额 1,947,465,483.68 元，具体内容参见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨

潮资讯网披露的相关公告。

经公司第四届董事会第八次会议（临时）及 2019 年度股东大会审议通过，

公司与富诚达原股东签署了《协议书》，对解决 2019 年度业绩补偿争议纠纷达成

和解，具体内容参见公司于 2020 年 5 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网披露的《关于对业绩补偿纠纷达成和解并签署<协议书>

的公告》。根据《协议书》约定，公司和补偿义务人同意按 2017-2019 年度累计

实现的扣非后净利润 3.12 亿元为基础进行补偿，补偿金额 1,779,888,888.89 元，

富诚达原股东以注销奋达科技股票 203,096,652 股来支付上述补偿金额。以上股

份业绩补偿股份回购注销实施完成后，上述股东本次限售股持股情况如下：

序号 股东名称
变动前所持限售

股份数（股）
本次变动

变动后所持限售

股份数（股）

1 文忠泽 97,905,614 -85,365,584 12,540,030

2 张敬明 64,145,057 -55,928,756 8,216,301

3 董小林 63,019,706 -54,947,800 8,071,906

4
深圳市富众达投资合

伙企业（有限合伙）
7,861,448 -6,854,512 1,006,936

合计 232,931,825 -203,096,652 29,835,173

截至目前，公司总股本为 1,805,405,876 股，上述股东本次尚未解除限售的

股份共计 29,835,173 股，占公司总股本的 1.65%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、股东作出与本次限售股份上市流通有关的承诺及履行情况

（1）关于本次申请解除限售股份锁定期的承诺及履行情况

富诚达原股东的锁定期承诺：基于本次交易取得的公司股票自本次新增股份

上市之日起三十六个月内不得转让、质押和托管基于本次交易取得的公司股票。

基于本次交易取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所

衍生取得的股票亦应遵守前述股票限售安排。

经核查，本次申请解除限售股份的股东严格履行了上述锁定期的承诺。

（2）关于富诚达业绩的承诺及履行情况

根据双方签署的《业绩补偿协议》，富诚达原股东承诺富诚达于 2017 年度、

2018 年度、2019 年度的扣非后净利润分别为 2.0 亿元、2.6 亿元、3.5 亿元。

根据立信会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《专项审计报告》，富诚达

原股东未完成 2019 年度业绩承诺，累计应补偿金额 1,947,465,483.68 元。经公司

第四届董事会第八次会议（临时）及 2019 年度股东大会审议通过，公司与富诚

达原股东签署了《协议书》，对解决 2019 年度业绩补偿争议纠纷达成和解。根据

《协议书》约定，公司和富诚达原股东同意按 2017-2019 年度累计实现的扣非后

净利润 3.12 亿元为基础进行补偿，补偿金额 1,779,888,888.89 元，富诚达原股东

以注销奋达科技股票 203,096,652 股来支付上述补偿金额。

截至 2020 年 7 月 15 日，富诚达原股东已完成上述《协议书》中约定的业绩

补偿并回购注销相应股份，具体内容参见公司于 2020 年 7 月 15 日在《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于业绩补偿股份回购注销

实施完成的公告》。上述股份注销完成后，富诚达原股东实际补偿金额与《专项

审计报告》确定的补偿金额尚存在差异，因此富诚达原股东所持有的剩余限售股

份在原锁定期届满后并未解除限售。

（3）关于控股股东肖奋先生的承诺及履行情况

为保障上市公司及中小投资者的利益，公司控股股东肖奋就上述业绩补偿差

额承担担保责任，具体承诺如下：“如富诚达原股东未足额补偿上述差额，本人

将就公司未追回之金额或股份承担担保责任，扣除撤回仲裁费退费和上市公司享

有的个人所得税退税部分后，对其进行补足，直至上市公司足额收回上述差额。

如上市公司及本人在 2022 年 11 月 29 日前未追回富诚达原股东任何金额，则本

人对业绩补偿差额部分扣除撤回仲裁费退费和上市公司享有的个人所得税退税

部分后，按照《业绩补偿协议》计算应注销股份数，在半年内即 2023 年 5 月 29

日（即公司原董事文忠泽、董小林持有奋达科技股票完全流通日）前注销奋达科

技股票；或向上市公司补偿等额现金。”

截至 2022 年 11 月 29 日，上市公司及控股股东未追回富诚达原股东的任何

金额，根据上述承诺，肖奋先生选择以注销股票 19,261,744 股履行担保责任。截

至 2023 年 7 月 27 日，控股股东肖奋已履行承诺并回购注销上述股份。具体内容

参见公司于 2023 年 7 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮

资讯网披露的《关于控股股东业绩承诺补偿差额股份回购注销完成的公告》。

综上，富诚达原股东已履行完毕和解《协议书》中约定金额，《专项审计报

告》与和解《协议书》之间的差额股份控股股东肖奋先生已承担担保责任，并已

履行完毕。

2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，

公司对其不存在违规担保等侵占上市公司利益的行为。

三、本次限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份的上市流通日为 2024 年 1 月 4 日。

2、本次申请解除限售的股份数量为 29,835,173 股，占公司总股本的 1.65%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名。

4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号 股东名称
持有限售股

份数（股）

本次可上市流

通股数（股）

本次可上市流

通股数占公司

总股本的比例

冻结/标记

数量（股）

1 文忠泽 12,540,030 12,540,030 0.69% 0

2 张敬明 8,216,301 8,216,301 0.46% 0

3 董小林 8,071,906 8,071,906 0.45% 0

4
深圳市富众达投资合

伙企业（有限合伙）
1,006,936 1,006,936 0.06% 0

合计 29,835,173 29,835,173 1.65% 0

四、股本结构变动情况

本次限售股份流通上市后，股本结构变动情况如下：

股份性质
本次变动前 本次变动数

量（股）

本次变动后

数量（股） 比例 数量（股） 比例

一、限售条件流通股/

非流通股
446,501,116 24.73% -29,835,173 416,665,943 23.08%

高管锁定股 416,665,943 23.08% 0 416,665,943 23.08%

首发后限售股 29,835,173 1.65% -29,835,173 0 0.00%

二、无限售条件流通股 1,358,904,760 75.27% +29,835,173 1,388,739,933 76.92%

三、总股本 1,805,405,876 100% 0 1,805,405,876 100%

本次限售股份上市流通后，公司的股权分布仍具备上市条件。

五、财务顾问核查意见

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）就本次限售股份解禁并上

市流通出具了《金元证券股份有限公司关于深圳市奋达科技股份有限公司部分股

东限售股份上市流通的核查意见》，结论性意见如下：

1、本次限售股份解除限售上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所

的有关规定；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合限售股份解除限售的数

量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、富诚达原股东文忠泽、张敬明、董小林、深圳市富众达投资合伙企业（有

限合伙）在上市公司 2017 年发行股份购买资产的交易中做出的与本次限售股上

市流通有关的业绩承诺履行情况如下：富诚达原股东已履行完毕和解《协议书》

中约定金额；《专项审计报告》与和解《协议书》之间的差额股份控股股东肖奋

先生已承担担保责任，并已履行完毕。

4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

5、金元证券对奋达科技本次限售股解禁事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、财务顾问出具的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

                                         2023 年 12 月 29 日