证券代码： 688336      证券简称：三生国健         公告编号：2024-002

三生国健药业（上海）股份有限公司

关于控股股东及其他股东自愿延长限售股份锁定期

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于近

日收到公司控股股东富健药业有限公司（以下简称“富健药业”）及

其他股东上海兴生药业有限公司（以下简称“上海兴生”）、沈阳三

生制药有限责任公司（以下简称“沈阳三生”）、达佳国际（香港）

有限公司（以下简称“达佳国际”）、上海浦东田羽投资发展中心（有

限合伙）（以下简称“浦东田羽”）、Grand Path Holdings Limited

（以下简称“Grand Path”）、上海翃熵投资咨询有限公司（以下简

称“上海翃熵”）分别出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》，

现将相关情况公告如下：

富健药业、上海兴生、沈阳三生、达佳国际、浦东田羽、Grand

Path、上海翃熵基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度

认可，为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资

者利益，自愿延长所持有的公司首发前限售股份（合计 524,044,302

股，占公司当前总股本的 84.9637%）的锁定期，自 2024 年 1 月 21

日限售期届满之日起自愿延长 6个月至 2024年 7月 21日。在上述锁

定期内，不转让或委托他人管理所持首发前股份，亦不会要求公司回

购该部分股份。

上述股东持股的具体情况如下：

序

号
股东名称

持有限售股数

量（股）

持有限售

股占公司

总股本比

例

本次自愿延

长锁定期的

限售股数量

（股）

自愿延长后

锁定期截止

日

1  富健药业有限公司 221,518,988  35.92% 221,518,988
2024年 7月

21日

2  上海兴生药业有限公司 212,658,228  34.48% 212,658,228
2024年 7月

21日

3
沈阳三生制药有限责任

公司
39,614,607  6.42% 39,614,607

2024年 7月

21日

4
达佳国际（香港）有限公

司
25,160,657  4.08% 25,160,657

2024年 7月

21日

5
上海浦东田羽投资发展

中心（有限合伙）
10,965,428  1.78% 10,965,428

2024年 7月

21日

6
Grand Path Holdings

Limited
10,408,922  1.69% 10,408,922

2024年 7月

21日

7
上海翃熵投资咨询有限

公司
3,717,472  0.60% 3,717,472

2024年 7月

21日

合计 524,044,302 84.96% 524,044,302 -

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时

履行信息披露义务。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2024年 1月 16日