公告编号：2024-003

证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代码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1444
证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简称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办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商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东吴证券

德全药品（江苏）股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 995,860 股，占公司总股本 0.79%，可交易时

间为 2024 年 1月 19 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号
股东姓名

或名称

是否为控

股股东、

实际控制

人或其一

致行动人

董事、监

事、高级

管理人员

任职情况

本次解限

售原因

本次解除

限售登记

股票数量

本次解

除限售

股数占

公司总

股本比

例

尚未解除

限售的股

票数量

1 罗郴 否   D 36,040 0.0285% 0

2 王悦 否   D 32,640 0.0258% 0

3 雷碧军 否   D 32,640 0.0258% 0

4 王武 否   D 32,640 0.0258% 0

5 李军 否   D 32,640 0.0258% 0

6 徐维建 否       D 32,640 0.0258% 0

7 何祥 否   D 32,640 0.0258% 0

8 李琰 否   D 20,400 0.0162% 0

9 刘洪坤 否   D 20,400 0.0162% 0

10 简忠民 否   D 14,620 0.0116% 0

11 王涛 否   D 13,600 0.0108% 0

12 王加扣 否   D 12,580 0.0100% 0

13 何剑鸣 否   D 12,580 0.0100% 0

14 张成 否   D 12,580 0.0100% 0

15 笪远锋 否   D 12,580 0.0100% 0

16 周戴鸣 否   D 11,560 0.0092% 0

17 陶秀雯 否   D 11,560 0.0092% 0

18 丁海龙 否   D 11,560 0.0092% 0

19 刘长治 否   D 11,560 0.0092% 0

20 白晓华 否   D 11,560 0.0092% 0

21 吴小玲 否   D 11,560 0.0092% 0

22 吴京 否   D 11,560 0.0092% 0

23 张榆 否   D 11,560 0.0092% 0

24 袁国振 否   D 11,560 0.0092% 0

25 文静 否   D 11,560 0.0092% 0

26 张春华 否   D 11,560 0.0092% 0

27 王敏 否   D 11,560 0.0092% 0

28 戴立毅 否   D 11,560 0.0092% 0

29 唐兵 否   D 11,560 0.0092% 0

30 周玉晶 否   D 11,560 0.0092% 0

31 宋会民 否   D 11,560 0.0092% 0

32 耿贺敏 否   D 11,560 0.0092% 0

33 李付强 否   D 11,560 0.0092% 0

34 李杰 否   D 11,560 0.0092% 0

35 张卫国 否   D 11,560 0.0092% 0

36 郭玉标 否   D 11,560 0.0092% 0

37 周勤方 否   D 11,560 0.0092% 0

38 文华军 否   D 11,560 0.0092% 0

39 朱绍杰 否   D 11,560 0.0092% 0

40 涂芳 否   D 11,560 0.0092% 0

41 孙岩 否   D 11,560 0.0092% 0

42 游率 否   D 11,560 0.0092% 0

43 姜灏 否   D 11,560 0.0092% 0

44 吴萌萌 否   D 11,560 0.0092% 0

45 商建军 否   D 11,560 0.0092% 0

46 臧凯花 否   D 10,540 0.0083% 0

47 张建芳 否   D 10,540 0.0083% 0

48 蒋英 否   D 10,540 0.0083% 0

49 丁庆武 否   D 10,540 0.0083% 0

50 金丽娟 否   D 10,540 0.0083% 0

51 朱磊 否   D 10,540 0.0083% 0

52 邱学彬 否   D 10,540 0.0083% 0

53 陈小芳 否   D 10,540 0.0083% 0

54 黄琳 否   D 10,540 0.0083% 0

55 马毛迎 否   D 10,540 0.0083% 0

56 邱慎鹏 否   D 9,860 0.0078% 0

57 刘红梅 否   D 9,860 0.0078% 0

58 严新兵 否   D 9,860 0.0078% 0

59 苏明琴 否   D 9,860 0.0078% 0

60 赵惠玉 否   D 9,860 0.0078% 0

61 翁良广 否   D 9,860 0.0078% 0

62 姜韶岚 否   D 9,860 0.0078% 0

63 吴向前 否   D 9,860 0.0078% 0

64 何正林 否   D 9,860 0.0078% 0

65 张祖演 否   D 9,860 0.0078% 0

66 王爱玲 否   D 9,860 0.0078% 0

67 樊书霞 否   D 9,860 0.0078% 0

68 孟玲玲 否   D 9,860 0.0078% 0

69 周素梅 否   D 9,860 0.0078% 0

70 马丽娜 否   D 9,860 0.0078% 0

71 黄华灿 否   D 9,860 0.0078% 0

72 闫明 否   D 9,860 0.0078% 0

73 郭育 否   D 9,860 0.0078% 0

74 郭丹 否   D 9,860 0.0078% 0

75 黄春梅 否   D 5,100 0.0040% 0

合计 — 995,860 0.7893% 0

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限

售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除

限售；F其他

自愿限售解除情况说明

根据 2020 年第一次股票发行时所签订的《股份认购合同》第四条“本次发

行股票发行对象的限售安排如下：乙方本次认购的股份为有限售条件的普通股，

自在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记之日起 12 个月

内，乙方不得转让本次认购的股份；12 个月后,可解禁本次认购股份总数的 33%；

24 个月后，可解禁本次认购股份总数的 33%，36 个月后可解禁本次认购股份总

数的 34%。《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行）》、《公司章程》有关法律、法规和规范性文件对乙方本次认购股份的转让另

有规定的，乙方转让该等股份还应符合前述相关规定。”

2020 年第一次股票发行时登记的股东，股份持有皆已满 3 年，没有提前解

除限售的情形。公司本次可解除限售登记进入全国中小企业股份转让系统公开转

让的股份总额 为 995,860 股。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 123,290,682 97.64%

有限售条件的

股份

1、高管股份 2,980,629 2.36%

2、个人或基金 0 0.00%

3、其他法人 0 0.00%

4、限制性股票 0 0.00%

5、其他 0 0.00%

有限售条件股份合计 2,980,629 2.36%

总股本 126,271,311 100.00%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的

限售股份

五、备查文件

(一)《股东名册》

（二）《解除限售申请表》

（三）《解除限售申请》

德全药品（江苏）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日  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