公告编号：2024-001

证券代码：873041        证券简称：邢农银行        主办券商：海通证券

河北邢台农村商业银行股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

河 北

富 兴

房 地

产 开

发 有

限 公

司

合计持有

股份

52,707,600 5.3082% 45,807,600 4.6133% 2024

年 1月

17 日

大宗

交易

其中：无

限售股份

52,707,600 5.3082% 45,807,600 4.6133%

     有

限售股份

0 0% 0 0%

2024 年 1月 17 日，股东河北富兴房地产开发有限公司通过全国中小企业股

份转让系统以大宗交易方式减持股份 690 万股，持股数量由 52,707,600 股变为

45,807,600股，持股比例由 5.3082%变为 4.6133%。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 河北富兴房地产开发有限公司

法定代表人 段梅彩

实际控制人 郝京茂

公告编号：2024-001

成立日期 2002年 4月 18日

注册资本（单位：元） 10,000,000

住所/通讯地址
河北省邢台市襄都区中兴东大街亿德隆东海尖

端商务楼 B座 508

经营范围

许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动）

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

股权结构
郝京茂，持股 75%；

段梅彩，持股 25%。

统一社会信用代码 9113050173738773XW

是否属于失信联合惩戒对象 是

河北富兴房地产开发有限公司通过大宗交易方式减持股份 690万股，持股数

量由 52,707,600 股变为 45,807,600股，持股比例由 5.3082%变为 4.6133%。

二、 所涉及后续事项

本次持股变动将会导致第一大股东发生变化，由原并列第一大股东河北富兴

房地产开发有限公司、邢台家乐园集团商贸有限责任公司现变更为第一大股东邢

台家乐园集团商贸有限责任公司，持股比例 5.3082%。

本次持股变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

本次持股变动不涉及权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告等文件。

：2024
001

河北邢台农村商业银行股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日

	一、 本次持股变动基本情况
	（一） 投资者股份变动情况
	（二） 投资者基本情况
	1、 法人基本信息

	二、 所涉及后续事项