公告编号：2024-005

证券代码：832554        证券简称：桑尼泰克        主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式
股数

（股）

占股本

比例

股数

（股）

占股本

比例

顾 中

权

合计持有

股份

25,775,027 36.88% 25,775,027 34.25% 2024

年 1

月 31

日

其他

（定

向发

行）

其中：无

限售股份

6,398,674 9.16% 6,398,674 8.50%

     有

限售股份

19,376,353 27.73% 19,376,353 25.75%

注：上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，该差异系由于四

舍五入造成。

桑尼泰克精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月

18 日召开 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于桑尼泰克精密工业股

份有限公司股票定向发行说明书的议案》及相关议案。2023年 12月 26日，公

司定向发行股票获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同

意桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3398

号）。公司目前已在中国证券登记结算有限责任公司办理本次股票发行新增股

份登记手续，公司本次定向发行新增股份共计 5,375,718 股，将于 2024 年 1

月 31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

由于本次定向发行新股，导致公司实际控制人顾中权的持股比例被动稀

释。

本次发行前，公司的第一大股东为顾中权，控股股东、实际控制人为顾中

权、顾小毛，二人直接持有公司 70.45%股份，并通过宁国市中晨投资中心（有

限合伙）间接控制公司 9.35%的股份表决权。顾中权和顾小毛合计控制公司

79.81%的股份表决权；本次发行完成后，顾中权、顾小毛直接持有公司 65.42%

股份，并通过宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接控制公司 8.69%的股份表

决权。顾中权和顾小毛合计控制公司 74.11%的股份表决权。

（二） 投资者基本情况

1、 自然人基本信息

姓名 顾中权

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否

住所/通讯地址 浙江省余姚市三七市镇祝家渡村祝东

是否属于失信联合惩戒对象 否

由于公司 2023 年定向发行股票完成后，总股本增加，导致公司第一大股

东顾中权直接持股比例由 36.88%下降至 34.25%。

二、 所涉及后续事项

上述股份变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

股东权益变动不涉及投资者披露权益变动报告书、收购报告书、要约收购

报告书等文件。

三、 备查文件目录

《桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行情况报告书》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日

	一、 本次持股变动基本情况
	（一） 投资者股份变动情况
	（二） 投资者基本情况
	1、 自然人基本信息

	二、 所涉及后续事项
	三、 备查文件目录