公告编号：2024-001

证券代码：871394        证券简称：立信数据        主办券商：国融证券

立信（重庆）数据科技股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 1,021,260 股，占公司总股本 4.1285%，可交

易时间为 2024 年 2 月 7 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号
股东姓名

或名称

是否为控

股股东、

实际控制

人或其一

致行动人

董事、监

事、高级

管理人员

任职情况

本次解限

售原因

本次解除

限售登记

股票数量

本次解

除限售

股数占

公司总

股本比

例

尚未解除

限售的股

票数量

1 张仲芳 否 - D 246,240 0.9954% 0

2 张吴 否 - D 64,800 0.2620% 0

3 周钦 否 - D 43,200 0.1746% 0

4 代沁芯 否
职工代表

监事

B 9,270
0.0375% 27,810

5 杨艳 否 副总经理 B 9,270 0.0375% 27,810

6 吴昊 否 - D 37,080 0.1499% 0

7 龙雪梅 否 - D 36,960 0.1494% 0

8 梁晶 否
财务负责

人

B 9,000
0.0364% 27,000

9 王敏 否 - D 24,960 0.1009% 0

10 王晶 否 - D 24,720 0.0999% 0

11 高保琴 否 - D 24,600 0.0994% 0

12 徐颖 否 - D 24,600 0.0994% 0

13 李昂 否 - D 22,560 0.0912% 0

14 徐晓 否 - D 21,600 0.0873% 0

15 吴艳 否 - D 20,160 0.0815% 0

16 陈兰楠 否 - D 20,160 0.0815% 0

17 李发敏 否 - D 18,600 0.0752% 0

18 张丰 否 - D 13,680 0.0553% 0

19 文豪 否 - D 12,360 0.0500% 0

20 周颖 否 - D 12,360 0.0500% 0

21 顾红 否 - D 12,360 0.0500% 0

22 黄珊 否 - D 12,360 0.0500% 0

23 陈双凤 否 - D 12,360 0.0500% 0

24 陈明丽 否 - D 12,360 0.0500% 0

25 周霞 否 - D 12,360 0.0500% 0

26 耿彦锋 否 - D 12,360 0.0500% 0

27 胡星 否 - D 12,360 0.0500% 0

28 李根 否 - D 12,360 0.0500% 0

29 李路 否 - D 12,360 0.0500% 0

30 方灿 否 - D 12,240 0.0495% 0

31 张苑 否 - D 12,240 0.0495% 0

32 邓莎 否 - D 12,000 0.0485% 0

33 舒娟 否 - D 12,000 0.0485% 0

34 徐莹莹 否 - D 12,000 0.0485% 0

35 胡家艺 否 - D 12,000 0.0485% 0

36 陶文娟 否 - D 11,280 0.0456% 0

37 熊小宝 否 - D 8,400 0.0340% 0

38 易国娟 否 - D 8,040 0.0325% 0

39 邓娟 否 - D 7,920 0.0320% 0

40 石宏涛 否 - D 6,360 0.0257% 0

41 姚杰 否 - D 6,360 0.0257% 0

42 李叶萍 否 - D 6,360 0.0257% 0

43 曹晓锋 否 - D 6,240 0.0252% 0

44 张鸿忠 否 - D 6,240 0.0252% 0

45 徐莉 否 - D 6,240 0.0252% 0

46 李亚琼 否 - D 6,240 0.0252% 0

47 胡会 否 - D 6,240 0.0252% 0

48 刘菡 否 - D 6,240 0.0252% 0

49 杨荟 否 - D 6,120 0.0247% 0

50 冯俊杰 否 - D 6,120 0.0247% 0

51 演琼华 否 - D 6,000 0.0243% 0

52 何怡 否 - D 4,800 0.0194% 0

53 黎余萍 否 - D 4,320 0.0175% 0

54 杜瑶瑶 否 - D 4,080 0.0165% 0

55 余澜 否 - D 4,080 0.0165% 0

56 阳丽 否 - D 4,080 0.0165% 0

57 王莉 否 - D 2,400 0.0097% 0

58 鞠立红 否 - D 2,400 0.0097% 0

59 徐振枢 否 - D 2,400 0.0097% 0

60 刘翰臣 否 - D 2,400 0.0097% 0

合计 — 1,021,260 4.1285% 82,620

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限

售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除

限售；F其他

自愿限售解除情况说明

本次申请解除限售的股东中除代沁芯、杨艳、梁晶三位外，其余股东所持股

份的限售系定向发行完成后，于 2020年 8月 19日通过申请自愿限售形成，按其

签署的限售承诺，自愿限售期限为自办理限售之日起满 3年后解除限售。截止目

前上表中所有股东所持股份均已限售超过 3 年，除杨艳、代沁芯和梁晶外，其余

股东本次可申请解除限售的股份总数等于其目前持有的全部限售股数。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 15,185,797 61.39%

有限售条件的

股份

1、高管股份 9,551,123 38.61%

2、个人或基金 0 0%

3、其他法人 0 0%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 9,551,123 38.61%

总股本 24,736,920 100%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的

限售股份

五、备查文件

《立信（重庆）数据科技股份有限公司股票解除限售申请表》和《中登解除

限售通知》

立信（重庆）数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 2月 2日  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