公告编号：2024-006

1

证券代码：871589        证券简称：客都旭泰        主办券商：开源证券

广东客都旭泰能源股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 85,657,851 股，占公司总股本 63.6861%，

可交易时间为 2024 年 3 月 1 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号
股东姓名

或名称

是否为控

股股东、

实际控制

人或其一

致行动人

董事、监事、

高级管理人

员任职情况

本

次

解

限

售

原

因

本次解除限

售登记股票

数量

本次解除限

售股数占公

司总股本比

例

尚未解除

限售的股

票数量

1

广东客都

实业投资

有限公司

是 无 D 50,000,000 37.1747% 0

2

广东可为

实业投资

股份有限

公司

是 无 D 6,050,000 4.4981% 0

3 叶远才 否
董事

副董事长
B 1,207,500 0.8978% 4,263,750

4 杨国立 否 无 D 3,820,000 2.8401% 0

5 杨懿萍 否 无 D 3,600,000 2.6766% 0

6 杨琦 否 无 D 2,500,000 1.8587% 0

7

广东梅雁

龙盘能源

控股有限

公司

是 无 D 2,000,000 1.4870% 0

8 杨钦喜 否 无 D 1,800,000 1.3383% 0

9

梅州市明

智发展有

限公司

否 无 D 1,500,000 1.1152% 0

10 谢庭辉 否
董事

副总经理
B 463,014 0.3442% 1,389,042

11 黄勤创 否 无 D 1,000,000 0.7435% 0

12 钟仕康 否 无 D 1,000,000 0.7435% 0

13 杨苑 否 无 D 720,000 0.5353% 0

14 李贤志 否 无 D 720,000 0.5353% 0

15 熊洁珍 否 无 D 711,000 0.5286% 0

16 李战华 否 无 D 700,000 0.5204% 0

17 黄开立 否 无 D 638,000 0.4743% 0

18 叶侨发 否 无 D 600,000 0.4461% 0

19 赖金玲 否 无 D 500,000 0.3717% 0

20 叶山才 否 董事 C 500,000 0.3717% 0

21 刘欢 否 无 D 400,000 0.2974% 0

22 李战梅 否 无 D 360,000 0.2677% 0

23 林志强 否 董事 D 300,000 0.2230% 0

24 谢瑞玉 否 无 D 300,000 0.2230% 0

25 杨瑞 否 无 D 270,000 0.2007% 0

26 杨斌 否 无 D 260,000 0.1933% 0

27 李赞双 否 无 D 240,000 0.1784% 0

28 邱珍 否 无 D 240,000 0.1784% 0

29 杨小霞 否 无 D 220,000 0.1636% 0

30 蓝爱萍 否 无 D 200,000 0.1487% 0

31 谢政 否 无 D 200,000 0.1487% 0

32 叶科才 否 无 D 200,000 0.1487% 0

33 杨岸平 否 无 D 200,000 0.1487% 0

34 周振声 否 无 D 180,000 0.1338% 0

35 谢嫦 否 无 D 159,000 0.1182% 0

36 林裕君 否 监事 B 38,375 0.0285% 116,625

37 林宇飞 否 无 D 150,000 0.1115% 0

38 张海燕 否 无 D 120,000 0.0892% 0

39 吴惠君 否 无 D 120,000 0.0892% 0

40 陈宜昌 否
监事

监事会主席
B 5,750 0.0043% 107,250

41 李向东 否 无 D 110,000 0.0818% 0

42 黄金珠 否 无 D 100,000 0.0743% 0

43 余志刚 否 无 D 100,000 0.0743% 0

44 谢瑞萍 否 无 D 100,000 0.0743% 0

45 钟志超 否 无 D 92,000 0.0684% 0

46 黄伟良 否 无 D 80,000 0.0595% 0

47 罗任文 否 无 D 76,000 0.0565% 0

48 黄永江 否 无 D 72,000 0.0535% 0

49 黄裕珊 否 无 D 60,000 0.0446% 0

50 陈锐 否 无 D 60,000 0.0446% 0

51 杨艳梅 否 无 D 56,000 0.0416% 0

52 曾志城 否 无 D 55,000 0.0409% 0

53 熊雅 否 无 D 50,000 0.0372% 0

54 李兰 否 无 D 50,000 0.0372% 0

55 廖闻新 否 无 D 50,000 0.0372% 0

56 罗沧燕 否 无 D 50,000 0.0372% 0

57 谢萍 否 无 D 50,000 0.0372% 0

58 李丹 否 无 D 41,000 0.0305% 0

59 刘小岸 否 无 D 40,000 0.0297% 0

60 陈勇明 否 无 D 36,000 0.0268% 0

61 梁宝珠 否 无 D 36,000 0.0268% 0

62 陈凯 否 无 D 30,000 0.0223% 0

63 李春秀 否 无 D 30,000 0.0223% 0

64 丘汉中 否 无 D 30,000 0.0223% 0

65 谢长征 否
董事

董秘
B 5,625 0.0042% 191,250

66 凌远辉 否 财务负责人 B 5,587 0.0042% 73,163

合计 — 85,657,851 63.6861% 6,141,080

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限

售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除

限售；F其他

自愿限售解除情况说明

因 2022 年公司发行股份购买资产之重大资产重组，68 名交易对方在 2022

年 12 月 26 日取得公司股份,该部分股份交易对方均承诺了股份锁定期，即“自

股份登记在本人/本公司名下之日起 12 个月（或 6 个月）内不得转让”，故该部

分股份锁定。截至 2023 年 12 月 26 日,股份登记在交易对方名下已全部满 12 个

月，所以申请解除限售（有 2名交易对方是公司董事，已解足其所持有本公司股

份总数的 25%，本次无需再解）。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 107,652,920 80.0393%

有限售条件的

股份

1、高管股份 26,847,080 19.9607%

2、个人或基金 0 0%

3、其他法人 0 0%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 26,847,080 19.9607%

总股本 134,500,000 100%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的

限售股份

五、备查文件

（一）股东名册

（二）股票解除限售申请表

（三）股票解除限售的相关说明

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日

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