公告编号：2024-016

证券代码：838593        证券简称：大唐科技        主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

西 安

财 金

拨 改

投 投

资 合

伙 企

业（有

限 合

伙）

合计持

有股份

0 0% 14,705,822 9.09% 2024

年 3

月 1

日

其他

（参

与挂

牌公

司股

票定

向发

行）

其中：无

限售股

份

0 0% 14,705,822 9.09%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

刘 波

及 其

一 致

行 动

人

合计持

有股份

67,316,541 45.78% 67,316,541 41.61% 2024

年 3

月 1

日

其他

（股

票定

向发

行，总

其中：无

限售股

份

25,726,680 17.49% 25,726,680 15.90%

     有

限售股

份

41,589,861 28.28% 41,589,861 25.71% 股本

增加，

导致

持股

比例

被动

稀释）

本次发行前，公司控股股东及第一大股东为刘波，持有公司股份 55,127,962

股，占公司总股本的 37.49%，此外刘波与刘哲媛、张明 2 名公司股东为一致行

动人关系，一致行动关系自 2023 年 12 月 1 日至大唐科技向不特定合格投资者公

开发行股票并上市之日起满 36 个月止。刘波与其一致行动人合计持有大唐科技

45.78%股权；认购人西安财金拨改投投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西

安财金拨”）发行前不持有公司股份。

本次发行后，西安财金拨通过本次定向发行增持公司 14,705,822 股股份，占

发行完成后公司股权比例约 9.09%，公司控股股东及第一大股东刘波仍持有公司

55,127,962 股，占发行后总股本的 34.08%，刘波及其一致行动人合计持有公司

41.61%股权。因此，本次发行不会导致公司实际控制人、第一大股东及控股股东

变化。

（二） 投资者基本情况

1、 合伙企业基本信息

企业名称 西安财金拨改投投资合伙企业（有限合伙）

合伙类型 有限合伙

执行事务合伙人 西安财金资本管理有限公司

成立日期 2022 年 6 月 22 日

住所/通讯地址
陕西省西安市经济技术开发区明光路166号凯瑞

B 座 A2303 室

经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；社

会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动。(除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动)

统一社会信用代码 91610132MAB11L086D

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 自然人基本信息

姓名 刘波

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址
陕西省西安市莲湖区莲湖路三十六号 2 号楼 18

号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 刘哲媛

性别 女

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址 陕西省西安市未央区凤城二路海璟国际 9-2002

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 张明

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址 陕西省西安市未央区凤城二路海璟国际 9-2002

是否属于失信联合惩戒对象 否

公告编号：2024-016

因公司完成 2023 年第一次股票定向发行，新增股份 14,705,822 股，总股本

由 147,058,220 股变为 161,764,042 股，导致公司投资者权益发生变动。

西安财金拨通过本次发行，持有公司股份数从 0 股增持至 14,705,822 股，持

股比例从 0%增长至 9.09%。

公司控股股东刘波直接持有公司股份总数不变，持股比例由于总股本增加导

致持股比例被动稀释，从 37.49%降低至 34.08%，仍为公司第一大股东；本次发

行后刘波及其一致行动人实际能够支配表决权比例为 41.61%，仍为公司控股股

东。

二、 所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变动。

本次交易后，股东西安财金拨持有公司股份比例由 0%变更为 9.09%，不存

在间接持股或其他一致行动人持股的情况，未达到权益变动披露标准，不需要披

露权益变动报告。

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日  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