证券代码: 830810 证券简称: 广东羚光 主办券商: 开源证券

# 广东羚光新材料股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

- 一、本次股票解除限售数量总额为40,969,685股,占公司总股本18.89%,可交 易时间为 2024年3月14日。
- 二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位:股

序号	股东姓名或名称	是否为控 股股东、 实际控制 人或其一 致行动人	董事、监事、 高级管理人 员任职情况	本次 解限 售原 因	本次解除限 售登记股票 数量	本次解除 限售股数 占公司总 股本比例	尚未解除 限售的股 票数量
1	娄红涛	否	副总经理	В	3,898	0.0018%	559,117
2	梁神妹	否	副总经理、财务负责人	В	2,812	0.0013%	337,386
3	高川	否	无	D	67,312	0.0310%	269,251
4	樊艺军	否	无	D,	38,464	0.0177%	153,857
5	丁艳青	否	无	D	57,696	0.0266%	230,786
6	代建国	否	无	D	43,272	0.0200%	173,090
7	王倩倩	否	无	D	43,272	0.0200%	173,090
8	陆平飞	否	无	D	36,060	0.0166%	144,241
9	董昭青	否	无	D	26,444	0.0122%	105,777
10	陈娉哿	否	无	D	21,636	0.0100%	86,545
11	胡成胜	否	无	D	19,232	0.0089%	76,928

12	平国政	否	无	D	16,828	0.0078%	67,312
13	许令斌	否	无	D	12,020	0.0055%	48,080
14	刘荣荣	否	无	D	12,020	0.0055%	48,080
15	王霞	否	无	D	9,616	0.0044%	38,464
16	吴小波	否	无	D	9,616	0.0044%	38,464
17	李峰	否	无	D	9,616	0.0044%	38,464
18	申利红	否	职工代表监 事	D	41,118	0.0190%	123,356
19	刘淑怡	否	无	D	65,788	0.0303%	0
20	刘俊勇	否	无	D	82,236	0.0379%	0
21	黄其逊	否	无	D	148,026	0.0683%	0
22	钟坚	否	无	D	98,684	0.0455%	0
23	万广宇	否	无	D	118,421	0.0546%	0
24	谢广华	否	无	D	98,684	0.0455%	0
25	吴彩红	否	无	D	92,105	0.0425%	0
26	杨雪芬	否	无	D	131,579	0.0607%	0
27	罗泽平	否	无	D	65,789	0.0303%	0
28	李晓凌	否	无	D	1,000,000	0.4611%	0
29	魏开军	否	无	D	131,578	0.0607%	0
30	陈文慧	否	无	D	98,684	0.0455%	0
31	李盟发	否	无	D	256,708	0.1184%	0
32	黄声奇	否	无	D	82,236	0.0379%	0
33	闵业平	否	无	D	82,236	0.0379%	0
34	葛俊杰	否	无	D	82,236	0.0379%	0
35	李义清	否	无	D	82,236	0.0379%	0
36	刘锦龙	否	无	D	82,236	0.0379%	0
37	梁巨	否	无	D	82,236	0.0379%	0
38	董凯	否	无	D	30,000	0.0138%	0
39	解友君	否	无	D	49,342	0.0228%	0

40	林炳城	   否	   无	D	4,934,210	2.2753%	0
41	谢林生	否	无	D	4,000,000	1.8445%	0
42	孟淑媛	否	无	D	328,947	0.1517%	0
43	廖永忠	否	无	D	1,151,316	0.5309%	0
44	陈平基	否	无	D	230,263	0.1062%	0
45	李志明	否	无	D	65,789	0.0303%	0
46	冼肇勇	否	无	D	82,236	0.0379%	0
47	刘名惠	否	无	D	460,000	0.2121%	0
48	张文	否	无	D	131,578	0.0607%	0
49	罗家段	否	无	D	148,026	0.0683%	0
50	冯辉	否	无	D	6,578	0.0030%	0
51	邱衍嵩	否	无	D	85,526	0.0394%	0
52	黄澳斌	否	无	D	82,236	0.0379%	0
53	冯冬梅	否	无	D	72,368	0.0334%	0
54	虞霏	否	无	D	65,789	0.0303%	0
55	潘洁红	否	无	D	350,000	0.1614%	0
56	梁耀国	否	无	D	328,948	0.1517%	0
57	高泮嵩	否	无	D	786,842	0.3628%	0
58	李飞	否	无	D	200,000	0.0922%	0
59	郁占秋	否	无	D	990,877	0.4569%	0
60	深圳市广华胜矿业	不	<b>T.</b>	D	2,000,000	1 29240/	0
60	投资有限公司	否	无	D	3,000,000	1.3834%	0
61	贵州义龙		无	D	9,210,526	4.2472%	0
	新区工业	否
	开发投资
	有限公司
62	广东风华	否	无	D	10,825,658	4.9919%	0

	高新科技
	股份有限
	公司
合计			 40,969,685	18.8918%	2,712,288

注:解除限售原因: A 挂牌前股份批次解除限售; B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售; C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售; D 自愿限售解除限售; E 限制性股票解除限售; F 其他

### 自愿限售解除情况说明

公司于 2022 年 12 月 30 日完成 2022 年第一次股票的定向发行,共计 68 名 投资者参与认购,在本次发行中,存在自愿限售情况。

根据《广东羚光新材料股份有限公司股票定向发行情况报告书》公告编号: 2022-101 中描述: "本次定向发行中,除上述法定限售情况外,还包括以下自愿情况: 1、丁美蓉、林少亿、娄红涛、梁神妹、潘胜锦、黎溢明、庄华鑫等 7 名投资者自愿限售 2 年。上述发行对象为公司董事、高级管理人员,自愿限售 2 年主要系确保公司经营层人员的稳定,加强公司发展与管理层利益的关联度,保证公司长期稳健发展。2、王圆方、高川、樊艺军、丁艳青、代建国、王倩倩、陆平飞、董昭青、陈娉哿、胡成胜、平国政、许令斌、刘荣荣、王霞、吴小波、李峰等 16 名投资者本次认购的 20%的股票限售 1 年,80%的股票限售 2 年。3、其他投资者自愿限售 1 年。除上述投资者外,其他投资者自愿限售 1 年,系由公司与其他投资者协商确定。"直至 2023 年 12 月 30 日,已满足股票发行的一年锁定期,现根据上述自愿限售情况解除相关人员的限售。

#### 三、本次股票解除限售后的股本情况

	股份性质	数量(股)	百分比
无	限售条件的股份	208,515,981	96%
有限售条件的股份	1、高管股份	6,654,005	3%
	2、个人或基金	1,692,429	1%
	3、其他法人	0	0%

4、限制性股票	0	0%
5、其他	0	0%
有限售条件股份合计	8,346,434	4%
总股本	216,862,415	100%

## 四、其它情况

- (一) 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- (二) 不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形
- (三)不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益 行为的情况
- (四)在本次解除限售的股票中,不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的 限售股份

## 五、备查文件

- (一)股东名册;
- (二)股票解除限售申请表;
- (三)股票解除限售申请书。

广东羚光新材料股份有限公司 董事会 2024年3月8日