公告编号：2024-028

证券代码：430025        证券简称：石晶光电        主办券商：国融证券

北京石晶光电科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后 变动时

间

变动方式

股数（股） 占股本比例 股数（股） 占股本比例

新疆可克达拉

汇鑫投资管理

有限公司

合计持有

股份
0 0.00% 10,714,285 11.62%

2024

年 4月

18日

其他（参与挂

牌公司股票定

向发行）

其中：无

限售股份
0 0.00% 10,714,285 11.62%

     有

限售股份
0 0.00% 0 0.00%

河北雄安央企

疏解投资基金

(有限合伙)

合计持有

股份
0 0.00% 17,857,142 19.36%

2024

年 4月

18日

其他（参与挂

牌公司股票定

向发行）

其中：无

限售股份
0 0.00% 17,857,142 19.36%

     有

限售股份
0 0.00% 0 0.00%

新疆中新建胡

杨产业投资基

金合伙企业（有

限合伙）

合计持有

股份
0 0.00% 7,142,857 7.75%

2024

年 4月

18日

其他（参与挂

牌公司股票定

向发行）

其中：无

限售股份
0 0.00% 7,142,857 7.75%

     有

限售股份
0 0.00% 0 0.00%

南方工业资产

管理有限责任

公司及其一致

行动人

合计持有

股份
55,262,200 97.79% 55,262,200 59.92%

2024

年 4月

18日

其他（定向发

行，被动稀释

持股比例）

其中：无

限售股份
55,262,200 97.79% 55,262,200 59.92%

     有

限售股份
0 0.00% 0 0.00%

新疆可克达拉汇鑫投资管理有限公司参与认购公司 2023 年度第一次股票定

向发行，认购公司股份 10,714,285 股，认购完成后，持股比例由 0.00%增加为

11.62%。

河北雄安央企疏解投资基金(有限合伙)参与认购公司 2023 年度第一次股票

定向发行，认购公司股份 17,857,142 股，认购完成后，持股比例由 0.00%增加

为 19.36%。

新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）参与认购公司 2023 年

度第一次股票定向发行，认购公司股份 7,142,857 股，认购完成后，持股比例由

0.00%增加为 7.75%。

南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）未参与公司 2023

年度第一次股票定向发行，所持股份比例被动稀释，发行完成后持股比例由

61.57%减少为 37.73%。

河南中原特钢装备制造有限公司（以下简称“中原特钢”）未参与公司 2023

年度第一次股票定向发行，所持股份比例被动稀释，发行完成后持股比例由

36.22%减少为 22.19%。

中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）为公司的实际控制人，

南方资产和中原特钢为兵装集团的全资子公司，兵装集团通过南方资产和中原特

钢间接控制公司，南方资产、中原特钢未参与公司 2023 年第一次定向发行，导

致兵装集团所持公司股份比例被动稀释。本次发行前，兵装集团实际控制公司

55,262,200 股，持股比例为 97.79%；本次发行后，兵装集团实际控制公司

55,262,200股，持股比例减少为 59.92%。

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要

内容

1、本次发行需兵装集团审批。2023年 6月 7日，兵装集团出具《关于北

京石晶光电科技股份有限公司混合所有制改革方案的批复》（批复编号：兵装

发[2023]237 号），同意石晶光电以增资扩股方式引入战略投资者，总金额不

超过 1.5 亿元，总持股比例不超过 48.89%，单一股东持股比例不超过 25%。

公告编号：2024-028

本次发行相关资产评估报告应履行国资备案手续。根据北京中企华资产评

估有限责任公司出具的（中企华评报字（2023）第 1620 号）资产评估报告，

截止 2023 年 6月 30 日，公司全部股东权益价值为 15,793.11万元，经评估的

每股净资产为 2.794845 元。

本次发行定价所依据的《评估报告》已经兵装集团备案确认，备案编号

0284BQZB2024006。

2、新疆可克达拉汇鑫投资管理有限公司，系可克达拉经开区国有资本运

营有限公司全资子公司，实际控制人为可克达拉市经济技术开发区管理委员

会。新疆可克达拉经济技术开发区党工委 2023 年 12月 29日召开党工委会议，

同意可克达拉经开区国有资本运营有限公司的全资子公司新疆可克达拉汇鑫

投资管理有限公司投资 3000万元参股北京石晶光电科技股份有限公司。

（三） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 新疆可克达拉汇鑫投资管理有限公司

法定代表人 陈晓阳

实际控制人 可克达拉经开区国有资本运营有限公司

成立日期 2023年 8月 1日

注册资本（单位：元） 20,000,000

住所/通讯地址
新疆可克达拉市漳河东路127号工业园综合服务

中心三楼 309室

经营范围

以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产

管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；企

业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨

询服务）；融资咨询服务（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司类型
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独

资）

股权结构 可克达拉经开区国有资本运营有限公司持 100%

统一社会信用代码 91659008MACQRBY49A

是否属于失信联合惩戒对象 否

公司名称 南方工业资产管理有限责任公司

法定代表人 肖勇

实际控制人 中国兵器装备集团有限公司

成立日期 2001年 8月 28日

注册资本（单位：元） 3,300,000,000

住所/通讯地址
北京市海淀区车道沟 10号院 3号科研办公楼 6

层

经营范围

实业投资；信息咨询。（市场主体依法自主选择

经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项

目的经营活动。）

公司类型 有限责任公司(法人独资)

股权结构 中国兵器装备集团有限公司持 100%

统一社会信用代码 911100007109287788

是否属于失信联合惩戒对象 否

公司名称 河南中原特钢装备制造有限公司

法定代表人 马强

实际控制人 中国兵器装备集团有限公司

成立日期 2003年 7月 7日

注册资本（单位：元） 1,040,000,000

住所/通讯地址 济源市虎岭产业集聚区五三一工业园区

经营范围
特殊钢钢锭；特殊钢连铸坯；特殊钢锻件；特殊

钢材料的机械加工与产品制造；特殊钢材料及产

品的技术开发、技术服务、咨询服务；仓储服务

（不含煤炭、不含危险化学品）；普通货物道路

运输；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政

审批的货物或技术进出口除外）。涉及许可经营

项目，应取得相关部门许可后方可经营

公司类型
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人

独资）

股权结构 中国兵器装备集团有限公司持 100%

统一社会信用代码 9141900175225429XX

是否属于失信联合惩戒对象 否

公司名称 中国兵器装备集团有限公司

法定代表人 许宪平

实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会

成立日期 1999年 6月 29日

注册资本（单位：元） 35,300,000,000

住所/通讯地址 北京市西城区三里河路 46号

经营范围

国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、

生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息

及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、

化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗

与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研

发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依

法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开

展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止

和限制类项目的经营活动。）

公司类型 有限责任公司(国有独资)

股权结构 国务院国有资产监督管理委员会持 100%

统一社会信用代码 91110000710924929L

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 合伙企业基本信息

企业名称 河北雄安央企疏解投资基金(有限合伙)

合伙类型 有限合伙

执行事务合伙人 中国雄安集团基金管理有限公司

成立日期 2023年 1月 17日

住所/通讯地址
中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保津高速

南段会议中心 1-145

经营范围

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、

资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会

完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动）

统一社会信用代码 91133100MAC5U9UH1B

是否属于失信联合惩戒对象 否

企业名称
新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合

伙）

合伙类型 有限合伙

执行事务合伙人 中新建胡杨私募股权基金管理有限公司

成立日期 2021年 12月 1日

住所/通讯地址 新疆阿拉尔市大学生创业园 2号楼 1-778 号

经营范围

以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、

股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询

服务）；融资咨询服务（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码 91659002MABKYLB32M

是否属于失信联合惩戒对象 否

新疆可克达拉汇鑫投资管理有限公司参与认购公司 2023 年度第一次股票定

向发行，认购公司股份 10,714,285 股，认购完成后，持股比例由 0.00%增加为

11.62%。

河北雄安央企疏解投资基金(有限合伙)参与认购公司 2023 年度第一次股票

定向发行，认购公司股份 17,857,142 股，认购完成后，持股比例由 0.00%增加

为 19.36%。

新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）参与认购公司 2023 年

度第一次股票定向发行，认购公司股份 7,142,857 股，认购完成后，持股比例由

0.00%增加为 7.75%。

南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）未参与公司 2023

年度第一次股票定向发行，所持股份比例被动稀释，发行完成后持股比例由

61.57%减少为 37.73%。

河南中原特钢装备制造有限公司（以下简称“中原特钢”）未参与公司 2023

年度第一次股票定向发行，所持股份比例被动稀释，发行完成后持股比例由

36.22%减少为 22.19%。

二、 所涉及后续事项

上述股份变动情况不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变

化。

新疆可克达拉汇鑫投资管理有限公司、河北雄安央企疏解投资基金(有限合

伙)股东权益变动事项涉及的权益变动报告详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益变

动报告书》（公告编号：2024-027）。

南方资产、中原特钢未参与本次增资，根据《全国中小企业股份转让系统并

购重组业务规则适用指引第 2 号——权益变动与收购》相关规定，“如投资者

及其一致行动人没有认购挂牌公司发行的股份，仅因其他认购人参与认购导致其

持股比例被动变化达到权益变动披露标准的，无须披露权益变动报告书”。兵装

集团通过南方资产、中原特钢间接持股比例变动系因公司股票定向发行导致的被

动变化，无需披露权益变动报告书。

三、 备查文件目录

（一）《权益变动报告书》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日  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