公告编号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
证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代码：832720        证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简称：兴渝股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        主办券商：东吴证券

重庆兴渝科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本

比例

海南奥硕

投资有限

公司

合计持有股

份

0 0% 6,187,500 22.50% - 特定

事项

协议

转让

其中：无限售

股份

0 0% 6,187,500 22.50%

     有限售

股份

0 0% 0 0%

重庆鑫润

新企业管

理合伙企

业（有限

合伙）

合计持有股

份

0 0% 3,093,750 11.25% - 特定

事项

协议

转让

其中：无限售

股份

0 0% 3,093,750 11.25%

     有限售

股份

0 0% 0 0%

张万金 合计持有股

份

1,546,875 5.625% 0 0% - 特定

事项

公告编号：2024-011

其中：无限售

股份

1,546,875 5.625% 0 0% 协议

转让

     有限售

股份

0 0% 0 0%

曹开碧 合计持有股

份

1,546,875 5.625% 0 0% - 特定

事项

协议

转让

其中：无限售

股份

1,546,875 5.625% 0 0%

     有限售

股份

0 0% 0 0%

张文昭 合计持有股

份

1,546,875 5.625% 0 0% - 特定

事项

协议

转让

其中：无限售

股份

1,546,875 5.625% 0 0%

     有限售

股份

0 0% 0 0%

张小利 合计持有股

份

1,546,875 5.625% 0 0% - 特定

事项

协议

转让

其中：无限售

股份

1,546,875 5.625% 0 0%

     有限售

股份

0 0% 0 0%

张晓欣 合计持有股

份

1,546,875 5.625% 0 0% - 特定

事项

协议

转让

其中：无限售

股份

1,546,875 5.625% 0 0%

     有限售

股份

0 0% 0 0%

田肃敏 合计持有股 1,546,875 5.625% 0 0% - 特定

份 事项

协议

转让

其中：无限售

股份

1,546,875 5.625% 0 0%

     有限售

股份

0 0% 0 0%

海南奥硕投资有限公司拟通过特定事项协议转让方式持有公司股份

6,187,500 股股票，直接持股比例 22.5%。重庆鑫润新企业管理合伙企业（有限

合伙）拟通过特定事项协议转让方式持有公司股份 3,093,750 股股票，直接持股

比例 11.25%。

张万金、曹开碧、张文昭、张小利、张晓欣、田肃敏拟通过特定事项协议转

让方式分别减持公司 1,546,875 股股票，直接持股比例分别由 5.625%减少至 0%。

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要

内容

曹开碧、张万金、张小利、张文昭、张晓欣、田肃敏拟通过特定事项协议

转让方式分别减持 1,546,875 股股票，并按协议约定转让给谢方奎指定的第三

方：海南奥硕投资有限公司、重庆鑫润新企业管理合伙企业（有限合伙），直

接持股比例分别由 5.625%减少至 0%。

海南奥硕投资有限公司拟通过协议转让方式，从张万金、曹开碧、张文昭、

田肃敏处受让，增持重庆兴渝科技股份有限公司的 22.5%股份（合计 6,187,500

股）。

重庆鑫润新企业管理合伙企业（有限合伙）拟通过协议转让方式，从张晓

欣、张小利处受让，增持重庆兴渝科技股份有限公司的 11.25%股份（合计

3,093,750 股）。

本次权益变动不涉及行政划转或变更、法院裁定等情形。

（三） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 海南奥硕投资有限公司

法定代表人 谢方奎

实际控制人 谢方奎

成立日期 2023 年 9 月 28 日

注册资本（单位：元） 2,010,000

住所/通讯地址
海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2号办

公楼 G778 室

经营范围

  许可项目：货物进出口；技术进出口：检验检

测服务：住宅室内装饰装修；旅游业务；医疗美

容服务；生活美容服务：建设工程设计；建设工

程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）一般项目： 企业管理咨询；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广：软件开发：实验分析仪器销

售：仪器仪表销售：化工产品销售（不含许可类

化工产品）：工程管理服务：建筑装饰材料销售；

保温材料销售；环保咨询服务；新材料技术研发；

建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造：建筑防

水卷材产品销售：防腐材料销售；轻质建筑材料

销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）：

专用化学产品销售（不含危险化学品）：涂料制

造（不含危险化学品）：涂料销售（不含危险化

学品）：密封用填料制造：密封用填料销售：五

金产品批发：五金产品研发：五金产品零售：石

灰和石膏销售：隔热和隔音材料制造；隔热和隔

音材料销售；地板销售：地板制造：日用木制品

制造；日用木制品销售；软木制品销售；软木制

品制造；木材销售； 木材收购；家具销售；家具

零配件销售；家居用品销售；家具安装和维修服

务；新材料技术推广服务： 日用化学产品制造：

专业设计服务： 轻质建筑材料制造： 新型陶瓷

材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律

法规非禁止或限制的项目）。

公司类型 有限责任公司

股权结构
谢方奎   出资额 1,989,900 元  出资比例 99%

谢承志   出资额 20,100 元   出资比例 1%

统一社会信用代码 91460300MAD03AQYU8R

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 合伙企业基本信息

企业名称 重庆鑫润新企业管理合伙企业（有限合伙）

合伙类型 有限合伙

执行事务合伙人 谢方奎

成立日期 2023 年 10 月 7 日

住所/通讯地址 重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

经营范围

  检验检测服务；住宅室内装饰装修；旅游业务；

医疗美容服务；生活美容服务；建设工程设计；建

设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门

批准文件或许可证件为准)一般项目：企业管理咨

询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；软件开发；实验分析仪器销

售；仪器仪表销售；化工产品销售(不含许可类化

工产品)货物进出口；技术进出口；工程管理服务；

建筑装饰材料销售；保温材料销售；环保咨询服务；

新材料技术研发；建筑材料销售；建筑防水卷材产

品制造；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；

轻质建筑材料销售；专用化学产品制造(不含危险

化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);涂

料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化

学品);密封用填料制造；密封用填料销售；五金产

品批发；五金产品研发；石灰和石膏销售，隔热和

隔音材料制造，隔热和隔音材料销售，地板销售，

地板制造，日用木制品制造，日用木制品销售，软

木制品销售，软木制品制造；木材销售，木材收购。

统一社会信用代码 91500120MAD0K9QD69

是否属于失信联合惩戒对象 否

本次转让完成后，海南奥硕投资有限公司直接持有股份比例 22.5%。重庆鑫

润新企业管理合伙企业（有限合伙）直接持有股份比例 11.25%。

张万金、曹开碧、张文昭、张小利、张晓欣、田肃敏直接持股比例分别由

5.625%减少至 0%。

二、 所涉及后续事项

上述股份变动不会导致公司第一股东、控股股东、实际控制人发生变化，本

次变化不会对公司产生不利影响。

本次特定事项协议转让，尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和

中国证券登记结算有限责任公司提出书面申请，经全国中小企业股份转让系统有

限责任公司确认后由转让双方到中国证券登记结算有限责任公司办理登记过户。

三、 备查文件目录

《股份转让合同》  《股份转让合同补充协议》

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日  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