证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2024-020

浙江出版传媒股份有限公司

关于监事所持公司股份变动的公告

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13 日收到公司

监事袁虎杰的通知，袁虎杰于 2024 年 5 月 10 日在进行二级市场投资时，因误操

作以自有资金通过集中竞价方式买入公司股份 1,000 股，交易金额为 8620 元人民

币。本次买入前，袁虎杰未持有公司股份；本次买入后，袁虎杰持有公司股份 1,000

股。

袁虎杰在本次买入前 6 个月内不存在持有或减持公司股份的情形。后续，公

司将督促袁虎杰按照《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上市公

司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022 年修订)》等

规定执行所持公司股份管理。同时，公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所的相关规定，持续关注公司董事、监事、高级管理人员股份变动

的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。